
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU Hacıbebek Ortaokulu 7.Sınıf Seviye Tespit Sınavı (STS) 1825 260 9 9

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.44 5.72 6.54 4.53 4.09 3.17 3.51 4.24 2.10 3.90 3.74 2.66 4.45 6.63 2.24 5.84 7.20 3.44 30.68 31.62 20.14 208.267

İl Ortalaması 9.63 4.67 8.08 5.51 3.52 4.34 3.77 3.09 2.74 3.35 2.66 2.46 5.80 6.26 3.71 7.17 6.16 5.12 35.23 26.36 26.44 247.702
Okul Ortalaması 7.22 7.00 4.89 5.11 4.89 3.48 4.22 5.44 2.41 3.56 5.11 1.85 4.56 6.33 2.44 5.67 8.78 2.74 30.33 37.56 17.81 191.032

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 5 - MİRAYSU KOÇ 7 / A 9 6 7.00 4 6 2.00 8 2 7.33 6 4 4.67 6 5 4.33 10 5 8.33 43.00 28.00 33.67 276.079 379 101 1 1
2 70 - KAAN KOÇ 7 / A 7 5 5.33 7 3 6.00 4 5 2.33 6 4 4.67 7 8 4.33 9 5 7.33 40.00 30.00 30.00 253.501 498 127 2 2
3 2 - ESMAHAN HACIBEBEKOĞLU 7 / A 11 2 10.33 9 1 8.67 7 3 6.00 6 2 5.33 2 3 1.00 4 9 1.00 39.00 20.00 32.33 227.052 685 148 3 3
4 1 - ALİ KÖSE 7 / A 11 4 9.67 8 2 7.33 5 5 3.33 0 0 0.00 1 3 0.00 7 8 4.33 32.00 22.00 24.67 226.410 693 149 4 4
5 3 - ESMANUR KÖSE 7 / A 6 7 3.67 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 6 2 5.33 5 8 2.33 25.00 39.00 12.00 190.514 945 173 5 5
6 8 - ABDULVAHAPAK* 7 / A 7 8 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 7 1.67 5 10 1.67 27.00 44.00 12.33 167.521 1122 190 6 6
7 7 - ÖZGÜL TEPE 7 / A 7 8 4.33 4 6 2.00 2 7 -0.33 6 4 4.67 5 9 2.00 4 11 0.33 28.00 45.00 13.00 162.015 1173 195 7 7
8 7 - SENEMGÖZ *ÇIK 7 / A 3 12 -1.00 2 8 -0.67 3 6 1.00 2 8 -0.67 7 8 4.33 3 12 -1.00 20.00 54.00 2.00 117.906 1568 233 8 8
9 9 - DAMLAKÖRÖMEROĞULLARI 7 / A 4 11 0.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 19.00 56.00 0.33 98.291 1712 247 9 9


