
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU Hacıbebek Ortaokulu 8.Sınıf Seviye Tespit Sınavı (STS) 2681 833 57 13

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.15 4.79 7.55 5.36 3.91 4.05 5.17 4.04 3.83 4.92 3.43 3.78 3.79 6.80 1.52 5.58 7.42 3.11 33.97 30.38 23.85 213.582

İl Ortalaması 8.61 5.37 6.82 5.37 3.92 4.07 5.32 4.08 3.96 3.92 3.75 2.67 3.72 7.30 1.29 5.55 7.67 3.00 32.49 32.09 21.79 203.560
Okul Ortalaması 7.54 6.46 5.38 4.38 5.00 2.72 4.77 4.38 3.31 3.46 4.46 1.97 2.77 8.38 -0.03 4.31 7.92 1.67 27.23 36.62 15.03 167.364

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 30 - BERAT DURDU 8 / A 11 1 10.67 4 6 2.00 6 4 4.67 7 2 6.33 6 3 5.00 7 6 5.00 41.00 22.00 33.67 282.578 484 118 2 1
2 32 - DERYA KOÇ 8 / A 10 3 9.00 3 6 1.00 5 4 3.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 8 2.33 29.00 35.00 17.33 194.109 1518 430 15 2
3 40 - OĞULCAN SAFA 8 / A 10 5 8.33 7 3 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 12 -1.00 5 10 1.67 37.00 38.00 24.33 193.837 1521 432 16 3
4 43 - VAH K SE 8 / A 9 6 7.00 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 1 5 -0.67 3 4 1.67 36.00 22.00 28.67 193.817 1523 433 17 4
5 36 - FATMA HACIBEBEKOĞLU 8 / A 6 8 3.33 5 4 3.67 6 4 4.67 4 6 2.00 3 9 0.00 7 8 4.33 31.00 39.00 18.00 175.842 1782 526 23 5
6 42 - SAMETALİKÖSE 8 / A 5 7 2.67 4 6 2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 3 4 1.67 6 8 3.33 29.00 34.00 17.67 175.417 1788 528 24 6
7 39 - MUSTAFAKÖRÖMEROĞULLAR 8 / A 9 6 7.00 3 5 1.33 4 6 2.00 5 5 3.33 2 7 -0.33 2 2 1.33 25.00 31.00 14.67 173.077 1829 537 26 7
8 38 - HULUSİ KİLİT 8 / A 9 3 8.00 5 2 4.33 0 0 0.00 0 0 0.00 2 8 -0.67 4 9 1.00 20.00 22.00 12.67 172.232 1842 540 27 8
9 34 - ELİF GÖZÜAÇIK 8 / A 9 6 7.00 5 5 3.33 8 2 7.33 3 2 2.33 4 10 0.67 2 12 -2.00 31.00 37.00 18.67 164.044 1944 573 35 9

10 37 - FİKRETEMRE GÖZÜAÇIK 8 / A 8 6 6.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 2 10 -1.33 4 7 1.67 22.00 35.00 10.33 156.020 2057 603 38 10
11 35 - EMİN KİLİT 8 / A 7 8 4.33 5 5 3.33 8 2 7.33 1 9 -2.00 4 7 1.67 3 12 -1.00 28.00 43.00 13.67 152.336 2091 619 39 11
12 31 - BUSENURKOKULU 8 / A 2 13 -2.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 14.00 61.00 -6.33 79.965 2631 809 54 12
13 29 - BEKİR ALTUN 8 / A 3 12 -1.00 1 8 -1.67 2 8 -0.67 1 8 -1.67 1 14 -3.67 3 7 0.67 11.00 57.00 -8.00 62.454 2658 823 57 13


