
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU Hacıbebek Ortaokulu 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI 10 78 1607 26617

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,15 5 5 3,36 5 5 3,24 4 4 2,76 6 7 3,83 7 6 5,22 35 33 24,56 231,680

Okul Ortalaması 8 7 5,33 6 4 4,27 4 6 2,13 3 5 1,67 7 6 5,07 7 7 4,57 35 35 23,04 237,560

KATILIMLAR

1 5 MİRAYSU KOÇ 7A 8 7 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 4 8,67 9 6 7,00 49 25 40,67 310,490 1 1 20 423 6231

2 71 KAAN KOÇ 7A 10 5 8,33 6 4 4,67 1 8 -1,67 7 3 6,00 9 6 7,00 10 4 8,67 43 30 33,00 305,073 2 2 23 446 6595

3 1 ALİ KÖSE  10 5 8,33 6 4 4,67 4 6 2,00 11 4 9,67 9 6 7,00 40 25 31,67 304,540 1 3 24 448 6621

4 2 ESMAHAN HACIBEBEK 7A 9 2 8,33 7 3 6,00 2 5 0,33 2 0 2,00 7 4 5,67 9 3 8,00 36 17 30,33 286,993 3 4 29 507 7743

5 9 ABDULVAHAPAKAN 7A 10 4 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 6 4,00 8 6 6,00 36 34 24,67 255,833 4 5 39 657 10041

6 0 ÖZGÜL TEPE 7A 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 8 6 6,00 7 8 4,33 31 43 16,67 217,357 5 6 47 850 13153

7 3 ESMANUR KÖSE 7A 10 4 8,67 7 3 6,00 4 6 2,00 1 2 0,33 4 7 1,67 2 6 0,00 28 28 18,67 201,513 6 7 52 926 14678

8 9 DAMLA KÖRÖMEROĞULU7A 3 12 -1,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 6 6 4,00 28 39 15,01 189,443 7 8 53 985 15861

9 4 HALİL DURDU 7A 6 9 3,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 9 3,00 6 9 3,00 29 46 13,67 188,373 8 9 54 989 15966

10 7 SENEM GÖZÜAÇIK 7A 4 11 0,33 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 22 53 4,33 115,973 9 10 67 1379 23896
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU Hacıbebek Ortaokulu 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI 10 78 1607 26617

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,15 5 5 3,36 5 5 3,24 4 4 2,76 6 7 3,83 7 6 5,22 35 33 24,56 231,680

Okul Ortalaması 8 7 5,33 6 4 4,27 4 6 2,13 3 5 1,67 7 6 5,07 7 7 4,57 35 35 23,04 237,560

SINIF:  

KATILIMLAR

1 1 ALİ KÖSE  10 5 8,33 6 4 4,67 4 6 2,00 11 4 9,67 9 6 7,00 40 25 31,67 304,540 1 3 24 448 6621

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU Hacıbebek Ortaokulu 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI 10 78 1607 26617

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,15 5 5 3,36 5 5 3,24 4 4 2,76 6 7 3,83 7 6 5,22 35 33 24,56 231,680

Okul Ortalaması 8 7 5,33 6 4 4,27 4 6 2,13 3 5 1,67 7 6 5,07 7 7 4,57 35 35 23,04 237,560

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 5 MİRAYSU KOÇ 7A 8 7 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 4 8,67 9 6 7,00 49 25 40,67 310,490 1 1 20 423 6231

2 71 KAAN KOÇ 7A 10 5 8,33 6 4 4,67 1 8 -1,67 7 3 6,00 9 6 7,00 10 4 8,67 43 30 33,00 305,073 2 2 23 446 6595

3 2 ESMAHAN HACIBEBEK 7A 9 2 8,33 7 3 6,00 2 5 0,33 2 0 2,00 7 4 5,67 9 3 8,00 36 17 30,33 286,993 3 4 29 507 7743

4 9 ABDULVAHAPAKAN 7A 10 4 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 6 4,00 8 6 6,00 36 34 24,67 255,833 4 5 39 657 10041

5 0 ÖZGÜL TEPE 7A 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 8 6 6,00 7 8 4,33 31 43 16,67 217,357 5 6 47 850 13153

6 3 ESMANUR KÖSE 7A 10 4 8,67 7 3 6,00 4 6 2,00 1 2 0,33 4 7 1,67 2 6 0,00 28 28 18,67 201,513 6 7 52 926 14678

7 9 DAMLA KÖRÖMEROĞULU7A 3 12 -1,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 6 6 4,00 28 39 15,01 189,443 7 8 53 985 15861

8 4 HALİL DURDU 7A 6 9 3,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 9 3,00 6 9 3,00 29 46 13,67 188,373 8 9 54 989 15966

9 7 SENEM GÖZÜAÇIK 7A 4 11 0,33 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 22 53 4,33 115,973 9 10 67 1379 23896
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU Hacıbebek Ortaokulu 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(10)
5,33 4,27 2,13 1,67 5,07 4,57 23,04 237,560

İlçe
(78)

7,27 (3) 3,81 (2) 3,66 (3) 2,73 (2) 4,65 (2) 5,05 (2) 27,17 (2) 243,200
İl

(1607)
6,50 (20) 3,54 (8) 3,75 (23) 2,55 (13) 4,21 (8) 5,63 (18) 26,18 (16) 234,920

Genel
(26617)

6,15 (289) 3,36 (119) 3,24 (276) 2,76 (278) 3,83 (168) 5,22 (262) 24,56 (304) 231,680
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(1)
8,33 4,67 2,00 9,67 7,00 31,67 304,540

7A
(9)

5,00 4,22 2,15 1,67 4,56 4,30 21,90 230,120
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
Hacıbebek Ortaokulu okulunda 10 2

TÜRKOĞLU ilçesinde 78 9 4
KAHRAMANMARAŞ ilinde 1607 112 27 7

Genelde 26617 2231 622 229 66

DERECELER

Genelde sınava 622 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 277. oldu

KAHRAMANMARAŞ ilinde sınava 27 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 13. oldu

TÜRKOĞLU ilçesinde sınava 4 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 2. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU Hacıbebek Ortaokulu 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Sözel (TÜR) (10 Öğrenci) 15 7,60 6,80 51

Türkçe 15 7,60 6,80 51
[+] Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 2 1,40 0,60 70

[+] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,50 0,40 50

[-] Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının
anlamını tahmin eder.

2 0,80 1,20 40

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,50 0,50 50

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,80 0,20 80

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,60 0,40 60

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,10 0,80 10

[+] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,70 0,30 70

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,40 0,50 40

[+] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1,40 0,60 70

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,20 0,60 20

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,20 0,70 20

Soru D Y %

Sözel (TAR) (10 Öğrenci) 10 5,70 4,30 57

Tarih 10 5,70 4,30 57
[-] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0,90 1,10 45

[-] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 1,90 2,10 48

[+] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

4 2,90 1,10 73

Soru D Y %

Sözel (DİN) (10 Öğrenci) 10 4,00 5,60 40

Din K.ve A.B. 10 4,00 5,60 40
[-] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 1,00 1,70 33

[-] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 1,40 2,60 35

[+] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1,60 1,30 53

Soru D Y %

Sözel (İNG) (9 Öğrenci) 10 3,33 5,00 33

İngilizce 10 3,33 5,00 33
[+] Students will be able to talk about routines/daily activities by
using frequency adverbs and giving explanations and reasons.

1 0,56 0,33 56

[-] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 0,89 2,44 22

[-] Students will be able to talk about other people   s
appearances and personalities.

2 0,56 1,00 28

[-] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

1 0,44 0,44 44

[-] Students will be able to understand short and simple texts on
sports.

1 0,33 0,44 33

[+] Students will be able to ask questions related to the
frequency of events.

1 0,56 0,33 56

Soru D Y %

Sayısal (MAT) (10 Öğrenci) 15 7,10 6,10 47

Matematik 15 7,10 6,10 47
[-] Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1,30 1,30 43

[+] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

3 1,80 1,20 60

[+] Tam Sayılarla İşlemler 1 1,00 0 100

[+] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

1 0,80 0,20 80

[-] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak
ifade eder.

4 1,10 2,10 28

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1,10 1,30 37

Soru D Y %

Sayısal (FEN) (10 Öğrenci) 15 6,80 6,70 45

Fen 15 6,80 6,70 45
[-] Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0,10 0,60 10

[+] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

2 1,10 0,70 55

[+] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1,80 1,20 60

[-] Yıldız kavramını açıklar. 1 0,10 0,80 10

[+] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1,60 1,20 53

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0,30 1,30 15

[+] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1,10 0,70 55

[+] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 0,70 0,20 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Hacıbebek Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KÖSE 1  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
304,540 231,680 1 3 24 448 6621

Puanı Hesaplanan: 10 76 1602 26526

Katılımlar: 1 10 78 1607 26617

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,33 5,33 6,15

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,67 4,27 3,36

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,00 2,13 3,24

Matematik 15 11 4 9,67 64 9,67 5,07 3,83

Fen 15 9 6 7,00 47 7,00 4,57 5,22

Toplam: 75 40 25 31,67 42 31,67 22,87 24,23

Sözel (TÜR) aABcDCABcDCadCA

Cevap Anh. A BABDDCABBDCDCCA

Sözel (TAR) aCabAADBbC

Cevap Anh. A BCBDAADBAC

Sözel (DİN) aDdccCAcdB

Cevap Anh. A BDCABCADCB

Sayısal (MAT) BDADAdacAaCCDDC

Cevap Anh. A BDADAACBABCCDDC

Sayısal (FEN) CDbAdaABACBDcbd

Cevap Anh. A CDAABDABACBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 2 2 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 4 4 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 1 3 25
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 15 11 4 73

Matematik 15 11 4 73

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam Sayılarla İşlemler 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100

Sayısal (FEN) 15 9 6 60

Fen 15 9 6 60

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Hacıbebek Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULVAHAPAKAN 9 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,833 231,680 4 5 39 657 10041

Puanı Hesaplanan: 10 76 1602 26526

Katılımlar: 9 10 78 1607 26617

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 5,00 5,33 6,15

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,22 4,27 3,36

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,15 2,13 3,24

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,67 1,67 2,76

Matematik 15 6 6 4,00 27 4,56 5,07 3,83

Fen 15 8 6 6,00 40 4,30 4,57 5,22

Toplam: 75 36 34 24,67 33 21,89 22,87 24,23

Sözel (TÜR) CABAcDDadBBDC d

Cevap Anh. B CABABDDCABBDCDC

Sözel (TAR) AbdCabAADB

Cevap Anh. B ACBCBDAADB

Sözel (DİN) CcdDddcCAc

Cevap Anh. B CBBDCABCAD

Sözel (İNG) CdcbcacdBa

Cevap Anh. B CABADCDABD

Sayısal (MAT) bcCcaADA  c aCC

Cevap Anh. B DDCBDADAACBABCC

Sayısal (FEN) dBCDbABDcdACcb 

Cevap Anh. B CBCDAABDABACBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 10 4 67

Türkçe 15 10 4 67

Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 4 4 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 1 2 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 1 3 25
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 15 6 6 40

Matematik 15 6 6 40

Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam Sayılarla İşlemler 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 1 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN) 15 8 6 53

Fen 15 8 6 53

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Hacıbebek Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KÖRÖMEROĞULU 9 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
189,443 231,680 7 8 53 985 15861

Puanı Hesaplanan: 10 76 1602 26526

Katılımlar: 9 10 78 1607 26617

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 5,00 5,33 6,15

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,22 4,27 3,36

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,15 2,13 3,24

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,67 1,67 2,76

Matematik 15 6 4 4,67 31 4,56 5,07 3,83

Fen 15 6 6 4,00 27 4,30 4,57 5,22

Toplam: 75 28 39 15,00 20 21,89 22,87 24,23

Sözel (TÜR) adcaDCcBdcbcadd

Cevap Anh. A BABDDCABBDCDCCA

Sözel (TAR) cCdDdADBbC

Cevap Anh. A BCBDAADBAC

Sözel (DİN) cDdbcCAcdc

Cevap Anh. A BDCABCADCB

Sözel (İNG) cAcaDbcDCc

Cevap Anh. A BADCDABDCA

Sayısal (MAT) dDADd  B c CDa 

Cevap Anh. A BDADAACBABCCDDC

Sayısal (FEN) ac bcDcBACBDb  

Cevap Anh. A CDAABDABACBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 2 0 2 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 4 3 1 75
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 1 3 25
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 0 3 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Sayısal (MAT) 15 6 4 40

Matematik 15 6 4 40

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam Sayılarla İşlemler 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33

Sayısal (FEN) 15 6 6 40

Fen 15 6 6 40

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Hacıbebek Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMAHAN HACIBEBEK 2 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,993 231,680 3 4 29 507 7743

Puanı Hesaplanan: 10 76 1602 26526

Katılımlar: 9 10 78 1607 26617

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 2 8,33 56 5,00 5,33 6,15

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,22 4,27 3,36

Din K.ve A.B. 10 2 5 0,33 3 2,15 2,13 3,24

İngilizce 10 2 0 2,00 20 1,67 1,67 2,76

Matematik 15 7 4 5,67 38 4,56 5,07 3,83

Fen 15 9 3 8,00 53 4,30 4,57 5,22

Toplam: 75 36 17 30,33 40 21,89 22,87 24,23

Sözel (TÜR) CA ABDcC B Dd C

Cevap Anh. B CABABDDCABBDCDC

Sözel (TAR) ACBCBDdbDc

Cevap Anh. B ACBCBDAADB

Sözel (DİN) C aDdc ab 

Cevap Anh. B CBBDCABCAD

Sözel (İNG) C   D     

Cevap Anh. B CABADCDABD

Sayısal (MAT) D dBDADAc  Aa a

Cevap Anh. B DDCBDADAACBABCC

Sayısal (FEN)  BCDbA bA ACBDb

Cevap Anh. B CBCDAABDABACBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 9 2 60

Türkçe 15 9 2 60

Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 4 1 3 25

Sözel (DİN) 10 2 5 20

Din K.ve A.B. 10 2 5 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 1 0 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 1 3 25
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 2 0

Sözel (İNG) 10 2 0 20

İngilizce 10 2 0 20

Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 0 25
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 15 7 4 47

Matematik 15 7 4 47

Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam Sayılarla İşlemler 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN) 15 9 3 60

Fen 15 9 3 60

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 0 67
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Hacıbebek Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KÖSE 3 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,513 231,680 6 7 52 926 14678

Puanı Hesaplanan: 10 76 1602 26526

Katılımlar: 9 10 78 1607 26617

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 5,00 5,33 6,15

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,22 4,27 3,36

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,15 2,13 3,24

İngilizce 10 1 2 0,33 3 1,67 1,67 2,76

Matematik 15 4 7 1,67 11 4,56 5,07 3,83

Fen 15 2 6 0,00 0 4,30 4,57 5,22

Toplam: 75 28 28 18,67 25 21,89 22,87 24,23

Sözel (TÜR) BAdcDCbBBDbD CA

Cevap Anh. A BABDDCABBDCDCCA

Sözel (TAR) dCBDAADBdb

Cevap Anh. A BCBDAADBAC

Sözel (DİN) dDdcBCdcdB

Cevap Anh. A BDCABCADCB

Sözel (İNG)  Aa   d   

Cevap Anh. A BADCDABDCA

Sayısal (MAT) caADAcad a  a C

Cevap Anh. A BDADAACBABCCDDC

Sayısal (FEN) babAdaAc       

Cevap Anh. A CDAABDABACBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 10 4 67

Türkçe 15 10 4 67

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 2 2 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 4 4 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 1 3 25
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 1 2 33

Sözel (İNG) 10 1 2 10

İngilizce 10 1 2 10

Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0

Sayısal (MAT) 15 4 7 27

Matematik 15 4 7 27

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam Sayılarla İşlemler 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33

Sayısal (FEN) 15 2 6 13

Fen 15 2 6 13

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 1 33
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Hacıbebek Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL DURDU 4 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
188,373 231,680 8 9 54 989 15966

Puanı Hesaplanan: 10 76 1602 26526

Katılımlar: 9 10 78 1607 26617

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 5,00 5,33 6,15

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,22 4,27 3,36

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,15 2,13 3,24

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,67 1,67 2,76

Matematik 15 6 9 3,00 20 4,56 5,07 3,83

Fen 15 6 9 3,00 20 4,30 4,57 5,22

Toplam: 75 29 46 13,67 18 21,89 22,87 24,23

Sözel (TÜR) BdabDdbBBbCcdCc

Cevap Anh. A BABDDCABBDCDCCA

Sözel (TAR) dCdbddDBda

Cevap Anh. A BCBDAADBAC

Sözel (DİN) dDCbBCdDba

Cevap Anh. A BDCABCADCB

Sözel (İNG) adbdcABbdA

Cevap Anh. A BADCDABDCA

Sayısal (MAT) caADAcbdcBbCaaC

Cevap Anh. A BDADAACBABCCDDC

Sayısal (FEN) CDbbdDddAdBDadc

Cevap Anh. A CDAABDABACBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 2 1 1 50

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 4 2 2 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 2 2 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 1 2 33

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Sayısal (MAT) 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam Sayılarla İşlemler 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33

Sayısal (FEN) 15 6 9 40

Fen 15 6 9 40

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 2 33
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Hacıbebek Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KOÇ 71 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,073 231,680 2 2 23 446 6595

Puanı Hesaplanan: 10 76 1602 26526

Katılımlar: 9 10 78 1607 26617

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 5,00 5,33 6,15

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,22 4,27 3,36

Din K.ve A.B. 10 1 8 -1,67 -17 2,15 2,13 3,24

İngilizce 10 7 3 6,00 60 1,67 1,67 2,76

Matematik 15 9 6 7,00 47 4,56 5,07 3,83

Fen 15 10 4 8,67 58 4,30 4,57 5,22

Toplam: 75 43 30 33,00 44 21,89 22,87 24,23

Sözel (TÜR) BdBaDCdBcDCaCCA

Cevap Anh. A BABDDCABBDCDCCA

Sözel (TAR) dCdbAADBAa

Cevap Anh. A BCBDAADBAC

Sözel (DİN) dDb*cadcb 

Cevap Anh. A BDCABCADCB

Sözel (İNG) BADCDcBcCd

Cevap Anh. A BADCDABDCA

Sayısal (MAT) BaADAcaccBCCDaC

Cevap Anh. A BDADAACBABCCDDC

Sayısal (FEN) CDAddDABACaD aB

Cevap Anh. A CDAABDABACBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 2 2 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 4 4 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 1 8 10

Din K.ve A.B. 10 1 8 10

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 1 3 25
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 0 2 0

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Sayısal (MAT) 15 9 6 60

Matematik 15 9 6 60

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam Sayılarla İşlemler 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67

Sayısal (FEN) 15 10 4 67

Fen 15 10 4 67

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Hacıbebek Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAYSU KOÇ 5 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,490 231,680 1 1 20 423 6231

Puanı Hesaplanan: 10 76 1602 26526

Katılımlar: 9 10 78 1607 26617

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 5,00 5,33 6,15

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,22 4,27 3,36

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 2,15 2,13 3,24

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,67 1,67 2,76

Matematik 15 10 4 8,67 58 4,56 5,07 3,83

Fen 15 9 6 7,00 47 4,30 4,57 5,22

Toplam: 75 49 25 40,67 54 21,89 22,87 24,23

Sözel (TÜR) CbaABcDCdcBDCca

Cevap Anh. B CABABDDCABBDCDC

Sözel (TAR) ACdCBbAADB

Cevap Anh. B ACBCBDAADB

Sözel (DİN) CBdDCAcCAD

Cevap Anh. B CBBDCABCAD

Sözel (İNG) CbaADdbABD

Cevap Anh. B CABADCDABD

Sayısal (MAT) D CBaADAcaBABCa

Cevap Anh. B DDCBDADAACBABCC

Sayısal (FEN) aBdDbABDcBAbBDb

Cevap Anh. B CBCDAABDABACBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 4 4 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 15 10 4 67

Matematik 15 10 4 67

Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam Sayılarla İşlemler 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN) 15 9 6 60

Fen 15 9 6 60

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Hacıbebek Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜL TEPE 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
217,357 231,680 5 6 47 850 13153

Puanı Hesaplanan: 10 76 1602 26526

Katılımlar: 9 10 78 1607 26617

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 5,00 5,33 6,15

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,22 4,27 3,36

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,15 2,13 3,24

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,67 1,67 2,76

Matematik 15 8 6 6,00 40 4,56 5,07 3,83

Fen 15 7 8 4,33 29 4,30 4,57 5,22

Toplam: 75 31 43 16,67 22 21,89 22,87 24,23

Sözel (TÜR) CAcdBbDacaaDCad

Cevap Anh. B CABABDDCABBDCDC

Sözel (TAR) dCdCdbbAaB

Cevap Anh. B ACBCBDAADB

Sözel (DİN) CadDaccCbb

Cevap Anh. B CBBDCABCAD

Sözel (İNG) dcBbadbABa

Cevap Anh. B CABADCDABD

Sayısal (MAT) DaaBaADAAC badC

Cevap Anh. B DDCBDADAACBABCC

Sayısal (FEN) CBCbbbcDAcdCdDb

Cevap Anh. B CBCDAABDABACBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 4 2 2 50

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 1 2 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 1 3 25
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 15 8 6 53

Matematik 15 8 6 53

Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam Sayılarla İşlemler 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN) 15 7 8 47

Fen 15 7 8 47

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 3 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Hacıbebek Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SENEM GÖZÜAÇIK 7 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
115,973 231,680 9 10 67 1379 23896

Puanı Hesaplanan: 10 76 1602 26526

Katılımlar: 9 10 78 1607 26617

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 5,00 5,33 6,15

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,22 4,27 3,36

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,15 2,13 3,24

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,67 1,67 2,76

Matematik 15 4 11 0,33 2 4,56 5,07 3,83

Fen 15 2 13 -2,33 -16 4,30 4,57 5,22

Toplam: 75 22 53 4,33 6 21,89 22,87 24,23

Sözel (TÜR) bcBAdcaadadcCDb

Cevap Anh. B CABABDDCABBDCDC

Sözel (TAR) cdcCBDAdca

Cevap Anh. B ACBCBDAADB

Sözel (DİN) CaBaCdBCAa

Cevap Anh. B CBBDCABCAD

Sözel (İNG) dAcbadcbdD

Cevap Anh. B CABADCDABD

Sayısal (MAT) bbacaADbdCaddCa

Cevap Anh. B DDCBDADAACBABCC

Sayısal (FEN) bBdaccaadccadaD

Cevap Anh. B CBCDAABDABACBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 4 1 3 25

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 1 2 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 2 2 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam Sayılarla İşlemler 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN) 15 2 13 13

Fen 15 2 13 13

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 3 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
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