
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT HACI BEBEK 7.SINIF KDS-1 10 2204 2783 4879

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,17 5 4 3,71 4 5 2,71 4 5 1,85 6 9 2,78 8 10 4,45 37 43 22,67 192,740

Okul Ortalaması 13 7 10,20 5 5 3,43 5 5 3,13 3 5 1,59 5 8 2,10 4 10 0,90 35 40 21,35 184,250

KATILIMLAR

1 70 KAAN KOÇ 7A 14 5 12,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 3 4,00 9 6 7,00 8 7 5,67 48 29 38,33 264,083 1 1 530 605 946

2 1 ALİ KÖSE 7A 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 2 5 0,33 43 14 38,32 255,603 2 2 578 665 1053

3 2 ESMAHAN HACIBEBEK 7A 15 5 13,33 7 2 6,33 7 1 6,67 5 1 4,67 2 0 2,00 5 2 4,33 41 11 37,33 236,597 3 3 714 829 1320

4 5 MİRAYSU KOÇ 7A 12 8 9,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 10 7 7,67 6 14 1,33 45 42 31,00 228,483 4 4 780 902 1442

5 3 ESMANUR KÖSE 7A 16 4 14,67 5 5 3,33 2 4 0,67 4 6 2,00 3 2 2,33 3 6 1,00 33 27 24,00 205,467 5 5 983 1140 1834

6 9 ABDULVAHAP AKAN 13 7 10,67 5 4 3,67 5 5 3,33 3 1 2,67 5 11 1,33 2 6 0,00 33 34 21,67 179,860 1 6 1247 1451 2363

7 9 DAMLA KÖRÖMEROLU 7A 10 10 6,67 4 5 2,33 6 4 4,67 1 8 -1,67 2 10 -1,33 7 9 4,00 30 46 14,67 155,403 6 7 1507 1792 2971

8 4 HALİL DURDU 7A 12 8 9,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 31 59 11,33 133,413 7 8 1740 2098 3526

9 6 ÖZGÜL TEPE 7A 10 9 7,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 15 -4,00 3 16 -2,33 21 63 0,00 93,587 8 9 2090 2598 4517

10 7 SENEM GÖZÜAÇIK 7A 7 13 2,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 19 71 -4,67 89,960 9 10 2110 2629 4584

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT HACI BEBEK 7.SINIF KDS-1 10 2204 2783 4879

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,17 5 4 3,71 4 5 2,71 4 5 1,85 6 9 2,78 8 10 4,45 37 43 22,67 192,740

Okul Ortalaması 13 7 10,20 5 5 3,43 5 5 3,13 3 5 1,59 5 8 2,10 4 10 0,90 35 40 21,35 184,250

SINIF: 

KATILIMLAR

1 9 ABDULVAHAP AKAN 13 7 10,67 5 4 3,67 5 5 3,33 3 1 2,67 5 11 1,33 2 6 0,00 33 34 21,67 179,860 1 6 1247 1451 2363

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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7A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT HACI BEBEK 7.SINIF KDS-1 10 2204 2783 4879

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,17 5 4 3,71 4 5 2,71 4 5 1,85 6 9 2,78 8 10 4,45 37 43 22,67 192,740

Okul Ortalaması 13 7 10,20 5 5 3,43 5 5 3,13 3 5 1,59 5 8 2,10 4 10 0,90 35 40 21,35 184,250

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 70 KAAN KOÇ 7A 14 5 12,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 3 4,00 9 6 7,00 8 7 5,67 48 29 38,33 264,083 1 1 530 605 946

2 1 ALİ KÖSE 7A 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 2 5 0,33 43 14 38,32 255,603 2 2 578 665 1053

3 2 ESMAHAN HACIBEBEK 7A 15 5 13,33 7 2 6,33 7 1 6,67 5 1 4,67 2 0 2,00 5 2 4,33 41 11 37,33 236,597 3 3 714 829 1320

4 5 MİRAYSU KOÇ 7A 12 8 9,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 10 7 7,67 6 14 1,33 45 42 31,00 228,483 4 4 780 902 1442

5 3 ESMANUR KÖSE 7A 16 4 14,67 5 5 3,33 2 4 0,67 4 6 2,00 3 2 2,33 3 6 1,00 33 27 24,00 205,467 5 5 983 1140 1834

6 9 DAMLA KÖRÖMEROLU 7A 10 10 6,67 4 5 2,33 6 4 4,67 1 8 -1,67 2 10 -1,33 7 9 4,00 30 46 14,67 155,403 6 7 1507 1792 2971

7 4 HALİL DURDU 7A 12 8 9,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 31 59 11,33 133,413 7 8 1740 2098 3526

8 6 ÖZGÜL TEPE 7A 10 9 7,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 15 -4,00 3 16 -2,33 21 63 0,00 93,587 8 9 2090 2598 4517

9 7 SENEM GÖZÜAÇIK 7A 7 13 2,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 19 71 -4,67 89,960 9 10 2110 2629 4584

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT HACI BEBEK 7.SINIF KDS-1

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(10)
10,20 3,43 3,13 1,59 2,10 0,90 21,35 184,250

İlçe
(2204)

7,95 (3) 4,07 (15) 3,06 (7) 2,12 (9) 3,38 (13) 5,43 (18) 26,01 (10) 207,950
İl

(2783)
7,44 (3) 3,87 (16) 2,79 (7) 1,94 (10) 3,13 (15) 5,00 (21) 24,17 (11) 200,170

Genel
(4879)

7,17 (4) 3,71 (22) 2,71 (12) 1,85 (19) 2,78 (22) 4,45 (37) 22,67 (17) 192,740
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan

(1)
10,67 3,67 3,33 2,67 1,33 0,00 21,67 179,860

7A
(9)

10,15 3,41 3,11 1,46 2,19 1,00 21,32 184,730
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
HACI BEBEK okulunda 10 2
ONİKİŞUBAT ilçesinde 2204 124 20

KAHRAMANMARAŞ ilinde 2783 162 25 3
Genelde 4879 281 46 7 3

DERECELER

Genelde sınava 46 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 19. oldu

KAHRAMANMARAŞ ilinde sınava 25 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 13. oldu

ONİKİŞUBAT ilçesinde sınava 20 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 12. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT HACI BEBEK 7.SINIF KDS-1

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan

(1)
10,67 3,67 3,33 2,67 1,33 0,00 21,67 179,860

Okul
(10)

10,20 (1) 3,43 (1) 3,13 (1) 1,59 (1) 2,10 (2) 0,90 (2) 21,35 (1) 184,250
İlçe

(2204)
7,95 (14) 4,07 (53) 3,06 (37) 2,12 (24) 3,38 (79) 5,43 (101) 26,01 (55) 207,950

İl
(2783)

7,44 (17) 3,87 (62) 2,79 (39) 1,94 (27) 3,13 (95) 5,00 (127) 24,17 (59) 200,170
Genel
(4879)

7,17 (23) 3,71 (80) 2,71 (59) 1,85 (46) 2,78 (130) 4,45 (191) 22,67 (90) 192,740
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
 şubesinde 1

Okulunuzda 10 2
ONİKİŞUBAT ilçesinde 2204 124 20

KAHRAMANMARAŞ ilinde 2783 162 25 3
Genelde 4879 281 46 7 3

DERECELER

Genelde sınava 281 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 111. oldu

KAHRAMANMARAŞ ilinde sınava 162 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 75. oldu

ONİKİŞUBAT ilçesinde sınava 124 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 66. oldu

Okulunuzda sınava 2 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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7A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT HACI BEBEK 7.SINIF KDS-1

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7A
(9)

10,15 3,41 3,11 1,46 2,19 1,00 21,32 184,730

Okul
(10)

10,20 (2) 3,43 (2) 3,13 (2) 1,59 (2) 2,10 (1) 0,90 (1) 21,35 (2) 184,250
İlçe

(2204)
7,95 (20) 4,07 (58) 3,06 (42) 2,12 (54) 3,38 (58) 5,43 (92) 26,01 (57) 207,950

İl
(2783)

7,44 (24) 3,87 (68) 2,79 (44) 1,94 (62) 3,13 (68) 5,00 (114) 24,17 (62) 200,170
Genel
(4879)

7,17 (31) 3,71 (89) 2,71 (67) 1,85 (93) 2,78 (91) 4,45 (169) 22,67 (93) 192,740
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7A şubesinde 9

Okulunuzda 10 2
ONİKİŞUBAT ilçesinde 2204 124 20

KAHRAMANMARAŞ ilinde 2783 162 25 3
Genelde 4879 281 46 7 3

DERECELER

Genelde sınava 281 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 99. oldu

KAHRAMANMARAŞ ilinde sınava 162 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 66. oldu

ONİKİŞUBAT ilçesinde sınava 124 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 61. oldu

Okulunuzda sınava 2 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF KDS-1

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / HACI BEBEK

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULVAHAP AKAN 9

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
179,860 192,740 1 6 1247 1451 2363

Puanı Hesaplanan: 10 2194 2771 4855

Katılımlar: 1 10 2204 2783 4879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,67 10,20 7,17

Sosyal Bilgiler 10 5 4 3,67 37 3,67 3,43 3,71

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,33 3,13 2,71

İngilizce 10 3 1 2,67 27 2,67 1,59 1,85

Matematik 20 5 11 1,33 7 1,33 2,10 2,78

Fen 20 2 6 0,00 0 0,00 0,90 4,45

Toplam: 90 33 34 21,67 24 21,67 21,20 22,19

Sözel (TÜR) CDAAaBAcdCCBAaDBBcbc

Cevap Anh. A CDAADBABACCBACDBBDCD

Sözel (SOS) BcdccCC DC

Cevap Anh. A BDADBCCADC

Sözel (DİN) CbAbAaCcdC

Cevap Anh. A CDACADCAAC

Sözel (İNG) CBAd      

Cevap Anh. A CBACDABCBD

Sayısal (MAT) b ccAd d DAbc bcBbcD

Cevap Anh. A CDABACABBDACDCCBBCAD

Sayısal (FEN) aDdAb bdc           

Cevap Anh. A CDCADCABDCBDBADADCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Deyim-Atasözü 1 1 0 100
Paragraf Ana Fikir 1 1 0 100
Paragraf (Hikâye Unsurları) 1 0 1 0
Paragraf (Yardımcı Düşünceler) 1 1 0 100
Paragraf (Konu) 1 1 0 100
Sözel Mantık 2 0 2 0
Şiir Bilgisi (Ana Duygu) 1 0 1 0
Paragraf (Paragraf Oluşturma) 1 1 0 100
Paragraf (Yapı) 1 1 0 100
Fiillerde Anlam Özellikleri (İş, Oluş, Durum Fiilleri) 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Cümle Birleştirme) 1 1 0 100
Kip Ekleri 1 0 1 0
Metin Türleri 1 1 0 100
Paragraf 1 1 0 100
Grafik Yorumlama 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 5 4 50

Sosyal Bilgiler 10 5 4 50

İletişime Başlıyorum 2 1 1 50
Çevremle İletişim Kurabiliyorum 1 0 1 0
Doğru Bilgi Alırsak Gelişiriz 2 1 1 50
Dünyayı Evimize Getiren Kutu: Televizyon 2 1 1 50
Bir Devlet Doğuyor 3 2 0 67

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Melekler ve Özellikleri 3 3 0 100
Batıl İnançlar 2 1 1 50
Şeytan ve Özellikleri 1 0 1 0
Ahiret Hayatının Aşamaları 2 0 2 0
Görülen ve Görülmeyen Varlıklar 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret hayatı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 1 30

İngilizce 10 3 1 30

Describing Characters People / Making Simple Inquiries 3 3 0 100
Making Simple Comparisons / Giving Explanations, Reasons 2 0 1 0
Making Simple Comparisons / Giving Explanations, Reasons) 1 0 0 0
Talking About Routines And Daily Activities 1 0 0 0
Describing What People Do Regularly /
Giving Explanations and Reasons 3 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 5 11 25

Matematik 20 5 11 25

Tam Sayılarla İşlemler 20 5 11 25

Sayısal (FEN) 20 2 6 10

Fen 20 2 6 10

Uzay Araştırmaları 5 1 2 20
Gök Cisimleri 6 0 3 0
Hücre 9 1 1 11



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF KDS-1

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / HACI BEBEK

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KÖSE 1 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,603 192,740 2 2 578 665 1053

Puanı Hesaplanan: 10 2194 2771 4855

Katılımlar: 9 10 2204 2783 4879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,15 10,20 7,17

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 3,41 3,43 3,71

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,11 3,13 2,71

Matematik 20 8 2 7,33 37 2,19 2,10 2,78

Fen 20 2 5 0,33 2 1,00 0,90 4,45

Toplam: 90 43 14 38,33 43 21,15 21,20 22,19

Sözel (TÜR) CCBAdDBBaCDAADBAcADC

Cevap Anh. B CCBACDBBDCDAADBABADC

Sözel (SOS) DBCBaACdCD

Cevap Anh. B DBCBDACACD

Sözel (DİN) bCCbAACADC

Cevap Anh. B ACCDAACADC

Sayısal (MAT) AdCDD ACdAC         

Cevap Anh. B ABCDDAACBACCCDBBADBC

Sayısal (FEN) AccdCcd             

Cevap Anh. B ABDCCACDBADADCBDABDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

Paragraf (Paragraf Oluşturma) 1 1 0 100
Paragraf (Yapı) 1 1 0 100
Fiillerde Anlam Özellikleri (İş, Oluş, Durum Fiilleri) 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Cümle Birleştirme) 1 1 0 100
Kip Ekleri 1 0 1 0
Metin Türleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Deyim-Atasözü 1 1 0 100
Paragraf Ana Fikir 1 1 0 100
Paragraf (Hikâye Unsurları) 1 1 0 100
Paragraf (Yardımcı Düşünceler) 1 1 0 100
Paragraf (Konu) 1 1 0 100
Sözel Mantık 2 1 1 50
Şiir Bilgisi (Ana Duygu) 1 1 0 100
Grafik Yorumlama 1 1 0 100

Sözel (SOS) 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Dünyayı Evimize Getiren Kutu: Televizyon 2 2 0 100
İletişime Başlıyorum 2 2 0 100
Bir Devlet Doğuyor 3 2 1 67
Çevremle İletişim Kurabiliyorum 1 0 1 0
Doğru Bilgi Alırsak Gelişiriz 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Batıl İnançlar 2 0 2 0
Şeytan ve Özellikleri 1 1 0 100
Melekler ve Özellikleri 3 3 0 100
Ahiret Hayatının Aşamaları 2 2 0 100
Görülen ve Görülmeyen Varlıklar 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret hayatı 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 2 40

Matematik 20 8 2 40

Tam Sayılarla İşlemler 20 8 2 40

Sayısal (FEN) 20 2 5 10

Fen 20 2 5 10

Uzay Araştırmaları 5 1 1 20
Gök Cisimleri 6 1 1 17
Hücre 9 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF KDS-1

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / HACI BEBEK

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KÖRÖMEROLU 9 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
155,403 192,740 6 7 1507 1792 2971

Puanı Hesaplanan: 10 2194 2771 4855

Katılımlar: 9 10 2204 2783 4879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 10,15 10,20 7,17

Sosyal Bilgiler 10 4 5 2,33 23 3,41 3,43 3,71

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,11 3,13 2,71

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 1,46 1,59 1,85

Matematik 20 2 10 -1,33 -7 2,19 2,10 2,78

Fen 20 7 9 4,00 20 1,00 0,90 4,45

Toplam: 90 30 46 14,67 16 21,15 21,20 22,19

Sözel (TÜR) bCBdbDaBaCDAbDcAcdaC

Cevap Anh. B CCBACDBBDCDAADBABADC

Sözel (SOS) DcaBc bcCD

Cevap Anh. B DBCBDACACD

Sözel (DİN) ACCcbcCcDC

Cevap Anh. B ACCDAACADC

Sözel (İNG) cBadcdaaa 

Cevap Anh. B ABCCABDCDB

Sayısal (MAT) d bc  c B dC  cddc b

Cevap Anh. B ABCDDAACBACCCDBBADBC

Sayısal (FEN) bB dd aDdADcbCdD Bc 

Cevap Anh. B ABDCCACDBADADCBDABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Paragraf (Paragraf Oluşturma) 1 0 1 0
Paragraf (Yapı) 1 1 0 100
Fiillerde Anlam Özellikleri (İş, Oluş, Durum Fiilleri) 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Cümle Birleştirme) 1 0 1 0
Kip Ekleri 1 0 1 0
Metin Türleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Paragraf 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Deyim-Atasözü 1 1 0 100
Paragraf Ana Fikir 1 0 1 0
Paragraf (Hikâye Unsurları) 1 1 0 100
Paragraf (Yardımcı Düşünceler) 1 0 1 0
Paragraf (Konu) 1 1 0 100
Sözel Mantık 2 1 1 50
Şiir Bilgisi (Ana Duygu) 1 0 1 0
Grafik Yorumlama 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 4 5 40

Sosyal Bilgiler 10 4 5 40

Dünyayı Evimize Getiren Kutu: Televizyon 2 2 0 100
İletişime Başlıyorum 2 1 1 50
Bir Devlet Doğuyor 3 0 3 0
Çevremle İletişim Kurabiliyorum 1 0 1 0
Doğru Bilgi Alırsak Gelişiriz 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Batıl İnançlar 2 1 1 50
Şeytan ve Özellikleri 1 1 0 100
Melekler ve Özellikleri 3 2 1 67
Ahiret Hayatının Aşamaları 2 1 1 50
Görülen ve Görülmeyen Varlıklar 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret hayatı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 8 10

İngilizce 10 1 8 10

Describing Characters People / Making Simple Inquiries 3 1 2 33
Making Simple Comparisons / Giving Explanations, Reasons 2 0 2 0
Talking About Routines And Daily Activities 1 0 1 0
Making Simple Comparisons / Giving Explanations, Reasons) 1 0 1 0
Describing What People Do Regularly /
Giving Explanations and Reasons 3 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 2 10 10

Matematik 20 2 10 10

Tam Sayılarla İşlemler 20 2 10 10

Sayısal (FEN) 20 7 9 35

Fen 20 7 9 35

Uzay Araştırmaları 5 2 3 40
Gök Cisimleri 6 3 3 50
Hücre 9 2 3 22



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF KDS-1

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / HACI BEBEK

Öğrenci Numara Sınıf
ESMAHAN HACIBEBEK 2 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,597 192,740 3 3 714 829 1320

Puanı Hesaplanan: 10 2194 2771 4855

Katılımlar: 9 10 2204 2783 4879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,15 10,20 7,17

Sosyal Bilgiler 10 7 2 6,33 63 3,41 3,43 3,71

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 3,11 3,13 2,71

İngilizce 10 5 1 4,67 47 1,46 1,59 1,85

Matematik 20 2 0 2,00 10 2,19 2,10 2,78

Fen 20 5 2 4,33 22 1,00 0,90 4,45

Toplam: 90 41 11 37,33 41 21,15 21,20 22,19

Sözel (TÜR) CDAAbBAcACCBdCcBBcCD

Cevap Anh. A CDAADBABACCBACDBBDCD

Sözel (SOS) BDdDB CdDC

Cevap Anh. A BDADBCCADC

Sözel (DİN) CDcCAD A C

Cevap Anh. A CDACADCAAC

Sözel (İNG)    CD BCBc

Cevap Anh. A CBACDABCBD

Sayısal (MAT)     A    D          

Cevap Anh. A CDABACABBDACDCCBBCAD

Sayısal (FEN) da    ABDC D        

Cevap Anh. A CDCADCABDCBDBADADCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Deyim-Atasözü 1 1 0 100
Paragraf Ana Fikir 1 1 0 100
Paragraf (Hikâye Unsurları) 1 0 1 0
Paragraf (Yardımcı Düşünceler) 1 1 0 100
Paragraf (Konu) 1 1 0 100
Sözel Mantık 2 1 1 50
Şiir Bilgisi (Ana Duygu) 1 1 0 100
Paragraf (Paragraf Oluşturma) 1 1 0 100
Paragraf (Yapı) 1 1 0 100
Fiillerde Anlam Özellikleri (İş, Oluş, Durum Fiilleri) 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Cümle Birleştirme) 1 0 1 0
Kip Ekleri 1 1 0 100
Metin Türleri 1 0 1 0
Paragraf 1 1 0 100
Grafik Yorumlama 1 1 0 100

Sözel (SOS) 10 7 2 70

Sosyal Bilgiler 10 7 2 70

İletişime Başlıyorum 2 2 0 100
Çevremle İletişim Kurabiliyorum 1 1 0 100
Doğru Bilgi Alırsak Gelişiriz 2 1 1 50
Dünyayı Evimize Getiren Kutu: Televizyon 2 2 0 100
Bir Devlet Doğuyor 3 1 1 33

Sözel (DİN) 10 7 1 70

Din K.ve A.B. 10 7 1 70

Melekler ve Özellikleri 3 2 0 67
Batıl İnançlar 2 1 1 50
Şeytan ve Özellikleri 1 1 0 100
Ahiret Hayatının Aşamaları 2 2 0 100
Görülen ve Görülmeyen Varlıklar 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret hayatı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 1 50

İngilizce 10 5 1 50

Describing Characters People / Making Simple Inquiries 3 0 0 0
Making Simple Comparisons / Giving Explanations, Reasons 2 2 0 100
Making Simple Comparisons / Giving Explanations, Reasons) 1 1 0 100
Talking About Routines And Daily Activities 1 0 0 0
Describing What People Do Regularly /
Giving Explanations and Reasons 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 2 0 10

Matematik 20 2 0 10

Tam Sayılarla İşlemler 20 2 0 10

Sayısal (FEN) 20 5 2 25

Fen 20 5 2 25

Uzay Araştırmaları 5 1 2 20
Gök Cisimleri 6 4 0 67
Hücre 9 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF KDS-1

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / HACI BEBEK

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KÖSE 3 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
205,467 192,740 5 5 983 1140 1834

Puanı Hesaplanan: 10 2194 2771 4855

Katılımlar: 9 10 2204 2783 4879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,15 10,20 7,17

Sosyal Bilgiler 10 5 5 3,33 33 3,41 3,43 3,71

Din K.ve A.B. 10 2 4 0,67 7 3,11 3,13 2,71

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,46 1,59 1,85

Matematik 20 3 2 2,33 12 2,19 2,10 2,78

Fen 20 3 6 1,00 5 1,00 0,90 4,45

Toplam: 90 33 27 24,00 27 21,15 21,20 22,19

Sözel (TÜR) CCBACDBBDdDAADBcddDC

Cevap Anh. B CCBACDBBDCDAADBABADC

Sözel (SOS) DabBbbCbCD

Cevap Anh. B DBCBDACACD

Sözel (DİN) dbbDc  A  

Cevap Anh. B ACCDAACADC

Sözel (İNG) dBaCABbaca

Cevap Anh. B ABCCABDCDB

Sayısal (MAT)   a Dd   AC         

Cevap Anh. B ABCDDAACBACCCDBBADBC

Sayısal (FEN) cBcdb aDBb          

Cevap Anh. B ABDCCACDBADADCBDABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Paragraf (Paragraf Oluşturma) 1 1 0 100
Paragraf (Yapı) 1 1 0 100
Fiillerde Anlam Özellikleri (İş, Oluş, Durum Fiilleri) 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Cümle Birleştirme) 1 1 0 100
Kip Ekleri 1 1 0 100
Metin Türleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Paragraf 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Deyim-Atasözü 1 1 0 100
Paragraf Ana Fikir 1 1 0 100
Paragraf (Hikâye Unsurları) 1 1 0 100
Paragraf (Yardımcı Düşünceler) 1 1 0 100
Paragraf (Konu) 1 0 1 0
Sözel Mantık 2 1 1 50
Şiir Bilgisi (Ana Duygu) 1 0 1 0
Grafik Yorumlama 1 1 0 100

Sözel (SOS) 10 5 5 50

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Dünyayı Evimize Getiren Kutu: Televizyon 2 2 0 100
İletişime Başlıyorum 2 1 1 50
Bir Devlet Doğuyor 3 1 2 33
Çevremle İletişim Kurabiliyorum 1 0 1 0
Doğru Bilgi Alırsak Gelişiriz 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 2 4 20

Din K.ve A.B. 10 2 4 20

Batıl İnançlar 2 1 1 50
Şeytan ve Özellikleri 1 0 1 0
Melekler ve Özellikleri 3 1 1 33
Ahiret Hayatının Aşamaları 2 0 1 0
Görülen ve Görülmeyen Varlıklar 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret hayatı 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Describing Characters People / Making Simple Inquiries 3 1 2 33
Making Simple Comparisons / Giving Explanations, Reasons 2 2 0 100
Talking About Routines And Daily Activities 1 1 0 100
Making Simple Comparisons / Giving Explanations, Reasons) 1 0 1 0
Describing What People Do Regularly /
Giving Explanations and Reasons 3 0 3 0

Sayısal (MAT) 20 3 2 15

Matematik 20 3 2 15

Tam Sayılarla İşlemler 20 3 2 15

Sayısal (FEN) 20 3 6 15

Fen 20 3 6 15

Uzay Araştırmaları 5 1 2 20
Gök Cisimleri 6 2 1 33
Hücre 9 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF KDS-1

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / HACI BEBEK

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL DURDU 4 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
133,413 192,740 7 8 1740 2098 3526

Puanı Hesaplanan: 10 2194 2771 4855

Katılımlar: 9 10 2204 2783 4879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 10,15 10,20 7,17

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 3,41 3,43 3,71

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,11 3,13 2,71

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,46 1,59 1,85

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,19 2,10 2,78

Fen 20 3 17 -2,67 -13 1,00 0,90 4,45

Toplam: 90 31 59 11,33 13 21,15 21,20 22,19

Sözel (TÜR) CadAdbBBcCaAADBAacDC

Cevap Anh. B CCBACDBBDCDAADBABADC

Sözel (SOS) cadBadaACD

Cevap Anh. B DBCBDACACD

Sözel (DİN) AdCDccCAbd

Cevap Anh. B ACCDAACADC

Sözel (İNG) ccCdAaabcB

Cevap Anh. B ABCCABDCDB

Sayısal (MAT) AabcccbbccbCdcaBAccd

Cevap Anh. B ABCDDAACBACCCDBBADBC

Sayısal (FEN) ccabbdabdbabcCBcbBbd

Cevap Anh. B ABDCCACDBADADCBDABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

Paragraf (Paragraf Oluşturma) 1 1 0 100
Paragraf (Yapı) 1 0 1 0
Fiillerde Anlam Özellikleri (İş, Oluş, Durum Fiilleri) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Cümle Birleştirme) 1 1 0 100
Kip Ekleri 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 0 2 0
Deyim-Atasözü 1 1 0 100
Paragraf Ana Fikir 1 1 0 100
Paragraf (Hikâye Unsurları) 1 1 0 100
Paragraf (Yardımcı Düşünceler) 1 1 0 100
Paragraf (Konu) 1 1 0 100
Sözel Mantık 2 1 1 50
Şiir Bilgisi (Ana Duygu) 1 0 1 0
Grafik Yorumlama 1 1 0 100

Sözel (SOS) 10 4 6 40

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Dünyayı Evimize Getiren Kutu: Televizyon 2 1 1 50
İletişime Başlıyorum 2 1 1 50
Bir Devlet Doğuyor 3 1 2 33
Çevremle İletişim Kurabiliyorum 1 0 1 0
Doğru Bilgi Alırsak Gelişiriz 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Batıl İnançlar 2 2 0 100
Şeytan ve Özellikleri 1 0 1 0
Melekler ve Özellikleri 3 2 1 67
Ahiret Hayatının Aşamaları 2 0 2 0
Görülen ve Görülmeyen Varlıklar 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret hayatı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Describing Characters People / Making Simple Inquiries 3 1 2 33
Making Simple Comparisons / Giving Explanations, Reasons 2 0 2 0
Talking About Routines And Daily Activities 1 1 0 100
Making Simple Comparisons / Giving Explanations, Reasons) 1 0 1 0
Describing What People Do Regularly /
Giving Explanations and Reasons 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Tam Sayılarla İşlemler 20 4 16 20

Sayısal (FEN) 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

Uzay Araştırmaları 5 0 5 0
Gök Cisimleri 6 1 5 17
Hücre 9 2 7 22



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF KDS-1

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / HACI BEBEK

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KOÇ 70 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,083 192,740 1 1 530 605 946

Puanı Hesaplanan: 10 2194 2771 4855

Katılımlar: 9 10 2204 2783 4879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 10,15 10,20 7,17

Sosyal Bilgiler 10 5 5 3,33 33 3,41 3,43 3,71

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,11 3,13 2,71

İngilizce 10 5 3 4,00 40 1,46 1,59 1,85

Matematik 20 9 6 7,00 35 2,19 2,10 2,78

Fen 20 8 7 5,67 28 1,00 0,90 4,45

Toplam: 90 48 29 38,33 43 21,15 21,20 22,19

Sözel (TÜR) CCBAdDBBDCDdAD bBdDa

Cevap Anh. B CCBACDBBDCDAADBABADC

Sözel (SOS) DBaBadbbCD

Cevap Anh. B DBCBDACACD

Sözel (DİN) bCCDAdbADC

Cevap Anh. B ACCDAACADC

Sözel (İNG) c  dABDCbB

Cevap Anh. B ABCCABDCDB

Sayısal (MAT) ABbDDb C ACb b Bbc C

Cevap Anh. B ABCDDAACBACCCDBBADBC

Sayısal (FEN) AB da a BcD DCdD Bcd

Cevap Anh. B ABDCCACDBADADCBDABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

Paragraf (Paragraf Oluşturma) 1 1 0 100
Paragraf (Yapı) 1 1 0 100
Fiillerde Anlam Özellikleri (İş, Oluş, Durum Fiilleri) 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Cümle Birleştirme) 1 1 0 100
Kip Ekleri 1 0 1 0
Metin Türleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Deyim-Atasözü 1 0 1 0
Paragraf Ana Fikir 1 1 0 100
Paragraf (Hikâye Unsurları) 1 1 0 100
Paragraf (Yardımcı Düşünceler) 1 0 0 0
Paragraf (Konu) 1 0 1 0
Sözel Mantık 2 1 1 50
Şiir Bilgisi (Ana Duygu) 1 0 1 0
Grafik Yorumlama 1 1 0 100

Sözel (SOS) 10 5 5 50

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Dünyayı Evimize Getiren Kutu: Televizyon 2 2 0 100
İletişime Başlıyorum 2 2 0 100
Bir Devlet Doğuyor 3 0 3 0
Çevremle İletişim Kurabiliyorum 1 0 1 0
Doğru Bilgi Alırsak Gelişiriz 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Batıl İnançlar 2 1 1 50
Şeytan ve Özellikleri 1 1 0 100
Melekler ve Özellikleri 3 3 0 100
Ahiret Hayatının Aşamaları 2 2 0 100
Görülen ve Görülmeyen Varlıklar 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret hayatı 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

Describing Characters People / Making Simple Inquiries 3 0 1 0
Making Simple Comparisons / Giving Explanations, Reasons 2 1 1 50
Talking About Routines And Daily Activities 1 1 0 100
Making Simple Comparisons / Giving Explanations, Reasons) 1 1 0 100
Describing What People Do Regularly /
Giving Explanations and Reasons 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 9 6 45

Matematik 20 9 6 45

Tam Sayılarla İşlemler 20 9 6 45

Sayısal (FEN) 20 8 7 40

Fen 20 8 7 40

Uzay Araştırmaları 5 2 2 40
Gök Cisimleri 6 5 1 83
Hücre 9 1 4 11



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF KDS-1

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / HACI BEBEK

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAYSU KOÇ 5 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
228,483 192,740 4 4 780 902 1442

Puanı Hesaplanan: 10 2194 2771 4855

Katılımlar: 9 10 2204 2783 4879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 10,15 10,20 7,17

Sosyal Bilgiler 10 6 4 4,67 47 3,41 3,43 3,71

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,11 3,13 2,71

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,46 1,59 1,85

Matematik 20 10 7 7,67 38 2,19 2,10 2,78

Fen 20 6 14 1,33 7 1,00 0,90 4,45

Toplam: 90 45 42 31,00 34 21,15 21,20 22,19

Sözel (TÜR) CDAADcbcdbCBAbDBBaCa

Cevap Anh. A CDAADBABACCBACDBBDCD

Sözel (SOS) BcbDBaCbDC

Cevap Anh. A BDADBCCADC

Sözel (DİN) bDcbAcCAbC

Cevap Anh. A CDACADCAAC

Sözel (İNG) bBACaABbBc

Cevap Anh. A CBACDABCBD

Sayısal (MAT) CcbBbC BBDca  CBcCAc

Cevap Anh. A CDABACABBDACDCCBBCAD

Sayısal (FEN) aDabbdbBDCBbddDbcabc

Cevap Anh. A CDCADCABDCBDBADADCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Deyim-Atasözü 1 1 0 100
Paragraf Ana Fikir 1 1 0 100
Paragraf (Hikâye Unsurları) 1 1 0 100
Paragraf (Yardımcı Düşünceler) 1 0 1 0
Paragraf (Konu) 1 0 1 0
Sözel Mantık 2 1 1 50
Şiir Bilgisi (Ana Duygu) 1 0 1 0
Paragraf (Paragraf Oluşturma) 1 0 1 0
Paragraf (Yapı) 1 1 0 100
Fiillerde Anlam Özellikleri (İş, Oluş, Durum Fiilleri) 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Cümle Birleştirme) 1 1 0 100
Kip Ekleri 1 0 1 0
Metin Türleri 1 1 0 100
Paragraf 1 1 0 100
Grafik Yorumlama 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 6 4 60

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60

İletişime Başlıyorum 2 2 0 100
Çevremle İletişim Kurabiliyorum 1 0 1 0
Doğru Bilgi Alırsak Gelişiriz 2 1 1 50
Dünyayı Evimize Getiren Kutu: Televizyon 2 2 0 100
Bir Devlet Doğuyor 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Melekler ve Özellikleri 3 2 1 67
Batıl İnançlar 2 1 1 50
Şeytan ve Özellikleri 1 0 1 0
Ahiret Hayatının Aşamaları 2 1 1 50
Görülen ve Görülmeyen Varlıklar 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret hayatı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Describing Characters People / Making Simple Inquiries 3 2 1 67
Making Simple Comparisons / Giving Explanations, Reasons 2 2 0 100
Making Simple Comparisons / Giving Explanations, Reasons) 1 0 1 0
Talking About Routines And Daily Activities 1 1 0 100
Describing What People Do Regularly /
Giving Explanations and Reasons 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 10 7 50

Matematik 20 10 7 50

Tam Sayılarla İşlemler 20 10 7 50

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Uzay Araştırmaları 5 2 3 40
Gök Cisimleri 6 3 3 50
Hücre 9 1 8 11



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF KDS-1

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / HACI BEBEK

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜL TEPE 6 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
93,587 192,740 8 9 2090 2598 4517

Puanı Hesaplanan: 10 2194 2771 4855

Katılımlar: 9 10 2204 2783 4879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 10,15 10,20 7,17

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 3,41 3,43 3,71

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,11 3,13 2,71

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,46 1,59 1,85

Matematik 20 1 15 -4,00 -20 2,19 2,10 2,78

Fen 20 3 16 -2,33 -12 1,00 0,90 4,45

Toplam: 90 21 63 0,00 0 21,15 21,20 22,19

Sözel (TÜR) dccADBABcCbBAbD Baba

Cevap Anh. A CDAADBABACCBACDBBDCD

Sözel (SOS) BcbDaabdDC

Cevap Anh. A BDADBCCADC

Sözel (DİN) accCbDdcbd

Cevap Anh. A CDACADCAAC

Sözel (İNG) bccdcAcbaa

Cevap Anh. A CBACDABCBD

Sayısal (MAT) dadcbadaaDb  db dbb 

Cevap Anh. A CDABACABBDACDCCBBCAD

Sayısal (FEN) bDdbaacBbdacBdbcbd a

Cevap Anh. A CDCADCABDCBDBADADCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümlede Anlam 2 0 2 0
Deyim-Atasözü 1 0 1 0
Paragraf Ana Fikir 1 1 0 100
Paragraf (Hikâye Unsurları) 1 1 0 100
Paragraf (Yardımcı Düşünceler) 1 1 0 100
Paragraf (Konu) 1 1 0 100
Sözel Mantık 2 1 1 50
Şiir Bilgisi (Ana Duygu) 1 0 1 0
Paragraf (Paragraf Oluşturma) 1 1 0 100
Paragraf (Yapı) 1 0 1 0
Fiillerde Anlam Özellikleri (İş, Oluş, Durum Fiilleri) 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Cümle Birleştirme) 1 1 0 100
Kip Ekleri 1 0 1 0
Metin Türleri 1 1 0 100
Paragraf 1 1 0 100
Grafik Yorumlama 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 4 6 40

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

İletişime Başlıyorum 2 1 1 50
Çevremle İletişim Kurabiliyorum 1 0 1 0
Doğru Bilgi Alırsak Gelişiriz 2 1 1 50
Dünyayı Evimize Getiren Kutu: Televizyon 2 2 0 100
Bir Devlet Doğuyor 3 0 3 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Melekler ve Özellikleri 3 0 3 0
Batıl İnançlar 2 0 2 0
Şeytan ve Özellikleri 1 1 0 100
Ahiret Hayatının Aşamaları 2 1 1 50
Görülen ve Görülmeyen Varlıklar 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret hayatı 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Describing Characters People / Making Simple Inquiries 3 0 3 0
Making Simple Comparisons / Giving Explanations, Reasons 2 0 2 0
Making Simple Comparisons / Giving Explanations, Reasons) 1 0 1 0
Talking About Routines And Daily Activities 1 1 0 100
Describing What People Do Regularly /
Giving Explanations and Reasons 3 0 3 0

Sayısal (MAT) 20 1 15 5

Matematik 20 1 15 5

Tam Sayılarla İşlemler 20 1 15 5

Sayısal (FEN) 20 3 16 15

Fen 20 3 16 15

Uzay Araştırmaları 5 1 4 20
Gök Cisimleri 6 2 4 33
Hücre 9 0 8 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF KDS-1

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / HACI BEBEK

Öğrenci Numara Sınıf
SENEM GÖZÜAÇIK 7 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
89,960 192,740 9 10 2110 2629 4584

Puanı Hesaplanan: 10 2194 2771 4855

Katılımlar: 9 10 2204 2783 4879

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 10,15 10,20 7,17

Sosyal Bilgiler 10 2 8 -0,67 -7 3,41 3,43 3,71

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 3,11 3,13 2,71

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,46 1,59 1,85

Matematik 20 5 15 0,00 0 2,19 2,10 2,78

Fen 20 3 17 -2,67 -13 1,00 0,90 4,45

Toplam: 90 19 71 -4,67 -5 21,15 21,20 22,19

Sözel (TÜR) CaAADdccbbdcAaDBccbb

Cevap Anh. A CDAADBABACCBACDBBDCD

Sözel (SOS) BcdDcddccb

Cevap Anh. A BDADBCCADC

Sözel (DİN) dbbbbcabda

Cevap Anh. A CDACADCAAC

Sözel (İNG) adcaaAdCdb

Cevap Anh. A CBACDABCBD

Sayısal (MAT) CabcdaccBbdbDCbdBaba

Cevap Anh. A CDABACABBDACDCCBBCAD

Sayısal (FEN) dbaccabdDbdccdDAadba

Cevap Anh. A CDCADCABDCBDBADADCAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 0 2 0
Deyim-Atasözü 1 1 0 100
Paragraf Ana Fikir 1 1 0 100
Paragraf (Hikâye Unsurları) 1 1 0 100
Paragraf (Yardımcı Düşünceler) 1 0 1 0
Paragraf (Konu) 1 0 1 0
Sözel Mantık 2 0 2 0
Şiir Bilgisi (Ana Duygu) 1 0 1 0
Paragraf (Paragraf Oluşturma) 1 0 1 0
Paragraf (Yapı) 1 0 1 0
Fiillerde Anlam Özellikleri (İş, Oluş, Durum Fiilleri) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Cümle Birleştirme) 1 1 0 100
Kip Ekleri 1 0 1 0
Metin Türleri 1 1 0 100
Paragraf 1 0 1 0
Grafik Yorumlama 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 2 8 20

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

İletişime Başlıyorum 2 1 1 50
Çevremle İletişim Kurabiliyorum 1 0 1 0
Doğru Bilgi Alırsak Gelişiriz 2 0 2 0
Dünyayı Evimize Getiren Kutu: Televizyon 2 1 1 50
Bir Devlet Doğuyor 3 0 3 0

Sözel (DİN) 10 0 10 0

Din K.ve A.B. 10 0 10 0

Melekler ve Özellikleri 3 0 3 0
Batıl İnançlar 2 0 2 0
Şeytan ve Özellikleri 1 0 1 0
Ahiret Hayatının Aşamaları 2 0 2 0
Görülen ve Görülmeyen Varlıklar 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret hayatı 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Describing Characters People / Making Simple Inquiries 3 0 3 0
Making Simple Comparisons / Giving Explanations, Reasons 2 0 2 0
Making Simple Comparisons / Giving Explanations, Reasons) 1 0 1 0
Talking About Routines And Daily Activities 1 1 0 100
Describing What People Do Regularly /
Giving Explanations and Reasons 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Tam Sayılarla İşlemler 20 5 15 25

Sayısal (FEN) 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

Uzay Araştırmaları 5 1 4 20
Gök Cisimleri 6 1 5 17
Hücre 9 1 8 11



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ 7.SINIF KDS-1 2783 4879

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,15 8,95 7,17 5,16 4,35 3,71 4,37 4,99 2,71 3,60 5,25 1,85 5,94 9,49 2,78 7,68 9,68 4,45 36,90 42,71 22,67 192,740

İl Ortalaması 10,31 8,60 7,44 5,25 4,16 3,87 4,41 4,88 2,79 3,61 5,02 1,94 6,11 8,94 3,13 8,04 9,13 5,00 37,73 40,73 24,17 200,170

KATILIMLAR

1
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
ÖMER FARUK ARIKAN

251 12,88 5,84 10,93 6,10 3,27 5,01 5,92 3,36 4,80 5,90 3,03 4,89 8,87 5,73 6,96 11,84 5,86 9,89 51,51 27,09 42,48 282,550

2
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Abdurrahim Karakoç

164 11,38 7,62 8,84 5,98 3,48 4,82 5,04 4,39 3,58 4,45 4,23 3,04 6,26 8,06 3,57 9,64 7,60 7,10 42,75 35,38 30,95 227,830

3
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Akedaş Ortaokulu

154 10,51 8,57 7,65 5,71 4,04 4,36 4,72 4,75 3,13 3,29 5,68 1,40 7,35 9,39 4,22 9,59 8,61 6,72 41,17 41,04 27,48 219,110

4
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Zeki Karakız Ortaokulu

61 12,56 6,87 10,27 5,93 3,74 4,69 5,26 4,18 3,87 3,14 5,32 1,37 6,71 8,41 3,90 7,52 9,52 4,35 41,12 38,04 28,45 214,570

5
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Nuri Pakdil Ortaokulu

272 10,69 7,80 8,09 5,08 3,92 3,77 4,40 4,43 2,92 3,38 4,83 1,77 6,48 7,78 3,88 8,68 8,15 5,96 38,71 36,91 26,39 213,790

6
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
AKŞEMSEDDİN İMAM

65 11,20 8,35 8,42 5,71 3,92 4,40 5,54 4,31 4,10 4,00 5,03 2,32 6,47 9,66 3,25 8,78 9,88 5,49 41,70 41,15 27,98 213,480

7
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
ARİF BALDUK

217 10,63 8,77 7,71 5,60 4,13 4,22 4,59 5,10 2,90 4,05 5,13 2,34 6,09 9,79 2,82 8,76 9,42 5,61 39,72 42,34 25,60 205,910

8
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
15 TEMMUZ ŞEHİTLER

113 11,00 8,30 8,23 6,22 3,56 5,04 5,00 4,50 3,50 3,44 4,28 2,01 5,84 7,60 3,30 7,16 7,64 4,61 38,66 35,88 26,69 204,840

9
KAHRAMANMARAŞ /
DULKADİROĞLU
100.Yıl Ortaokulu

263 9,53 8,09 6,83 4,93 3,98 3,60 4,13 4,82 2,53 3,60 4,32 2,16 5,85 7,31 3,41 7,70 8,18 4,97 35,74 36,70 23,50 198,380

10
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Gazi Ortaokulu

239 10,84 7,86 8,22 5,34 3,72 4,11 4,25 4,58 2,72 3,34 4,61 1,81 5,41 8,42 2,60 7,44 9,08 4,41 36,62 38,27 23,87 197,960

11
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Binevler Ortaokulu

121 9,39 9,39 6,26 4,96 4,46 3,47 4,10 5,44 2,28 3,96 5,20 2,23 7,06 9,63 3,85 7,30 10,14 3,92 36,77 44,26 22,01 191,230

12
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Piri Reis Ortaokulu

130 10,35 8,93 7,37 5,07 4,46 3,58 4,19 5,09 2,49 3,28 5,31 1,51 5,28 8,85 2,33 7,17 9,14 4,12 35,34 41,78 21,40 187,060

13
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
HACI BEBEK

10 12,60 7,20 10,20 5,00 4,70 3,43 4,70 4,70 3,13 3,33 5,22 1,59 4,90 8,40 2,10 4,20 9,90 0,90 34,73 40,12 21,35 184,250



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ 7.SINIF KDS-1 2783 4879

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,15 8,95 7,17 5,16 4,35 3,71 4,37 4,99 2,71 3,60 5,25 1,85 5,94 9,49 2,78 7,68 9,68 4,45 36,90 42,71 22,67 192,740

İl Ortalaması 10,31 8,60 7,44 5,25 4,16 3,87 4,41 4,88 2,79 3,61 5,02 1,94 6,11 8,94 3,13 8,04 9,13 5,00 37,73 40,73 24,17 200,170

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ 7.SINIF KDS-1 2783 4879

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,15 8,95 7,17 5,16 4,35 3,71 4,37 4,99 2,71 3,60 5,25 1,85 5,94 9,49 2,78 7,68 9,68 4,45 36,90 42,71 22,67 192,740

İl Ortalaması 10,31 8,60 7,44 5,25 4,16 3,87 4,41 4,88 2,79 3,61 5,02 1,94 6,11 8,94 3,13 8,04 9,13 5,00 37,73 40,73 24,17 200,170

KATILIMLAR

14
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
Şekeroba Yunus Emre

124 9,51 9,35 6,39 5,23 4,20 3,83 3,40 5,66 1,51 2,32 5,90 0,36 5,38 9,75 2,13 7,23 10,10 3,86 33,07 44,96 18,08 177,500

15
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Hacıağalar Ortaokulu

20 10,20 9,35 7,08 6,35 3,65 5,13 4,75 4,80 3,15 2,69 4,56 1,17 2,67 5,11 0,96 5,79 7,16 3,41 32,45 34,63 20,90 175,680

16
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Şehit Soner Enes

52 9,79 9,69 6,56 5,12 4,55 3,60 4,17 5,48 2,35 2,89 6,09 0,86 5,69 10,75 2,11 6,65 11,41 2,84 34,31 47,97 18,32 174,050

17
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
SÜMBÜLLÜ ORTAOKULU

199 9,30 10,03 5,96 4,66 4,93 3,01 3,99 5,55 2,14 2,88 6,20 0,81 5,12 11,30 1,36 7,37 11,06 3,68 33,32 49,07 16,96 169,660

18
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Çukurhisar Ortaokulu

17 9,12 10,24 5,70 4,88 5,06 3,20 3,82 5,94 1,84 2,41 6,53 0,23 5,41 11,53 1,57 6,35 10,59 2,82 31,99 49,89 15,36 163,940

19
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Köseli Ortaokulu

26 9,73 9,42 6,59 5,31 4,15 3,92 4,27 5,04 2,59 2,26 4,26 0,84 4,35 9,09 1,32 5,00 10,00 1,67 30,92 41,96 16,93 162,600

20
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Rabia Arıkan İmam

42 10,54 8,95 7,56 4,13 5,10 2,43 4,26 5,26 2,51 2,94 5,91 0,97 4,38 12,13 0,33 5,58 10,58 2,05 31,83 47,93 15,85 159,030

21
KAHRAMANMARAŞ /
DULKADİROĞLU
Güzelyurt Ortaokulu

15 7,67 10,93 4,02 3,47 5,53 1,62 3,07 6,00 1,07 2,58 6,58 0,39 4,27 10,33 0,82 6,07 11,47 2,25 27,13 50,84 10,17 143,380

22
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Bulutoğlu Şehit İrfan

30 6,97 12,67 2,74 4,23 5,53 2,39 3,23 6,43 1,09 2,67 6,85 0,38 4,90 11,87 0,94 4,87 12,97 0,54 26,87 56,32 8,08 129,760

23
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Fatmalı Yeşilkent

21 6,33 13,24 1,92 3,71 6,05 1,70 2,70 6,75 0,45 2,00 7,74 -0,58 5,00 12,90 0,70 6,48 13,29 2,05 26,22 59,97 6,24 128,240

24
KAHRAMANMARAŞ /
DULKADİROĞLU
Kanuni Ortaokulu

97 7,48 11,79 3,55 4,32 5,40 2,52 2,89 6,48 0,73 2,44 7,01 0,10 4,63 12,64 0,42 4,49 12,70 0,26 26,25 56,02 7,58 127,180

25
KAHRAMANMARAŞ /
DULKADİROĞLU
Rıdvan Hoca İmam

80 6,68 12,63 2,47 3,33 6,20 1,26 2,96 6,47 0,80 3,10 6,35 0,99 4,88 13,19 0,48 5,31 13,51 0,81 26,26 58,35 6,81 125,370



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ 7.SINIF KDS-1 2783 4879

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,15 8,95 7,17 5,16 4,35 3,71 4,37 4,99 2,71 3,60 5,25 1,85 5,94 9,49 2,78 7,68 9,68 4,45 36,90 42,71 22,67 192,740

İl Ortalaması 10,31 8,60 7,44 5,25 4,16 3,87 4,41 4,88 2,79 3,61 5,02 1,94 6,11 8,94 3,13 8,04 9,13 5,00 37,73 40,73 24,17 200,170

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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