
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT HACI BEBEK 6. SINIF KDS 1 3 2205 2978 4675

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,64 4 6 1,68 4 6 1,75 3 6 1,19 4 9 0,81 6 8 3,06 27 41 13,13 84,160

Okul Ortalaması 7 6 5,45 2 8 -0,55 6 4 4,67 2 7 -0,45 4 9 1,22 8 6 6,00 30 40 16,34 95,270

KATILIMLAR

1 10 ADEUS Rİ ED 6A 8 1 7,67 2 7 -0,33 8 2 7,33 3 5 1,33 4 7 1,67 9 3 8,00 34 25 25,67 138,477 1 1 421 490 766

2 57 YUSUF TEPE 6A 8 7 5,67 4 6 2,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 5 10 1,67 11 4 9,67 36 39 23,01 131,107 2 2 468 544 851

3 56 KENAN ÇETİN 6 6 9 3,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 19 56 0,33 16,227 1 3 1728 2222 3463

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0
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60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
6 6A

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS
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300

400

LGS
6 6A



6 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT HACI BEBEK 6. SINIF KDS 1 3 2205 2978 4675

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,64 4 6 1,68 4 6 1,75 3 6 1,19 4 9 0,81 6 8 3,06 27 41 13,13 84,160

Okul Ortalaması 7 6 5,45 2 8 -0,55 6 4 4,67 2 7 -0,45 4 9 1,22 8 6 6,00 30 40 16,34 95,270

SINIF: 6

KATILIMLAR

1 56 KENAN ÇETİN 6 6 9 3,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 19 56 0,33 16,227 1 3 1728 2222 3463

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT HACI BEBEK 6. SINIF KDS 1 3 2205 2978 4675

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,64 4 6 1,68 4 6 1,75 3 6 1,19 4 9 0,81 6 8 3,06 27 41 13,13 84,160

Okul Ortalaması 7 6 5,45 2 8 -0,55 6 4 4,67 2 7 -0,45 4 9 1,22 8 6 6,00 30 40 16,34 95,270

SINIF: 6A

KATILIMLAR

1 10 ADEUS Rİ ED 6A 8 1 7,67 2 7 -0,33 8 2 7,33 3 5 1,33 4 7 1,67 9 3 8,00 34 25 25,67 138,477 1 1 421 490 766

2 57 YUSUF TEPE 6A 8 7 5,67 4 6 2,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 5 10 1,67 11 4 9,67 36 39 23,01 131,107 2 2 468 544 851

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.

                                                2 / 2



KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT HACI BEBEK 6. SINIF KDS 1

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(3)
5,45 -0,55 4,67 -0,45 1,22 6,00 16,34 95,270

İlçe
(2205)

4,96 (6) 1,82 (17) 1,92 (1) 1,54 (17) 0,87 (5) 3,63 (2) 14,74 (5) 90,980
İl

(2978)
4,64 (7) 1,62 (22) 1,72 (1) 1,29 (21) 0,77 (5) 3,20 (2) 13,24 (5) 84,520

Genel
(4675)

4,64 (11) 1,68 (39) 1,75 (1) 1,19 (34) 0,81 (8) 3,06 (2) 13,13 (8) 84,160
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
6
(1)

3,00 -3,33 0,67 -0,67 0,33 0,33 0,33 16,230
6A
(2)

6,67 0,84 6,66 -0,34 1,67 8,84 24,34 134,790
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
HACI BEBEK okulunda 3 2
ONİKİŞUBAT ilçesinde 2205 109 17

KAHRAMANMARAŞ ilinde 2978 147 22 3
Genelde 4675 246 39 4 2

DERECELER

Genelde sınava 39 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 9. oldu

KAHRAMANMARAŞ ilinde sınava 22 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 5. oldu

ONİKİŞUBAT ilçesinde sınava 17 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 5. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.
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6 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT HACI BEBEK 6. SINIF KDS 1

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
6
(1)

3,00 -3,33 0,67 -0,67 0,33 0,33 0,33 16,230

Okul
(3)

5,45 (2) -0,55 (2) 4,67 (2) -0,45 (2) 1,22 (2) 6,00 (2) 16,34 (2) 95,270
İlçe

(2205)
4,96 (68) 1,82 (92) 1,92 (73) 1,54 (81) 0,87 (59) 3,63 (83) 14,74 (100) 90,980

İl
(2978)

4,64 (88) 1,62 (118) 1,72 (86) 1,29 (106) 0,77 (69) 3,20 (106) 13,24 (131) 84,520
Genel
(4675)

4,64 (124) 1,68 (172) 1,75 (125) 1,19 (152) 0,81 (98) 3,06 (157) 13,13 (216) 84,160
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
6 şubesinde 1
Okulunuzda 3 2

ONİKİŞUBAT ilçesinde 2205 109 17
KAHRAMANMARAŞ ilinde 2978 147 22 3

Genelde 4675 246 39 4 2

DERECELER

Genelde sınava 246 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 228. oldu

KAHRAMANMARAŞ ilinde sınava 147 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 139. oldu

ONİKİŞUBAT ilçesinde sınava 109 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 102. oldu

Okulunuzda sınava 2 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.
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6A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT HACI BEBEK 6. SINIF KDS 1

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
6A
(2)

6,67 0,84 6,66 -0,34 1,67 8,84 24,34 134,790

Okul
(3)

5,45 (1) -0,55 (1) 4,67 (1) -0,45 (1) 1,22 (1) 6,00 (1) 16,34 (1) 95,270
İlçe

(2205)
4,96 (21) 1,82 (67) 1,92 (2) 1,54 (77) 0,87 (23) 3,63 (3) 14,74 (14) 90,980

İl
(2978)

4,64 (24) 1,62 (82) 1,72 (2) 1,29 (101) 0,77 (26) 3,20 (3) 13,24 (16) 84,520
Genel
(4675)

4,64 (30) 1,68 (119) 1,75 (2) 1,19 (143) 0,81 (39) 3,06 (3) 13,13 (22) 84,160
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
6A şubesinde 2

Okulunuzda 3 2
ONİKİŞUBAT ilçesinde 2205 109 17

KAHRAMANMARAŞ ilinde 2978 147 22 3
Genelde 4675 246 39 4 2

DERECELER

Genelde sınava 246 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 23. oldu

KAHRAMANMARAŞ ilinde sınava 147 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 17. oldu

ONİKİŞUBAT ilçesinde sınava 109 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 15. oldu

Okulunuzda sınava 2 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF KDS 1

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / HACI BEBEK

Öğrenci Numara Sınıf
KENAN ÇETİN 56 6

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
16,227 84,160 1 3 1728 2222 3463

Puanı Hesaplanan: 3 1902 2516 3935

Katılımlar: 1 3 2205 2978 4675

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 3,00 5,45 4,64

Sosyal Bilgiler 10 0 10 -3,33 -33 -3,33 -0,55 1,68

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 0,67 4,67 1,75

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 -0,67 -0,45 1,19

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,33 1,22 0,81

Fen 15 4 11 0,33 2 0,33 6,00 3,06

Toplam: 75 19 56 0,33 0 0,33 16,33 12,88

Sözel (TÜR) BBCBcDdcabcaccD

Cevap Anh. A BBCBDDCACDBBBDD

Sözel (SOS) cdacaccdaa

Cevap Anh. A BADDCBBACB

Sözel (DİN) DBabdabaCb

Cevap Anh. A DBBDABCBCA

Sözel (İNG) BcadcaBdca

Cevap Anh. A BACADCBABD

Sayısal (MAT) accCBbbcCBaaaba

Cevap Anh. A DBBCBCABCBBDCAB

Sayısal (FEN) aCccDdaabbacBaC

Cevap Anh. A BCDBDADCADDABDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Paragrafta Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam / Atasözleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Sözcükle yapı / Ekler 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Edebi Türler 2 0 2 0
Paragrafta Anlam ve Yapı 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Görsel Okuma 2 1 1 50

Sözel (SOS) 10 0 10 0

Sosyal Bilgiler 10 0 10 0

Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var 2 0 2 0
Toplumdaki Rollerim 1 0 1 0
Bizi Biz Yapanlar 3 0 3 0
Türklerin Anayurdu Orta Asya 2 0 2 0
Hak, Özgürlük, Sorumluluk 1 0 1 0
İslamiyetin Doğuşu 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri 4 1 3 25
Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler 4 2 2 50
Vahiy ve Vayhin Gönderiliş Amacı 2 0 2 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Describing What People Do Regularly 5 1 4 20
Telling The Time and Dates 2 0 2 0
Accepting and Refusing 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

Üslü İfadeler 3 1 2 33
Çarpanlar ve Katlar 6 0 6 0
İşlem Önceliği 1 1 0 100
Ortak Çarpan Parantezi ve Dağılma Özelliği 1 1 0 100
Doğal Sayı Problemleri 4 1 3 25

Sayısal (FEN) 15 4 11 27

Fen 15 4 11 27

Güneş Sistemi 7 2 5 29
Güneş ve Ay Tutulmaları 4 0 4 0
Destek ve Hareket 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF KDS 1

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / HACI BEBEK

Öğrenci Numara Sınıf
ADEUS Rİ ED 10 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
138,477 84,160 1 1 421 490 766

Puanı Hesaplanan: 3 1902 2516 3935

Katılımlar: 2 3 2205 2978 4675

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 1 7,67 51 6,67 5,45 4,64

Sosyal Bilgiler 10 2 7 -0,33 -3 0,84 -0,55 1,68

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,66 4,67 1,75

İngilizce 10 3 5 1,33 13 -0,34 -0,45 1,19

Matematik 15 4 7 1,67 11 1,67 1,22 0,81

Fen 15 9 3 8,00 53 8,84 6,00 3,06

Toplam: 75 34 25 25,67 34 24,34 16,33 12,88

Sözel (TÜR) D  dB C B DCDB 

Cevap Anh. B DDCABBCBBBDCDBD

Sözel (SOS) cacCa dcbC

Cevap Anh. B BBACBBADDC

Sözel (DİN) cDdBCABDAB

Cevap Anh. B BDCBCABDAB

Sözel (İNG) AdD Bbaab 

Cevap Anh. B ABDCBADBAC

Sayısal (MAT)  cBadCC  acaA d

Cevap Anh. B BDBCBCCABBDBABC

Sayısal (FEN)   CAaDA ccADDBC

Cevap Anh. B CBCADDADBDADDBC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 8 1 53

Türkçe 15 8 1 53

Sözcükte Anlam / Atasözleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Sözcükle yapı / Ekler 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Paragrafta Anlam 2 1 0 50
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Edebi Türler 2 1 0 50
Görsel Okuma 2 1 0 50
Paragrafta Anlam ve Yapı 1 1 0 100

Sözel (SOS) 10 2 7 20

Sosyal Bilgiler 10 2 7 20

Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var 2 0 1 0
Türklerin Anayurdu Orta Asya 2 0 2 0
Hak, Özgürlük, Sorumluluk 1 0 1 0
İslamiyetin Doğuşu 1 1 0 100
Toplumdaki Rollerim 1 0 1 0
Bizi Biz Yapanlar 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler 4 2 2 50
Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri 4 4 0 100
Vahiy ve Vayhin Gönderiliş Amacı 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

Accepting and Refusing 3 3 0 100
Describing What People Do Regularly 5 0 4 0
Telling The Time and Dates 2 0 1 0

Sayısal (MAT) 15 4 7 27

Matematik 15 4 7 27

Çarpanlar ve Katlar 6 1 2 17
Üslü İfadeler 3 0 3 0
Ortak Çarpan Parantezi ve Dağılma Özelliği 1 1 0 100
İşlem Önceliği 1 1 0 100
Doğal Sayı Problemleri 4 1 2 25

Sayısal (FEN) 15 9 3 60

Fen 15 9 3 60

Güneş Sistemi 7 3 1 43
Güneş ve Ay Tutulmaları 4 3 1 75
Destek ve Hareket 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF KDS 1

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / HACI BEBEK

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF TEPE 57 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
131,107 84,160 2 2 468 544 851

Puanı Hesaplanan: 3 1902 2516 3935

Katılımlar: 2 3 2205 2978 4675

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,67 5,45 4,64

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 0,84 -0,55 1,68

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,66 4,67 1,75

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 -0,34 -0,45 1,19

Matematik 15 5 10 1,67 11 1,67 1,22 0,81

Fen 15 11 4 9,67 64 8,84 6,00 3,06

Toplam: 75 36 39 23,00 31 24,34 16,33 12,88

Sözel (TÜR) BdCBDadACbdBBac

Cevap Anh. A BBCBDDCACDBBBDD

Sözel (SOS) BADcadBcbd

Cevap Anh. A BADDCBBACB

Sözel (DİN) cBBDAdCBCb

Cevap Anh. A DBBDABCBCA

Sözel (İNG) dAdcbadbca

Cevap Anh. A BACADCBABD

Sayısal (MAT) bcdCBCAcaad*Cca

Cevap Anh. A DBBCBCABCBBDCAB

Sayısal (FEN) BdcBDADCAaDAdDC

Cevap Anh. A BCDBDADCADDABDC

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Paragrafta Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam / Atasözleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Sözcükle yapı / Ekler 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Edebi Türler 2 2 0 100
Paragrafta Anlam ve Yapı 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Görsel Okuma 2 0 2 0

Sözel (SOS) 10 4 6 40

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var 2 1 1 50
Toplumdaki Rollerim 1 1 0 100
Bizi Biz Yapanlar 3 1 2 33
Türklerin Anayurdu Orta Asya 2 1 1 50
Hak, Özgürlük, Sorumluluk 1 0 1 0
İslamiyetin Doğuşu 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri 4 3 1 75
Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler 4 4 0 100
Vahiy ve Vayhin Gönderiliş Amacı 2 0 2 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Describing What People Do Regularly 5 1 4 20
Telling The Time and Dates 2 0 2 0
Accepting and Refusing 3 0 3 0

Sayısal (MAT) 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

Üslü İfadeler 3 0 3 0
Çarpanlar ve Katlar 6 2 4 33
İşlem Önceliği 1 1 0 100
Ortak Çarpan Parantezi ve Dağılma Özelliği 1 1 0 100
Doğal Sayı Problemleri 4 1 3 25

Sayısal (FEN) 15 11 4 73

Fen 15 11 4 73

Güneş Sistemi 7 5 2 71
Güneş ve Ay Tutulmaları 4 4 0 100
Destek ve Hareket 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 3 2 1 67



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ 6. SINIF KDS 1 2978 4675

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,06 7,28 4,64 3,63 5,83 1,68 3,61 5,60 1,75 3,19 5,98 1,19 3,72 8,73 0,81 5,70 7,92 3,06 26,91 41,34 13,13 84,160

İl Ortalaması 7,05 7,21 4,64 3,56 5,83 1,62 3,57 5,57 1,72 3,24 5,84 1,29 3,64 8,62 0,77 5,80 7,79 3,20 26,86 40,86 13,24 84,520

KATILIMLAR

1
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
ÖMER FARUK ARIKAN

253 9,09 5,21 7,35 4,80 4,55 3,28 4,77 4,28 3,34 4,82 4,46 3,34 4,65 6,98 2,32 8,55 5,22 6,81 36,68 30,70 26,44 142,820

2
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Abdurrahim Karakoç

226 8,65 5,52 6,81 4,13 4,88 2,50 4,05 4,67 2,49 4,37 4,48 2,88 4,09 6,44 1,95 5,95 6,08 3,93 31,24 32,07 20,56 113,290

3
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
AKŞEMSEDDİN İMAM

79 8,32 5,76 6,40 4,39 5,13 2,68 4,76 4,73 3,18 3,47 5,72 1,56 4,00 8,16 1,28 7,30 6,59 5,11 32,24 36,09 20,21 107,630

4
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Akedaş Ortaokulu

233 7,78 6,52 5,61 4,24 5,37 2,45 4,01 4,87 2,39 3,51 5,67 1,62 3,94 7,81 1,34 7,33 6,72 5,09 30,81 36,96 18,50 106,660

5
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
HACI BEBEK

3 7,33 5,67 5,45 2,00 7,67 -0,55 6,00 4,00 4,67 2,00 7,33 -0,45 4,33 9,33 1,22 8,00 6,00 6,00 29,66 40,00 16,34 95,270

6
KAHRAMANMARAŞ /
DULKADİROĞLU
100.Yıl Ortaokulu

249 7,62 6,49 5,46 3,72 5,57 1,86 3,88 5,24 2,13 2,72 5,56 0,87 3,64 8,40 0,84 6,63 7,13 4,25 28,21 38,39 15,41 94,080

7
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
ARİF BALDUK

230 7,61 6,79 5,35 3,72 5,94 1,74 3,41 5,73 1,50 3,50 5,89 1,54 3,69 8,90 0,72 6,33 7,40 3,87 28,26 40,65 14,72 87,330

8
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Gazi Ortaokulu

289 7,17 6,49 5,01 3,52 5,38 1,73 3,32 5,13 1,61 3,46 5,04 1,78 3,11 7,36 0,66 5,79 6,96 3,47 26,37 36,36 14,26 83,020

9
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Binevler Ortaokulu

138 6,04 7,75 3,45 3,43 5,73 1,52 3,13 5,72 1,23 2,89 5,80 0,96 3,45 8,27 0,69 6,28 7,07 3,92 25,22 40,34 11,77 80,790

10
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Çukurhisar Ortaokulu

16 8,13 6,44 5,98 3,88 5,81 1,94 4,44 5,56 2,58 2,07 5,73 0,16 3,44 8,88 0,48 4,93 8,60 2,07 26,89 41,02 13,21 80,430

11
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Hacıağalar Ortaokulu

15 7,53 7,33 5,09 2,80 7,00 0,47 4,60 5,27 2,84 2,20 7,60 -0,33 3,73 9,93 0,42 6,07 8,33 3,29 26,93 45,46 11,78 77,250

12
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
Şekeroba Yunus Emre

98 7,24 7,01 4,91 2,87 5,90 0,90 3,46 5,33 1,68 2,95 5,77 1,03 3,52 7,89 0,89 5,13 8,15 2,41 25,17 40,05 11,82 75,300

13
KAHRAMANMARAŞ /
DULKADİROĞLU
Güzelyurt Ortaokulu

13 6,31 7,77 3,72 3,17 6,42 1,03 2,69 5,38 0,90 4,00 5,69 2,10 2,82 10,00 -0,52 5,31 8,69 2,41 24,30 43,95 9,64 72,390



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ 6. SINIF KDS 1 2978 4675

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,06 7,28 4,64 3,63 5,83 1,68 3,61 5,60 1,75 3,19 5,98 1,19 3,72 8,73 0,81 5,70 7,92 3,06 26,91 41,34 13,13 84,160

İl Ortalaması 7,05 7,21 4,64 3,56 5,83 1,62 3,57 5,57 1,72 3,24 5,84 1,29 3,64 8,62 0,77 5,80 7,79 3,20 26,86 40,86 13,24 84,520

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ 6. SINIF KDS 1 2978 4675

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,06 7,28 4,64 3,63 5,83 1,68 3,61 5,60 1,75 3,19 5,98 1,19 3,72 8,73 0,81 5,70 7,92 3,06 26,91 41,34 13,13 84,160

İl Ortalaması 7,05 7,21 4,64 3,56 5,83 1,62 3,57 5,57 1,72 3,24 5,84 1,29 3,64 8,62 0,77 5,80 7,79 3,20 26,86 40,86 13,24 84,520

KATILIMLAR

14
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Köseli Ortaokulu

60 6,50 7,97 3,84 3,03 6,70 0,80 3,37 6,13 1,32 2,56 6,85 0,27 3,10 9,23 0,02 4,93 8,27 2,18 23,49 45,15 8,43 69,340

15
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Şehit Soner Enes

66 6,26 8,17 3,53 3,15 6,32 1,04 3,11 6,06 1,09 2,42 6,59 0,22 3,26 8,97 0,27 4,97 9,05 1,95 23,17 45,16 8,10 65,660

16
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
SÜMBÜLLÜ ORTAOKULU

336 6,41 8,08 3,72 3,15 6,43 1,00 3,43 6,15 1,38 3,02 6,42 0,87 3,49 9,75 0,24 4,80 9,06 1,78 24,30 45,89 8,99 64,150

17
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Bulutoğlu Şehit İrfan

44 5,91 8,86 2,95 3,68 6,14 1,64 3,91 5,82 1,97 2,95 6,59 0,76 3,23 10,50 -0,27 6,00 8,59 3,14 25,68 46,50 10,19 58,780

18
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Fatmalı Yeşilkent

15 5,53 9,40 2,40 3,87 6,07 1,84 3,33 6,67 1,11 2,27 7,47 -0,22 3,20 11,67 -0,69 5,07 9,87 1,78 23,27 51,15 6,22 57,410

19
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Rabia Arıkan İmam

74 6,07 8,17 3,35 3,20 6,31 1,09 3,10 6,13 1,06 2,72 6,44 0,57 3,01 10,26 -0,41 4,56 9,25 1,48 22,66 46,56 7,14 56,960

20
KAHRAMANMARAŞ /
DULKADİROĞLU
Kanuni Ortaokulu

324 5,74 8,91 2,77 2,96 6,73 0,72 2,63 6,92 0,33 2,58 6,90 0,28 3,58 10,14 0,20 3,86 10,20 0,46 21,35 49,80 4,76 41,120

21
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Piri Reis Ortaokulu

128 5,14 9,28 2,05 2,70 6,89 0,41 3,28 6,19 1,22 2,36 6,88 0,06 3,27 10,44 -0,21 4,24 9,71 1,00 20,99 49,39 4,53 36,920

22
KAHRAMANMARAŞ /
DULKADİROĞLU
Rıdvan Hoca İmam

89 4,26 9,62 1,05 2,30 6,72 0,06 2,87 6,41 0,73 2,27 6,87 -0,02 3,40 10,23 -0,01 3,27 10,40 -0,20 18,37 50,25 1,61 26,480
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İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ 6. SINIF KDS 1 2978 4675

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,06 7,28 4,64 3,63 5,83 1,68 3,61 5,60 1,75 3,19 5,98 1,19 3,72 8,73 0,81 5,70 7,92 3,06 26,91 41,34 13,13 84,160

İl Ortalaması 7,05 7,21 4,64 3,56 5,83 1,62 3,57 5,57 1,72 3,24 5,84 1,29 3,64 8,62 0,77 5,80 7,79 3,20 26,86 40,86 13,24 84,520

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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