
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT HACI BEBEK 5. SINIF KDS 1 (20102101) 8 2311 3151 4903

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,30 4 5 2,44 4 6 1,87 4 5 2,06 5 7 3,01 5 8 2,78 30 38 17,46 107,690

Okul Ortalaması 7 8 3,88 4 6 1,96 5 5 3,33 3 6 0,96 5 8 2,42 5 9 2,38 28 40 14,93 133,060

KATILIMLAR

1 12 BATUHAN KİLİT 5A 11 3 10,00 7 3 6,00 8 1 7,67 6 1 5,67 11 1 10,67 11 4 9,67 54 13 49,68 267,670 1 1 185 196 318

2 13 BEHİÇ KİLİT 5A 11 4 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 3 4,00 11 3 10,00 11 4 9,67 57 15 52,01 266,590 2 2 188 199 322

3 29 GÜLİ** ÇETİN 5A 9 4 7,67 3 5 1,33 5 3 4,00 2 6 0,00 2 10 -1,33 3 4 1,67 24 32 13,34 61,090 3 3 1309 1629 2574

4 17 YAĞMUR KOÇ 5A 6 7 3,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 5 -0,67 5 9 2,00 4 11 0,33 23 45 8,00 46,657 4 4 1495 1886 2952

5 17 AIİ DURDU 5A 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 6 4 4,67 5 10 1,67 4 11 0,33 23 51 6,00 23,293 5 5 1770 2312 3625

6 14 EBRU KOKULU 5A 3 12 -1,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 5 2,33 1 13 -3,33 16 52 -1,34

7 11 ARİFEMRE GÖZÜAÇIK 5A 6 9 3,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 13 -3,33 3 12 -1,00 19 55 0,67

8 19 NURBANU GÖZÜAÇIK 5A 3 12 -1,00 1 8 -1,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 1 11 -2,67 5 10 1,67 11 60 -9,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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5A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT HACI BEBEK 5. SINIF KDS 1 (20102101) 8 2311 3151 4903

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,30 4 5 2,44 4 6 1,87 4 5 2,06 5 7 3,01 5 8 2,78 30 38 17,46 107,690

Okul Ortalaması 7 8 3,88 4 6 1,96 5 5 3,33 3 6 0,96 5 8 2,42 5 9 2,38 28 40 14,93 133,060

SINIF: 5A

KATILIMLAR

1 12 BATUHAN KİLİT 5A 11 3 10,00 7 3 6,00 8 1 7,67 6 1 5,67 11 1 10,67 11 4 9,67 54 13 49,68 267,670 1 1 185 196 318

2 13 BEHİÇ KİLİT 5A 11 4 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 3 4,00 11 3 10,00 11 4 9,67 57 15 52,01 266,590 2 2 188 199 322

3 29 GÜLİ** ÇETİN 5A 9 4 7,67 3 5 1,33 5 3 4,00 2 6 0,00 2 10 -1,33 3 4 1,67 24 32 13,34 61,090 3 3 1309 1629 2574

4 17 YAĞMUR KOÇ 5A 6 7 3,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 5 -0,67 5 9 2,00 4 11 0,33 23 45 8,00 46,657 4 4 1495 1886 2952

5 17 AIİ DURDU 5A 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 6 4 4,67 5 10 1,67 4 11 0,33 23 51 6,00 23,293 5 5 1770 2312 3625

6 14 EBRU KOKULU 5A 3 12 -1,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 5 2,33 1 13 -3,33 16 52 -1,34

7 11 ARİFEMRE GÖZÜAÇIK 5A 6 9 3,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 13 -3,33 3 12 -1,00 19 55 0,67

8 19 NURBANU GÖZÜAÇIK 5A 3 12 -1,00 1 8 -1,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 1 11 -2,67 5 10 1,67 11 60 -9,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT HACI BEBEK 5. SINIF KDS 1 (20102101)

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(8)
3,88 1,96 3,33 0,96 2,42 2,38 14,93 133,060

İlçe
(2311)

5,56 (15) 2,62 (10) 2,08 (3) 2,28 (12) 3,37 (8) 3,20 (11) 19,11 (8) 114,750
İl

(3151)
5,15 (18) 2,38 (12) 1,80 (3) 2,01 (14) 2,96 (10) 2,77 (12) 17,07 (10) 105,430

Genel
(4903)

5,30 (28) 2,44 (18) 1,87 (3) 2,06 (23) 3,01 (15) 2,78 (16) 17,46 (15) 107,690
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5A
(8)

3,88 1,96 3,33 0,96 2,42 2,38 14,93 133,060
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
HACI BEBEK okulunda 8 1
ONİKİŞUBAT ilçesinde 2311 115 19

KAHRAMANMARAŞ ilinde 3151 175 25 3
Genelde 4903 266 42 5 3

DERECELER

Genelde sınava 42 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 6. oldu

KAHRAMANMARAŞ ilinde sınava 25 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 3. oldu

ONİKİŞUBAT ilçesinde sınava 19 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 3. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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5A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT HACI BEBEK 5. SINIF KDS 1 (20102101)

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5A
(8)

3,88 1,96 3,33 0,96 2,42 2,38 14,93 133,060

Okul
(8)

3,88 (1) 1,96 (1) 3,33 (1) 0,96 (1) 2,42 (1) 2,38 (1) 14,93 (1) 133,060
İlçe

(2311)
5,56 (72) 2,62 (58) 2,08 (20) 2,28 (60) 3,37 (49) 3,20 (49) 19,11 (45) 114,750

İl
(3151)

5,15 (94) 2,38 (70) 1,80 (21) 2,01 (79) 2,96 (60) 2,77 (56) 17,07 (58) 105,430
Genel
(4903)

5,30 (136) 2,44 (98) 1,87 (31) 2,06 (110) 3,01 (84) 2,78 (76) 17,46 (88) 107,690
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5A şubesinde 8

Okulunuzda 8 1
ONİKİŞUBAT ilçesinde 2311 115 19

KAHRAMANMARAŞ ilinde 3151 175 25 3
Genelde 4903 266 42 5 3

DERECELER

Genelde sınava 266 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 46. oldu

KAHRAMANMARAŞ ilinde sınava 175 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 28. oldu

ONİKİŞUBAT ilçesinde sınava 115 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 26. oldu

Okulunuzda sınava 1 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF KDS 1 (20102101)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / HACI BEBEK

Öğrenci Numara Sınıf
AIİ DURDU 17 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
23,293 107,690 5 5 1770 2312 3625

Puanı Hesaplanan: 5 2036 2712 4238

Katılımlar: 8 8 2311 3151 4903

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 3,88 3,88 5,30

Sosyal Bilgiler 10 2 8 -0,67 -7 1,96 1,96 2,44

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 3,33 3,33 1,87

İngilizce 10 6 4 4,67 47 0,96 0,96 2,06

Matematik 15 5 10 1,67 11 2,42 2,42 3,01

Fen 15 4 11 0,33 2 2,38 2,38 2,78

Toplam: 75 23 51 6,00 8 14,92 14,92 16,86

Sözel (TÜR) badAdabadBdcBdb

Cevap Anh. A DDAACCADCBCDBCD

Sözel (SOS) BCacacdcbc

Cevap Anh. A BCDDBACAAB

Sözel (DİN) BBDa dbdcd

Cevap Anh. A BBDCDCDBDC

Sözel (İNG) bCdBDbCBCd

Cevap Anh. A ACABDDCBCA

Sayısal (MAT) adadDBAdAbaAdba

Cevap Anh. A CBCADBAAACCABCC

Sayısal (FEN) dbaabDABabacacB

Cevap Anh. A AACBCDABBDCBCDB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

Görsel Okuma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Parçada Anlam 4 1 3 25
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Parçada Anlam (Şiirde Ana Duygu) 1 0 1 0
Sözcükte Anlam (Söz Öbekleri) 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100

Sözel (SOS) 10 2 8 20

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Olaylar ve Sonuçları 1 1 0 100
Çocuk Hakları Her Yerde 2 1 1 50
Hak ve Sorumluluklarımız 1 0 1 0
Tarihe Yolculuk 2 0 2 0
Olaylar ve Sonuçlar 1 0 1 0
Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum 2 0 2 0
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerimiz 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 6 30

Din K.ve A.B. 10 3 6 30

Allah Yaratandır 3 1 2 33
Allah Vardır ve Birdir 3 1 1 33
Allah Görür ve İşitir 2 1 1 50
Allah Rahman ve Rahimdir 2 0 2 0

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Making Simple Inquiries 3 1 2 33
Expressing Likes And Dislikes 3 2 1 67
Greeting And Meeting People 1 1 0 100
Talking About Locations Of Things And People 1 1 0 100
Talking About Location Of Things and People 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

Doğal Sayılarla İşlemler 9 3 6 33
Doğal Sayılar 6 2 4 33

Sayısal (FEN) 15 4 11 27

Fen 15 4 11 27

Güneş’in Yapısı ve Özellikleri 2 0 2 0
Ay’ın Hareketleri ve Evreleri 4 1 3 25
Güneş, Dünya ve Ay 5 2 3 40
Ay’ın Yapısı ve Özellikleri 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF KDS 1 (20102101)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / HACI BEBEK

Öğrenci Numara Sınıf
ARİFEMRE GÖZÜAÇIK 11 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 8 8 2311 3151 4903

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 3,88 3,88 5,30

Sosyal Bilgiler 10 3 7 0,67 7 1,96 1,96 2,44

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,33 3,33 1,87

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,96 0,96 2,06

Matematik 15 1 13 -3,33 -22 2,42 2,42 3,01

Fen 15 3 12 -1,00 -7 2,38 2,38 2,78

Toplam: 75 19 55 0,67 1 14,92 14,92 16,86

Sözel (TÜR) DbA*DBCcBacabdc

Cevap Anh. B DDACDBCDBCACCAD

Sözel (SOS) ddCAbdcbdA

Cevap Anh. B CBCAABDDBA

Sözel (DİN) dDCcBbcCcB

Cevap Anh. B CDCBBDDCDB

Sözel (İNG) bdbcdaaaAa

Cevap Anh. B CADBACDBAC

Sayısal (MAT) aabddaddadcddA 

Cevap Anh. B BCACBDAACCACCAB

Sayısal (FEN) CcdabdddccddCBa

Cevap Anh. B CBCDABCBDBAACBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Görsel Okuma 2 0 2 0
Parçada Anlam 4 2 2 50
Sözcükte Anlam (Söz Öbekleri) 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Parçada Anlam (Şiirde Ana Duygu) 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 3 7 30

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Çocuk Hakları Her Yerde 2 0 2 0
Olaylar ve Sonuçları 1 0 1 0
Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum 2 1 1 50
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerimiz 1 1 0 100
Hak ve Sorumluluklarımız 1 0 1 0
Tarihe Yolculuk 2 0 2 0
Olaylar ve Sonuçlar 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Allah Yaratandır 3 0 3 0
Allah Vardır ve Birdir 3 2 1 67
Allah Rahman ve Rahimdir 2 2 0 100
Allah Görür ve İşitir 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Making Simple Inquiries 3 0 3 0
Greeting And Meeting People 1 0 1 0
Expressing Likes And Dislikes 3 0 3 0
Talking About Locations Of Things And People 1 0 1 0
Talking About Location Of Things and People 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 15 1 13 7

Matematik 15 1 13 7

Doğal Sayılarla İşlemler 9 1 8 11
Doğal Sayılar 6 0 5 0

Sayısal (FEN) 15 3 12 20

Fen 15 3 12 20

Ay’ın Hareketleri ve Evreleri 4 1 3 25
Ay’ın Yapısı ve Özellikleri 4 0 4 0
Güneş, Dünya ve Ay 5 1 4 20
Güneş’in Yapısı ve Özellikleri 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF KDS 1 (20102101)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / HACI BEBEK

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN KİLİT 12 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,670 107,690 1 1 185 196 318

Puanı Hesaplanan: 5 2036 2712 4238

Katılımlar: 8 8 2311 3151 4903

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 3,88 3,88 5,30

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 1,96 1,96 2,44

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 3,33 3,33 1,87

İngilizce 10 6 1 5,67 57 0,96 0,96 2,06

Matematik 15 11 1 10,67 71 2,42 2,42 3,01

Fen 15 11 4 9,67 64 2,38 2,38 2,78

Toplam: 75 54 13 49,67 66 14,92 14,92 16,86

Sözel (TÜR) bDACDBC BCbCaAD

Cevap Anh. B DDACDBCDBCACCAD

Sözel (SOS) CBCAbcbDBA

Cevap Anh. B CBCAABDDBA

Sözel (DİN) dDCBBDD DB

Cevap Anh. B CDCBBDDCDB

Sözel (İNG) CADBA  d C

Cevap Anh. B CADBACDBAC

Sayısal (MAT) cCACBDA CCA  AB

Cevap Anh. B BCACBDAACCACCAB

Sayısal (FEN) aBCDcBbBDBAACBb

Cevap Anh. B CBCDABCBDBAACBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 11 3 73

Türkçe 15 11 3 73

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Görsel Okuma 2 2 0 100
Parçada Anlam 4 3 0 75
Sözcükte Anlam (Söz Öbekleri) 1 1 0 100
Sözel Mantık 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Parçada Anlam (Şiirde Ana Duygu) 1 1 0 100

Sözel (SOS) 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Çocuk Hakları Her Yerde 2 1 1 50
Olaylar ve Sonuçları 1 1 0 100
Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum 2 1 1 50
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerimiz 1 1 0 100
Hak ve Sorumluluklarımız 1 0 1 0
Tarihe Yolculuk 2 2 0 100
Olaylar ve Sonuçlar 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

Allah Yaratandır 3 2 1 67
Allah Vardır ve Birdir 3 3 0 100
Allah Rahman ve Rahimdir 2 2 0 100
Allah Görür ve İşitir 2 1 0 50

Sözel (İNG) 10 6 1 60

İngilizce 10 6 1 60

Making Simple Inquiries 3 2 0 67
Greeting And Meeting People 1 1 0 100
Expressing Likes And Dislikes 3 2 1 67
Talking About Locations Of Things And People 1 0 0 0
Talking About Location Of Things and People 2 1 0 50

Sayısal (MAT) 15 11 1 73

Matematik 15 11 1 73

Doğal Sayılarla İşlemler 9 6 1 67
Doğal Sayılar 6 5 0 83

Sayısal (FEN) 15 11 4 73

Fen 15 11 4 73

Ay’ın Hareketleri ve Evreleri 4 2 2 50
Ay’ın Yapısı ve Özellikleri 4 4 0 100
Güneş, Dünya ve Ay 5 3 2 60
Güneş’in Yapısı ve Özellikleri 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF KDS 1 (20102101)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / HACI BEBEK

Öğrenci Numara Sınıf
BEHİÇ KİLİT 13 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,590 107,690 2 2 188 199 322

Puanı Hesaplanan: 5 2036 2712 4238

Katılımlar: 8 8 2311 3151 4903

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 3,88 3,88 5,30

Sosyal Bilgiler 10 9 1 8,67 87 1,96 1,96 2,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 3,33 3,33 1,87

İngilizce 10 5 3 4,00 40 0,96 0,96 2,06

Matematik 15 11 3 10,00 67 2,42 2,42 3,01

Fen 15 11 4 9,67 64 2,38 2,38 2,78

Toplam: 75 57 15 52,00 69 14,92 14,92 16,86

Sözel (TÜR) DDcAaCADCBCcBdD

Cevap Anh. A DDAACCADCBCDBCD

Sözel (SOS) BCDDBACAAc

Cevap Anh. A BCDDBACAAB

Sözel (DİN) BBDCDCDBDC

Cevap Anh. A BBDCDCDBDC

Sözel (İNG) ACABca aC 

Cevap Anh. A ACABDDCBCA

Sayısal (MAT) CBCADBddACCAB d

Cevap Anh. A CBCADBAAACCABCC

Sayısal (FEN) AACBdDcBBDaBCbB

Cevap Anh. A AACBCDABBDCBCDB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Görsel Okuma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Parçada Anlam 4 3 1 75
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Parçada Anlam (Şiirde Ana Duygu) 1 1 0 100
Sözcükte Anlam (Söz Öbekleri) 1 1 0 100
Sözel Mantık 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100

Sözel (SOS) 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Olaylar ve Sonuçları 1 1 0 100
Çocuk Hakları Her Yerde 2 1 1 50
Hak ve Sorumluluklarımız 1 1 0 100
Tarihe Yolculuk 2 2 0 100
Olaylar ve Sonuçlar 1 1 0 100
Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum 2 2 0 100
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerimiz 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Allah Yaratandır 3 3 0 100
Allah Vardır ve Birdir 3 3 0 100
Allah Görür ve İşitir 2 2 0 100
Allah Rahman ve Rahimdir 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

Making Simple Inquiries 3 2 1 67
Expressing Likes And Dislikes 3 2 1 67
Greeting And Meeting People 1 0 1 0
Talking About Locations Of Things And People 1 0 0 0
Talking About Location Of Things and People 2 1 0 50

Sayısal (MAT) 15 11 3 73

Matematik 15 11 3 73

Doğal Sayılarla İşlemler 9 6 2 67
Doğal Sayılar 6 5 1 83

Sayısal (FEN) 15 11 4 73

Fen 15 11 4 73

Güneş’in Yapısı ve Özellikleri 2 2 0 100
Ay’ın Hareketleri ve Evreleri 4 2 2 50
Güneş, Dünya ve Ay 5 3 2 60
Ay’ın Yapısı ve Özellikleri 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF KDS 1 (20102101)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / HACI BEBEK

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU KOKULU 14 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 8 8 2311 3151 4903

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 3,88 3,88 5,30

Sosyal Bilgiler 10 2 8 -0,67 -7 1,96 1,96 2,44

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,33 3,33 1,87

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,96 0,96 2,06

Matematik 15 4 5 2,33 16 2,42 2,42 3,01

Fen 15 1 13 -3,33 -22 2,38 2,38 2,78

Toplam: 75 16 52 -1,33 -2 14,92 14,92 16,86

Sözel (TÜR) cDbaDcbacabbCbc

Cevap Anh. B DDACDBCDBCACCAD

Sözel (SOS) dBacbacDac

Cevap Anh. B CBCAABDDBA

Sözel (DİN) bDCdBabCaa

Cevap Anh. B CDCBBDDCDB

Sözel (İNG) bAbcdbDacd

Cevap Anh. B CADBACDBAC

Sayısal (MAT) cadCBa     d AB

Cevap Anh. B BCACBDAACCACCAB

Sayısal (FEN)  aCadabcadcbdda

Cevap Anh. B CBCDABCBDBAACBD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Görsel Okuma 2 1 1 50
Parçada Anlam 4 0 4 0
Sözcükte Anlam (Söz Öbekleri) 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Parçada Anlam (Şiirde Ana Duygu) 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 2 8 20

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Çocuk Hakları Her Yerde 2 0 2 0
Olaylar ve Sonuçları 1 1 0 100
Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum 2 0 2 0
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerimiz 1 0 1 0
Hak ve Sorumluluklarımız 1 0 1 0
Tarihe Yolculuk 2 1 1 50
Olaylar ve Sonuçlar 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Allah Yaratandır 3 0 3 0
Allah Vardır ve Birdir 3 2 1 67
Allah Rahman ve Rahimdir 2 1 1 50
Allah Görür ve İşitir 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Making Simple Inquiries 3 2 1 67
Greeting And Meeting People 1 0 1 0
Expressing Likes And Dislikes 3 0 3 0
Talking About Locations Of Things And People 1 0 1 0
Talking About Location Of Things and People 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 15 4 5 27

Matematik 15 4 5 27

Doğal Sayılarla İşlemler 9 2 4 22
Doğal Sayılar 6 2 1 33

Sayısal (FEN) 15 1 13 7

Fen 15 1 13 7

Ay’ın Hareketleri ve Evreleri 4 0 3 0
Ay’ın Yapısı ve Özellikleri 4 1 3 25
Güneş, Dünya ve Ay 5 0 5 0
Güneş’in Yapısı ve Özellikleri 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF KDS 1 (20102101)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / HACI BEBEK

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLİ** ÇETİN 29 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
61,090 107,690 3 3 1309 1629 2574

Puanı Hesaplanan: 5 2036 2712 4238

Katılımlar: 8 8 2311 3151 4903

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 3,88 3,88 5,30

Sosyal Bilgiler 10 3 5 1,33 13 1,96 1,96 2,44

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 3,33 3,33 1,87

İngilizce 10 2 6 0,00 0 0,96 0,96 2,06

Matematik 15 2 10 -1,33 -9 2,42 2,42 3,01

Fen 15 3 4 1,67 11 2,38 2,38 2,78

Toplam: 75 24 32 13,33 18 14,92 14,92 16,86

Sözel (TÜR) DDAC BbDBCAaab 

Cevap Anh. B DDACDBCDBCACCAD

Sözel (SOS) daCcA abB 

Cevap Anh. B CBCAABDDBA

Sözel (DİN) CDC aaDa B

Cevap Anh. B CDCBBDDCDB

Sözel (İNG) bcDBd*ca  

Cevap Anh. B CADBACDBAC

Sayısal (MAT)  abCdDccaaca c 

Cevap Anh. B BCACBDAACCACCAB

Sayısal (FEN)  a Db  c B c  D

Cevap Anh. B CBCDABCBDBAACBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 9 4 60

Türkçe 15 9 4 60

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Görsel Okuma 2 2 0 100
Parçada Anlam 4 3 0 75
Sözcükte Anlam (Söz Öbekleri) 1 1 0 100
Sözel Mantık 1 0 0 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Parçada Anlam (Şiirde Ana Duygu) 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 3 5 30

Sosyal Bilgiler 10 3 5 30

Çocuk Hakları Her Yerde 2 0 1 0
Olaylar ve Sonuçları 1 0 1 0
Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum 2 2 0 100
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerimiz 1 0 1 0
Hak ve Sorumluluklarımız 1 0 1 0
Tarihe Yolculuk 2 1 1 50
Olaylar ve Sonuçlar 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

Allah Yaratandır 3 2 0 67
Allah Vardır ve Birdir 3 1 1 33
Allah Rahman ve Rahimdir 2 2 0 100
Allah Görür ve İşitir 2 0 2 0

Sözel (İNG) 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

Making Simple Inquiries 3 0 3 0
Greeting And Meeting People 1 1 0 100
Expressing Likes And Dislikes 3 1 2 33
Talking About Locations Of Things And People 1 0 1 0
Talking About Location Of Things and People 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 15 2 10 13

Matematik 15 2 10 13

Doğal Sayılarla İşlemler 9 0 8 0
Doğal Sayılar 6 2 2 33

Sayısal (FEN) 15 3 4 20

Fen 15 3 4 20

Ay’ın Hareketleri ve Evreleri 4 0 2 0
Ay’ın Yapısı ve Özellikleri 4 2 1 50
Güneş, Dünya ve Ay 5 1 1 20
Güneş’in Yapısı ve Özellikleri 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF KDS 1 (20102101)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / HACI BEBEK

Öğrenci Numara Sınıf
NURBANU GÖZÜAÇIK 19 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 8 8 2311 3151 4903

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 3,88 3,88 5,30

Sosyal Bilgiler 10 1 8 -1,67 -17 1,96 1,96 2,44

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,33 3,33 1,87

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 0,96 0,96 2,06

Matematik 15 1 11 -2,67 -18 2,42 2,42 3,01

Fen 15 5 10 1,67 11 2,38 2,38 2,78

Toplam: 75 11 60 -9,00 -12 14,92 14,92 16,86

Sözel (TÜR) DcdacdaDcacdbcD

Cevap Anh. B DDACDBCDBCACCAD

Sözel (SOS) bad dacaBc

Cevap Anh. B CBCAABDDBA

Sözel (DİN) bbdddcDaaa

Cevap Anh. B CDCBBDDCDB

Sözel (İNG) abacbdacca

Cevap Anh. B CADBACDBAC

Sayısal (MAT) a ca b cabbCbcc

Cevap Anh. B BCACBDAACCACCAB

Sayısal (FEN) CBCbbddcbBcbCdb

Cevap Anh. B CBCDABCBDBAACBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Görsel Okuma 2 0 2 0
Parçada Anlam 4 2 2 50
Sözcükte Anlam (Söz Öbekleri) 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Parçada Anlam (Şiirde Ana Duygu) 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 1 8 10

Sosyal Bilgiler 10 1 8 10

Çocuk Hakları Her Yerde 2 0 2 0
Olaylar ve Sonuçları 1 0 1 0
Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum 2 0 2 0
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerimiz 1 0 0 0
Hak ve Sorumluluklarımız 1 0 1 0
Tarihe Yolculuk 2 1 1 50
Olaylar ve Sonuçlar 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Allah Yaratandır 3 1 2 33
Allah Vardır ve Birdir 3 0 3 0
Allah Rahman ve Rahimdir 2 0 2 0
Allah Görür ve İşitir 2 0 2 0

Sözel (İNG) 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

Making Simple Inquiries 3 0 3 0
Greeting And Meeting People 1 0 1 0
Expressing Likes And Dislikes 3 0 3 0
Talking About Locations Of Things And People 1 0 1 0
Talking About Location Of Things and People 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 15 1 11 7

Matematik 15 1 11 7

Doğal Sayılarla İşlemler 9 1 5 11
Doğal Sayılar 6 0 6 0

Sayısal (FEN) 15 5 10 33

Fen 15 5 10 33

Ay’ın Hareketleri ve Evreleri 4 1 3 25
Ay’ın Yapısı ve Özellikleri 4 3 1 75
Güneş, Dünya ve Ay 5 0 5 0
Güneş’in Yapısı ve Özellikleri 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF KDS 1 (20102101)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / HACI BEBEK

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KOÇ 17 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
46,657 107,690 4 4 1495 1886 2952

Puanı Hesaplanan: 5 2036 2712 4238

Katılımlar: 8 8 2311 3151 4903

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 7 3,67 24 3,88 3,88 5,30

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 1,96 1,96 2,44

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,33 3,33 1,87

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 0,96 0,96 2,06

Matematik 15 5 9 2,00 13 2,42 2,42 3,01

Fen 15 4 11 0,33 2 2,38 2,38 2,78

Toplam: 75 23 45 8,00 11 14,92 14,92 16,86

Sözel (TÜR) cDAACdd C abdCb

Cevap Anh. A DDAACCADCBCDBCD

Sözel (SOS) aCbcdAbcAB

Cevap Anh. A BCDDBACAAB

Sözel (DİN) aBcCcaaBcd

Cevap Anh. A BBDCDCDBDC

Sözel (İNG)  a   bCaab

Cevap Anh. A ACABDDCBCA

Sayısal (MAT)  cadcabAbCaABCb

Cevap Anh. A CBCADBAAACCABCC

Sayısal (FEN) AbCdabc*abCdacB

Cevap Anh. A AACBCDABBDCBCDB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 6 7 40

Türkçe 15 6 7 40

Görsel Okuma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Parçada Anlam 4 1 1 25
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Parçada Anlam (Şiirde Ana Duygu) 1 0 1 0
Sözcükte Anlam (Söz Öbekleri) 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 0 1 0

Sözel (SOS) 10 4 6 40

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Olaylar ve Sonuçları 1 0 1 0
Çocuk Hakları Her Yerde 2 2 0 100
Hak ve Sorumluluklarımız 1 0 1 0
Tarihe Yolculuk 2 0 2 0
Olaylar ve Sonuçlar 1 1 0 100
Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum 2 1 1 50
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerimiz 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Allah Yaratandır 3 1 2 33
Allah Vardır ve Birdir 3 1 2 33
Allah Görür ve İşitir 2 0 2 0
Allah Rahman ve Rahimdir 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 1 5 10

İngilizce 10 1 5 10

Making Simple Inquiries 3 0 2 0
Expressing Likes And Dislikes 3 0 1 0
Greeting And Meeting People 1 0 0 0
Talking About Locations Of Things And People 1 1 0 100
Talking About Location Of Things and People 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 15 5 9 33

Matematik 15 5 9 33

Doğal Sayılarla İşlemler 9 3 5 33
Doğal Sayılar 6 2 4 33

Sayısal (FEN) 15 4 11 27

Fen 15 4 11 27

Güneş’in Yapısı ve Özellikleri 2 2 0 100
Ay’ın Hareketleri ve Evreleri 4 1 3 25
Güneş, Dünya ve Ay 5 1 4 20
Ay’ın Yapısı ve Özellikleri 4 0 4 0



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ 5. SINIF KDS 1 (20102101) 3151 4903

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,56 6,77 5,30 4,22 5,36 2,44 3,73 5,59 1,87 3,84 5,34 2,06 5,48 7,40 3,01 5,42 7,91 2,78 30,25 38,37 17,46 107,690

İl Ortalaması 7,42 6,80 5,15 4,15 5,33 2,38 3,65 5,55 1,80 3,76 5,26 2,01 5,38 7,25 2,96 5,34 7,73 2,77 29,70 37,92 17,07 105,430

KATILIMLAR

1
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
ÖMER FARUK ARIKAN

319 9,77 4,52 8,27 5,51 4,08 4,15 5,20 4,12 3,82 6,14 3,37 5,02 8,79 4,34 7,34 8,73 5,32 6,96 44,14 25,75 35,56 205,170

2
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Abdurrahim Karakoç

182 8,91 5,45 7,10 5,03 4,65 3,48 5,32 4,28 3,90 5,05 4,28 3,62 6,74 5,94 4,76 5,43 7,08 3,06 36,48 31,68 25,92 141,680

3
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
HACI BEBEK

8 6,50 7,88 3,88 3,88 5,75 1,96 4,88 4,63 3,33 2,88 5,75 0,96 5,00 7,75 2,42 5,25 8,63 2,38 28,39 40,39 14,93 133,060

4
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
AKŞEMSEDDİN İMAM

70 8,84 5,77 6,92 4,74 5,06 3,06 4,68 4,93 3,04 4,67 4,90 3,04 5,62 7,24 3,21 6,91 7,02 4,57 35,46 34,92 23,84 128,840

5
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Akedaş Ortaokulu

184 8,23 6,36 6,11 4,58 5,20 2,84 3,63 5,38 1,83 4,11 5,20 2,38 6,29 6,89 4,00 5,53 7,93 2,89 32,37 36,96 20,05 121,060

6
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Gazi Ortaokulu

365 7,96 6,31 5,86 4,60 4,95 2,95 3,77 5,42 1,96 4,06 4,83 2,45 5,28 6,70 3,05 6,07 6,71 3,84 31,74 34,92 20,11 111,530

7
KAHRAMANMARAŞ /
DULKADİROĞLU
100.Yıl Ortaokulu

256 7,69 6,00 5,69 4,11 4,90 2,48 3,36 5,42 1,56 3,43 4,91 1,80 5,21 6,57 3,02 4,87 7,39 2,41 28,67 35,19 16,96 103,510

8
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
Şekeroba Yunus Emre

143 7,61 6,75 5,36 4,35 5,29 2,58 3,70 5,69 1,81 3,72 5,17 2,00 5,07 7,20 2,67 5,03 8,11 2,33 29,48 38,21 16,75 96,090

9
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
ARİF BALDUK

240 7,18 7,16 4,79 4,17 5,49 2,34 3,52 5,80 1,58 3,69 5,57 1,83 4,98 8,02 2,31 5,72 7,69 3,16 29,26 39,73 16,01 95,820

10
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Zeki Karakız Ortaokulu

78 7,49 6,31 5,38 3,78 5,48 1,95 3,63 5,22 1,88 3,13 5,75 1,21 5,35 7,23 2,94 4,97 7,60 2,43 28,35 37,59 15,79 93,560

11
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Binevler Ortaokulu

157 6,87 7,45 4,38 3,71 5,62 1,83 3,21 5,97 1,22 3,26 5,83 1,31 5,03 8,03 2,35 5,22 8,10 2,52 27,30 41,00 13,61 91,200

12
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Çukurhisar Ortaokulu

17 7,41 5,88 5,45 3,47 5,41 1,67 3,12 5,29 1,35 2,76 5,47 0,94 5,29 6,41 3,16 5,19 6,44 3,04 27,24 34,90 15,61 90,830

13
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Bulutoğlu Şehit İrfan

27 6,85 8,07 4,16 4,37 5,44 2,56 3,41 6,26 1,32 2,74 6,70 0,51 5,37 9,07 2,35 4,96 9,52 1,79 27,70 45,06 12,69 85,620



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ 5. SINIF KDS 1 (20102101) 3151 4903

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,56 6,77 5,30 4,22 5,36 2,44 3,73 5,59 1,87 3,84 5,34 2,06 5,48 7,40 3,01 5,42 7,91 2,78 30,25 38,37 17,46 107,690

İl Ortalaması 7,42 6,80 5,15 4,15 5,33 2,38 3,65 5,55 1,80 3,76 5,26 2,01 5,38 7,25 2,96 5,34 7,73 2,77 29,70 37,92 17,07 105,430

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ 5. SINIF KDS 1 (20102101) 3151 4903

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,56 6,77 5,30 4,22 5,36 2,44 3,73 5,59 1,87 3,84 5,34 2,06 5,48 7,40 3,01 5,42 7,91 2,78 30,25 38,37 17,46 107,690

İl Ortalaması 7,42 6,80 5,15 4,15 5,33 2,38 3,65 5,55 1,80 3,76 5,26 2,01 5,38 7,25 2,96 5,34 7,73 2,77 29,70 37,92 17,07 105,430

KATILIMLAR

14
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Hacıağalar Ortaokulu

14 7,07 7,86 4,45 3,29 6,64 1,07 3,64 6,29 1,55 2,36 7,50 -0,14 4,93 8,21 2,19 5,50 9,14 2,45 26,79 45,64 11,57 84,710

15
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
SÜMBÜLLÜ ORTAOKULU

218 7,17 6,83 4,90 4,03 5,41 2,23 3,33 5,88 1,37 3,21 5,92 1,23 4,77 7,94 2,13 4,18 8,50 1,35 26,69 40,48 13,21 82,170

16
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Şehit Soner Enes

62 6,82 7,53 4,31 3,93 5,84 1,99 3,34 6,31 1,24 3,03 6,46 0,88 4,95 8,77 2,03 3,98 9,51 0,81 26,05 44,42 11,26 73,800

17
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Piri Reis Ortaokulu

200 6,86 7,25 4,44 3,48 5,84 1,53 3,15 5,75 1,23 2,88 5,44 1,07 4,26 8,16 1,54 4,23 8,36 1,45 24,86 40,80 11,26 71,670

18
KAHRAMANMARAŞ /
DULKADİROĞLU
Güzelyurt Ortaokulu

24 6,38 7,42 3,90 3,71 5,71 1,80 3,25 6,00 1,25 2,92 6,46 0,76 4,71 7,79 2,11 3,85 8,70 0,95 24,82 42,08 10,77 67,460

19
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
Yavuz Selim Ortaokulu

169 6,40 7,83 3,80 3,51 5,80 1,58 2,83 6,09 0,80 2,69 5,56 0,84 3,65 8,32 0,87 3,92 8,62 1,05 23,00 42,22 8,94 66,630

20
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Rabia Arıkan İmam

104 5,71 8,71 2,81 3,65 5,95 1,67 2,87 6,48 0,71 2,72 6,41 0,58 4,63 8,92 1,66 4,02 9,37 0,90 23,60 45,84 8,33 61,860

21
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Fatmalı Yeşilkent

23 5,83 8,61 2,96 3,35 6,57 1,16 2,83 6,91 0,52 2,96 6,78 0,70 4,26 8,65 1,38 4,59 9,73 1,35 23,82 47,25 8,07 53,630

22
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
Köseli Ortaokulu

19 6,37 8,16 3,65 3,21 6,47 1,05 3,21 6,05 1,19 2,57 4,79 0,98 3,19 5,69 1,29 3,00 7,00 0,67 21,55 38,16 8,83 51,920

23
KAHRAMANMARAŞ /
DULKADİROĞLU
Kanuni Ortaokulu

116 5,11 8,57 2,25 2,68 6,39 0,55 2,35 6,72 0,11 2,41 6,61 0,21 3,39 8,36 0,60 3,25 8,81 0,31 19,19 45,46 4,03 39,770

24
KAHRAMANMARAŞ /
DULKADİROĞLU
Rıdvan Hoca İmam

132 4,40 9,96 1,08 2,76 6,82 0,48 2,34 6,91 0,04 2,77 6,50 0,61 3,85 9,74 0,60 3,86 9,86 0,57 19,98 49,79 3,38 35,110

25
KAHRAMANMARAŞ /
ONİKİŞUBAT
ÖKKAŞ GÜMÜŞER

24 2,71 11,33 -1,07 2,63 6,46 0,47 3,96 5,46 2,14 1,79 6,92 -0,51 2,63 9,63 -0,58 3,46 11,00 -0,21 17,18 50,80 0,24 15,210



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ 5. SINIF KDS 1 (20102101) 3151 4903

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bilgiler Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,56 6,77 5,30 4,22 5,36 2,44 3,73 5,59 1,87 3,84 5,34 2,06 5,48 7,40 3,01 5,42 7,91 2,78 30,25 38,37 17,46 107,690

İl Ortalaması 7,42 6,80 5,15 4,15 5,33 2,38 3,65 5,55 1,80 3,76 5,26 2,01 5,38 7,25 2,96 5,34 7,73 2,77 29,70 37,92 17,07 105,430

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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