
İLÇE İLK 100 LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 693 963 3836

Sıra Kurum Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Bilgiler Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap Tarihi Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,97 7,45 8,49 5,63 3,89 4,33 6,70 2,72 5,79 4,17 4,17 2,78 5,19 7,96 2,54 8,31 9,30 5,21 40,97 35,49 29,14 201,850

KATILIMLAR

1
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Büyükimalı İlkokulu 77 LEYLA AKSU 8A 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 18 1 17,67 18 2 17,33 82 7 79,66 459,183 1 1 1 2 4

2
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
ŞEHİTLER ORTAOKULU 99 YUSUFCUK 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 11 3 10,00 19 1 18,67 76 8 73,34 411,887 1 1 2 22 47

3
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Şehit Niyazi Ergüven İlkokulu 133 HALİLİBRAHİM BOZDOĞAN 8A 17 2 16,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 16 4 14,67 17 3 16,00 74 15 69,00 407,957 1 1 3 23 55

4
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
TÜRKOĞLU YATILI BÖLGE ORTAOKULU 353 İCLAL ASLAN 8B 17 2 16,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 15 3 14,00 16 4 14,67 76 11 72,34 407,003 1 1 4 25 59

5
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Gaziosmanpaşa Ortaokulu 135 RAMAZAN ENES KOZ 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 3 5,00 13 6 11,00 17 2 16,33 74 13 69,67 400,417 1 1 5 33 75

6
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
TÜRKOĞLU YATILI BÖLGE ORTAOKULU 118 FADİME KÖK 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 15 4 13,67 16 4 14,67 75 14 70,34 399,863 2 2 6 36 80

7
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
TÜRKOĞLU YATILI BÖLGE ORTAOKULU 250 ALİ KENAN KAYADİBİ 8B 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 14 6 12,00 14 6 12,00 76 14 71,34 397,160 3 3 7 42 91

8
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
TÜRKOĞLU YATILI BÖLGE ORTAOKULU 40 FATMA ASLAN 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 14 6 12,00 16 4 14,67 75 14 70,34 396,683 4 4 8 43 92

9
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
TÜRKOĞLU YATILI BÖLGE ORTAOKULU 334 NESİBE ZÜMRA ÇELİK 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 12 3 11,00 15 3 14,00 73 10 69,67 384,670 5 5 9 57 123

10
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
ŞEHİTLER ORTAOKULU 44 AYŞE SUDE BAZ 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 11 3 10,00 16 3 15,00 73 10 69,67 383,250 2 2 10 59 131

11
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Şehit Niyazi Ergüven İlkokulu 118 BERRA KARA 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 18 2 17,33 12 8 9,33 71 19 64,66 383,227 2 2 11 60 132

12
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Ceceli Ortaokulu 150 MEHMET METEHAN TAŞKIN 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 13 3 12,00 13 5 11,33 71 13 66,66 377,713 1 1 12 66 147

13
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
ŞEHİT ABUZER DOĞAN ORTAOKULU 15 AHMET ALBENİ 8D 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 13 2 12,33 16 4 14,67 70 15 65,00 375,370 1 1 13 72 158

14
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
ŞEHİTLER ORTAOKULU 0 GÜLHAN ERDOĞAN 8A 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 3 11,00 16 4 14,67 71 14 66,34 372,397 3 3 14 73 169

15
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
TÜRKOĞLU YATILI BÖLGE ORTAOKULU 119 YAĞMUR KÖK 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 7 7,67 16 4 14,67 71 16 65,67 367,417 6 6 15 77 184

16
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
ŞEHİTLER ORTAOKULU 56 HAYRİYE NAZ KARATAŞ 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 9 3 8,00 16 3 15,00 69 12 65,00 364,390 4 4 16 82 193

17
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
TÜRKOĞLU YATILI BÖLGE ORTAOKULU 423 SÜMEYY  KILINÇ 8B 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 2 4,33 11 5 9,33 17 3 16,00 67 16 61,66 359,530 7 7 17 90 208

18
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
ŞEHİT ABUZER DOĞAN ORTAOKULU 103 EMRE AKAR 8C 17 2 16,33 7 2 6,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 8 6,33 16 4 14,67 69 16 63,66 355,120 1 2 18 96 225

19
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
TÜRKOĞLU YATILI BÖLGE ORTAOKULU 505 MESUT TÜRK 8B 13 6 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 6 1 5,67 14 5 12,33 15 5 13,33 66 19 59,66 353,403 8 8 19 97 234

20
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
TÜRKOĞLU YATILI BÖLGE ORTAOKULU 213 MEHMET AKİF YAŞAR 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 11 7 8,67 14 6 12,00 69 19 62,68 352,967 9 9 20 98 238

21
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Gaziosmanpaşa Ortaokulu 179 ELİFE NUR YÜKSEK 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 16 2 15,33 66 12 62,00 351,253 2 2 21 102 248

22
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
ŞEHİT ABUZER DOĞAN ORTAOKULU 63 BETÜL NAZ ORÇAN 8D 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 7 6,67 15 5 13,33 66 20 59,33 345,840 2 3 22 107 265



İLÇE İLK 100 LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 693 963 3836

Sıra Kurum Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Bilgiler Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap Tarihi Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,97 7,45 8,49 5,63 3,89 4,33 6,70 2,72 5,79 4,17 4,17 2,78 5,19 7,96 2,54 8,31 9,30 5,21 40,97 35,49 29,14 201,850

KATILIMLAR

23
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
TÜRKOĞLU YATILI BÖLGE ORTAOKULU 283 HACI MERT OLGUN 8B 12 8 9,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 16 4 14,67 15 5 13,33 62 28 52,66 345,587 10 10 23 108 266

24
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
TÜRKOĞLU YATILI BÖLGE ORTAOKULU 0 ZİŞAN GEVREK 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 3 8,00 13 6 11,00 66 15 61,01 342,963 11 11 24 111 277

25
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Gaziosmanpaşa Ortaokulu 75 GİZEM HARMAN 8A 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 4 7,67 12 8 9,33 66 17 60,33 341,750 3 3 25 112 285

26
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
ŞEHİT ABUZER DOĞAN ORTAOKULU 266 MERVE OĞUL 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 10 8 7,33 16 4 14,67 63 25 54,66 336,460 1 4 26 118 308

27
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
TÜRKOĞLU YATILI BÖLGE ORTAOKULU 104 YAVUZ SELİM BULUT 8B 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 11 8 8,33 15 5 13,33 65 24 56,99 335,983 12 12 27 119 310

28
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Akçalı Şehit Piyade Üstçavuş Ahmet Tündü
Ortaokulu

51 TUNAHAN KAPLAN 8A 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 3 4 1,67 10 3 9,00 16 3 15,00 61 18 55,01 332,737 1 1 28 123 329

29
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
TÜRKOĞLU YATILI BÖLGE ORTAOKULU 103 ŞEVKET CEVHER 8B 12 6 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 11 6 9,00 16 4 14,67 63 22 55,67 331,223 13 13 29 124 334

30
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
ŞEHİT ABUZER DOĞAN ORTAOKULU 259 MELEK RANA AŞÇI 8A 16 3 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 10 6 8,00 14 6 12,00 62 22 54,67 330,533 1 5 30 127 338

31
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Uzunsöğüt Ortaokulu 440 DİLARA PAKSOY 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 1 4,67 6 4 4,67 13 6 11,00 63 12 59,01 330,450 1 1 31 128 340

32
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
ŞEHİTLER ORTAOKULU 0 SAMET EMİROĞLU 8A 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 8 3 7,00 14 6 12,00 64 17 58,33 327,663 5 5 32 131 358

33
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
TÜRKOĞLU YATILI BÖLGE ORTAOKULU 212 UMUT TAÇYILDIZ 8B 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 7 7 4,67 17 3 16,00 63 21 56,00 327,087 14 14 33 132 364

34
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Büyükimalı İlkokulu 91 NESİBE NUR KAYA 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 10 9 7,00 14 6 12,00 62 27 53,00 326,397 2 2 34 135 369

35
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu 129 BEYZA NUR POYRAZ 8B 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 1 3 0,00 6 0 6,00 15 1 14,67 56 10 52,67 320,987 1 1 35 144 401

36
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Büyükimalı İlkokulu 76 KÜBRA SAYGILI 8B 15 5 13,33 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 12 6 10,00 11 8 8,33 61 26 52,33 317,263 1 3 36 153 425

37
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Yeşilyöre Ortaokulu 142 AYŞE NUR BOZKURT 8A 18 2 17,33 9 0 9,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 3 5,00 11 6 9,00 61 14 56,33 316,387 1 1 37 154 432

38
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
ŞEHİT ABUZER DOĞAN ORTAOKULU 236 KÜBRA ORÇAN 8B 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 4 5,67 12 7 9,67 63 17 57,34 315,280 2 6 38 156 438

39
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
YILDIZKENT ŞEHİT ŞEREF ORTAOKULU 822 AYŞE ŞEVVAL KARAGÖZ 8B 15 4 13,67 9 0 9,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 5 6,33 11 6 9,00 63 15 58,00 314,823 1 1 39 158 442

40
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Kadıoğlu Çiftliği Ortaokulu 0 GÜL AN FİDAN 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 5 7 2,67 16 4 14,67 63 19 56,67 314,507 1 1 40 160 444

41
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Akçalı Şehit Piyade Üstçavuş Ahmet Tündü
Ortaokulu

16 BATUHAN  KOZANOĞLU 8A 14 4 12,67 7 3 6,00 8 1 7,67 1 2 0,33 11 4 9,67 13 6 11,00 54 20 47,34 313,063 2 2 41 161 458

42
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Büyükimalı İlkokulu 90 ÖKKEŞ ALİ SAYGILI 8B 17 2 16,33 10 0 10,00 10 0 10,00 4 5 2,33 8 7 5,67 12 8 9,33 61 22 53,66 311,077 2 4 42 163 463

43
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Şehit Niyazi Ergüven İlkokulu 163 SÜMEYYE CAMBAZ 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 2 4,33 15 5 13,33 59 18 52,98 311,077 3 3 42 163 463

44
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Kılılı Cumhuriyet Ortaokulu 0 AYŞENUR SAKINMAZ 8A 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 4 5 2,33 10 8 7,33 14 5 12,33 59 27 49,99 310,067 1 1 44 165 466



İLÇE İLK 100 LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 693 963 3836

Sıra Kurum Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Bilgiler Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap Tarihi Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,97 7,45 8,49 5,63 3,89 4,33 6,70 2,72 5,79 4,17 4,17 2,78 5,19 7,96 2,54 8,31 9,30 5,21 40,97 35,49 29,14 201,850

KATILIMLAR

45
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Şehit Niyazi Ergüven İlkokulu 121 MUHAMMED EFE 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 3 4,00 10 7 7,67 11 8 8,33 60 24 52,01 309,213 4 4 45 168 471

46
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu 70 HASAN AKI 8A 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 3 3 2,00 8 4 6,67 15 5 13,33 58 20 51,34 308,720 1 2 46 170 475

47
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Yavuz Selim Ortaokulu 47 RUMEYSA YILMAZ 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 4 4 2,67 9 5 7,33 14 5 12,33 57 24 49,00 308,377 1 1 47 171 477

48
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Uzunsöğüt Ortaokulu 418 YUSUF ARI 8B 13 6 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 0 1 -0,33 8 2 7,33 15 5 13,33 54 16 48,67 307,540 1 2 48 172 479

49
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
TÜRKOĞLU YATILI BÖLGE ORTAOKULU 460 TARIK PALABIYIK 8B 11 6 9,00 8 1 7,67 8 2 7,33 7 3 6,00 11 6 9,00 13 5 11,33 58 23 50,33 306,747 15 15 49 173 482

50
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Uzunsöğüt Ortaokulu 457 EMİNE TÜRKMEN 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 3 2 2,33 5 3 4,00 13 4 11,67 56 14 51,33 306,720 2 3 50 174 483

51
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Kılılı Cumhuriyet Ortaokulu 165 BERAAT ERDOĞAN 8A 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 4 2 3,33 8 8 5,33 15 4 13,67 59 22 51,67 304,777 2 2 51 175 491

52
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Kılılı Cumhuriyet Ortaokulu 176 SILA KURT 8A 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 5 2 4,33 8 9 5,00 15 4 13,67 60 23 52,34 304,710 3 3 52 176 493

53
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Durdu Tansel İho 809 HÜMEYRA SOLMAZ 8B 15 5 13,33 6 4 4,67 10 0 10,00 2 5 0,33 8 7 5,67 15 5 13,33 56 26 47,33 304,687 1 1 53 177 494

54
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Şekeroba Yunus Emre Ortaokulu 181 HAYRİYEALEYNA KEKLİK 8D 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 5 3,33 5 4 3,67 12 7 9,67 59 19 52,67 304,487 1 1 54 178 496

55
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Ceceli Ortaokulu 58 YAVUZSELİM DEMİRDÖĞEN8A 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 6 3 5,00 14 6 12,00 59 20 52,33 303,030 2 2 55 180 505

56
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Akçalı Şehit Piyade Üstçavuş Ahmet Tündü
Ortaokulu

11 ENES ÇELİK 8A 18 1 17,67 7 2 6,33 8 2 7,33 4 3 3,00 5 5 3,33 13 6 11,00 55 19 48,66 301,990 3 3 56 182 512

57
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Yeşilyöre Ortaokulu 180 MELİKE SARI 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 2 1 1,67 15 5 13,33 58 15 53,01 301,983 2 2 57 183 513

58
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
ŞEHİTLER ORTAOKULU 60 HÜMEYRA 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 6 5 4,33 13 3 12,00 57 20 50,32 299,610 6 6 58 184 525

59
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Şehit Niyazi Ergüven İlkokulu 156 HAMDİ SAYDAM 8A 14 6 12,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 11 7 8,67 11 9 8,00 59 29 49,33 299,340 5 5 59 185 527

60
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Büyükimalı İlkokulu 83 MEHTAP SAYGILI 8A 15 3 14,00 8 1 7,67 10 0 10,00 6 4 4,67 5 4 3,67 13 5 11,33 57 17 51,34 298,243 3 5 60 187 536

61
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
TÜRKOĞLU YATILI BÖLGE ORTAOKULU 62 BEDİRHAN GÖNCÜOĞLU 8B 12 7 9,67 7 3 6,00 8 1 7,67 2 4 0,67 12 3 11,00 12 8 9,33 53 26 44,34 298,240 16 16 61 188 537

62
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Gaziosmanpaşa Ortaokulu 178 ELİFELA DENİZ 8A 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 5 2,33 8 4 6,67 13 7 10,67 56 24 48,00 298,120 4 4 62 190 540

63
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
ŞEHİT ABUZER DOĞAN ORTAOKULU 104 ERAY DEMİR 8C 17 2 16,33 8 2 7,33 10 0 10,00 2 3 1,00 7 10 3,67 13 7 10,67 57 24 49,00 297,737 2 7 63 193 546

64
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
YILDIZKENT ŞEHİT ŞEREF ORTAOKULU 838 ZEYNEP BOZDAĞ 8B 15 3 14,00 9 1 8,67 9 0 9,00 8 2 7,33 5 4 3,67 12 6 10,00 58 16 52,67 296,543 2 2 64 195 551

65
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Avşarlı Ortaokulu 69 MUSTA A EMRE AVŞAR 8A 15 3 14,00 9 1 8,67 10 0 10,00 4 5 2,33 7 6 5,00 12 6 10,00 57 21 50,00 296,380 1 1 65 196 552

66
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Kılılı Cumhuriyet Ortaokulu 0 ZEYNEP KURT 8D 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 6 8,00 9 10 5,67 58 27 49,01 295,910 1 4 66 197 553



İLÇE İLK 100 LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 693 963 3836

Sıra Kurum Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Bilgiler Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap Tarihi Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,97 7,45 8,49 5,63 3,89 4,33 6,70 2,72 5,79 4,17 4,17 2,78 5,19 7,96 2,54 8,31 9,30 5,21 40,97 35,49 29,14 201,850

KATILIMLAR

67
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Şehit Niyazi Ergüven İlkokulu 125 SAİD SALMAN 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 5 1,33 8 12 4,00 14 6 12,00 57 31 46,67 295,140 6 6 67 199 560

68
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Şekeroba Yunus Emre Ortaokulu 168 ŞERİFE NUR BAYAZIT 8E 15 4 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 4 4 2,67 6 5 4,33 13 6 11,00 56 21 49,01 294,377 1 2 68 201 563

69
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu 62 HALİL MAZI 8A 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 5 4 3,67 6 3 5,00 14 6 12,00 57 21 50,01 293,940 2 3 69 203 566

70
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Büyükimalı İlkokulu 74 İLKNUR ÜNLÜ 8B 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 3 6 1,00 9 5 7,33 11 6 9,00 56 24 48,00 293,327 3 6 70 204 573

71
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
YILDIZKENT ŞEHİT ŞEREF ORTAOKULU 834 BERAT YILDIRIM 8B 17 2 16,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 3 4,00 6 5 4,33 10 9 7,00 57 20 50,33 290,350 3 3 71 208 592

72
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
ŞEHİT ABUZER DOĞAN ORTAOKULU 57 SU ALBENİ 8C 13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 4 2,67 6 6 4,00 15 5 13,33 55 24 47,00 289,563 3 8 72 210 596

73
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Şehit Niyazi Ergüven İlkokulu 103 AYŞE AZRA GÜL 8A 16 3 15,00 8 2 7,33 10 0 10,00 4 2 3,33 3 8 0,33 15 5 13,33 56 20 49,32 289,047 7 7 73 211 600

74
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Ceceli Ortaokulu 60 ZEKERİYA YILMAZ 8A 15 4 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 9 6,00 55 22 47,67 288,090 3 3 74 212 602

75
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Şehit Niyazi Ergüven İlkokulu 112 AYBARS YAŞA 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 4 3 3,00 14 6 12,00 56 21 49,00 287,717 8 8 75 213 605

76
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Avşarlı Ortaokulu 74 ZEYNEP YILMAZ 8A 16 4 14,67 8 1 7,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 4 2,67 11 5 9,33 56 17 50,34 287,173 2 2 76 214 607

77
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
ŞEHİT ABUZER DOĞAN ORTAOKULU 60 BERFİN ASIR 8B 16 4 14,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 4 8 1,33 13 5 11,33 57 23 49,33 286,473 3 9 77 215 609

78
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Kılılı Cumhuriyet Ortaokulu 204 MERVE DEREBEYİ 8D 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 1 1 0,67 7 2 6,33 12 8 9,33 52 19 45,67 285,630 2 5 78 216 618

79
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
TÜRKOĞLU YATILI BÖLGE ORTAOKULU 379 ALAADDİN 8B 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 1 4,67 8 9 5,00 12 7 9,67 56 26 47,34 284,833 17 17 79 217 626

80
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu 98 ASUDE KAHR MAN 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 5 2,33 3 1 2,67 12 7 9,67 53 19 46,67 284,447 2 4 80 219 628

81
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
TÜRKOĞLU YATILI BÖLGE ORTAOKULU 107 ZEYNEP AVŞAR 8B 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 10 6 8,00 7 10 3,67 54 29 44,33 283,397 18 18 81 220 635

82
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Ceceli Ortaokulu 2 ALİ OSMAN GÖKÇE 8A 13 6 11,00 9 1 8,67 7 2 6,33 7 3 6,00 6 5 4,33 12 4 10,67 54 21 47,00 282,333 4 4 82 223 641

83
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
YILDIZKENT ŞEHİT ŞEREF ORTAOKULU 808 ESMA AKSOY 8A 16 2 15,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 4 5,67 7 9 4,00 56 19 49,66 282,017 1 4 83 224 644

84
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
ŞEHİTLER ORTAOKULU 77 EYLÜL MAZI 8A 16 4 14,67 7 2 6,33 9 1 8,67 3 4 1,67 6 4 4,67 10 5 8,33 51 20 44,34 280,273 7 7 84 225 649

85
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Gaziosmanpaşa Ortaokulu 209 HACER KURT 8A 14 5 12,33 6 4 4,67 9 1 8,67 4 3 3,00 2 3 1,00 16 4 14,67 51 20 44,34 279,837 5 5 85 227 655

86
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
ŞEHİT ABUZER DOĞAN ORTAOKULU 65 BEYZA NUR ZORBA 8B 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 7 4 5,67 12 7 9,67 52 28 42,67 278,880 4 10 86 229 663

87
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
ŞEHİT ABUZER DOĞAN ORTAOKULU 86 EBRAR ESLEM ORÇAN 8D 13 7 10,67 8 1 7,67 9 1 8,67 5 3 4,00 4 4 2,67 14 4 12,67 53 20 46,35 278,813 3 11 87 230 665

88
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Kadıoğlu Çiftliği Ortaokulu 24 ABDULAZİZ YILDIZ 8A 11 6 9,00 8 1 7,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 5 5,33 11 5 9,33 55 19 48,66 278,737 2 2 88 231 666



İLÇE İLK 100 LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 693 963 3836

Sıra Kurum Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Bilgiler Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap Tarihi Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,97 7,45 8,49 5,63 3,89 4,33 6,70 2,72 5,79 4,17 4,17 2,78 5,19 7,96 2,54 8,31 9,30 5,21 40,97 35,49 29,14 201,850

KATILIMLAR

89
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Şehit Niyazi Ergüven İlkokulu 151 SENEM DİLA 8A 13 6 11,00 8 2 7,33 7 1 6,67 2 2 1,33 8 6 6,00 12 6 10,00 50 23 42,33 277,803 9 9 89 234 675

90
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu 156 OSMANSAMETÖZYIRTICI 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 1 3 0,00 3 2 2,33 14 4 12,67 50 17 44,34 276,550 3 5 90 237 683

91
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
ŞEHİT ALİ EVRAN ORTAOKULU 33 AHMET DURAN KARABULUT8A 13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 2 5,33 7 2 6,33 10 9 7,00 54 22 46,67 275,827 1 1 91 239 687

92
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
YILDIZKENT ŞEHİT ŞEREF ORTAOKULU 802 MELİKENAZ KILIÇ 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 9 10 5,67 57 22 49,67 275,503 2 5 92 240 690

93
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu 144 HACER ÇILGI 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 9 0 9,00 3 4 1,67 1 2 0,33 12 8 9,33 52 17 46,33 275,400 3 6 93 241 691

94
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Şehit Niyazi Ergüven İlkokulu 183 EMİN ÜŞİ 8A 15 5 13,33 10 0 10,00 8 2 7,33 6 3 5,00 8 8 5,33 9 10 5,67 56 28 46,66 274,487 10 10 94 244 700

95
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Kadıoğlu Çiftliği Ortaokulu 48 KERİM ALMAZ 8A 12 6 10,00 8 1 7,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 5 4,33 10 7 7,67 56 19 49,67 273,467 3 3 95 246 707

96
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
YILDIZKENT ŞEHİT ŞEREF ORTAOKULU 817 NİSANUR KARABAYIR 8A 13 5 11,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 3 5,00 10 5 8,33 7 6 5,00 51 24 43,00 273,203 3 6 96 247 710

97
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
ŞEHİT ABUZER DOĞAN ORTAOKULU 43 AYŞENUR GEDİKBAŞ 8B 12 6 10,00 4 5 2,33 8 2 7,33 5 4 3,67 9 5 7,33 11 6 9,00 49 28 39,66 273,093 5 12 97 248 712

98
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
TÜRKOĞLU YATILI BÖLGE ORTAOKULU 205 PINAR EZGİ KAPLAN 8B 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 2 7 -0,33 8 5 6,33 8 7 5,67 52 25 43,67 271,850 19 19 98 251 724

99
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
Şehit Niyazi Ergüven İlkokulu 130 YUŞA KYNC 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 3 2 2,33 4 1 3,67 5 8 2,33 14 5 12,33 49 23 41,33 271,723 11 11 99 252 727

100
KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU
ŞEHİT ABUZER DOĞAN ORTAOKULU 387 ÖZLEM ALBENİ 8D 16 4 14,67 6 4 4,67 10 0 10,00 1 4 -0,33 4 4 2,67 12 6 10,00 49 22 41,68 271,450 4 13 100 254 730
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