
İLÇEDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 693 963 3836

Sıra Okul Kat.

Türkçe Sosyal Bilgiler Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap Tarihi Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,97 7,45 8,49 5,63 3,89 4,33 6,70 2,72 5,79 4,17 4,17 2,78 5,19 7,96 2,54 8,31 9,30 5,21 40,97 35,49 29,14 201,850

İl Ortalaması 11,48 6,80 9,21 5,98 3,49 4,82 7,34 2,12 6,63 3,98 3,74 2,74 5,29 7,03 2,94 8,65 8,79 5,72 42,72 31,97 32,06 221,700

İlçe Ortalaması 10,60 7,40 8,14 5,47 3,88 4,18 7,01 2,33 6,23 3,13 4,05 1,78 4,08 7,05 1,73 7,67 9,40 4,54 37,96 34,11 26,60 198,130

KATILIMLAR

1
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
Büyükimalı İlkokulu

9 15,33 4,00 14,00 7,56 2,33 6,78 9,67 0,22 9,59 4,67 3,67 3,44 7,56 4,78 5,96 10,67 7,33 8,22 55,46 22,33 47,99 291,030

2
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
ŞEHİTLER ORTAOKULU

15 14,60 4,80 13,00 8,00 1,20 7,60 9,07 0,80 8,80 5,13 3,40 4,00 6,00 5,36 4,21 11,47 5,80 9,53 54,27 21,36 47,14 281,330

3
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
TÜRKOĞLU YATILI

49 12,59 5,76 10,67 6,73 2,86 5,78 7,96 1,76 7,37 4,24 3,73 3,00 7,02 6,88 4,73 10,16 7,71 7,59 48,70 28,70 39,14 255,720

4
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
Gaziosmanpaşa

30 12,03 6,40 9,90 6,20 3,30 5,10 8,00 1,53 7,49 3,64 3,71 2,40 3,90 5,40 2,10 11,43 6,97 9,11 45,20 27,31 36,10 240,950

5
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
Şehit Niyazi Ergüven

41 11,75 6,93 9,44 6,58 3,10 5,54 7,75 1,75 7,17 3,26 2,92 2,29 5,40 7,15 3,02 10,13 8,53 7,28 44,87 30,38 34,74 231,260

6
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
Akçalı Şehit Piyade

10 11,80 7,20 9,40 5,30 4,40 3,83 7,80 2,00 7,13 2,20 3,70 0,97 5,20 7,30 2,77 9,80 9,60 6,60 42,10 34,20 30,70 223,150

7
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
Kılılı Cumhuriyet

30 11,10 7,07 8,74 6,20 3,10 5,17 8,17 1,47 7,68 3,21 3,32 2,11 5,10 7,33 2,66 7,90 9,50 4,73 41,68 31,79 31,09 214,130

8
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
Ceceli Ortaokulu

15 11,87 7,27 9,44 6,00 3,87 4,71 6,36 2,86 5,40 4,00 3,83 2,72 5,40 6,80 3,13 6,60 8,00 3,93 40,23 32,63 29,33 211,440

9
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
YILDIZKENT ŞEHİT

30 12,10 6,70 9,87 5,63 4,03 4,29 7,63 2,03 6,96 4,72 4,52 3,22 4,87 9,00 1,87 7,00 10,80 3,40 41,95 37,08 29,61 206,680

10
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
Kadıoğlu Çiftliği

14 10,57 7,93 7,93 5,64 3,57 4,45 7,29 2,43 6,48 6,14 3,36 5,02 4,36 9,29 1,26 8,21 9,50 5,05 42,21 36,08 30,19 205,820

11
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
Hacıbebek Ortaokulu

10 11,60 6,80 9,34 4,70 5,10 3,00 7,40 2,50 6,57 3,56 4,78 1,96 4,90 8,00 2,23 6,90 10,50 3,40 39,06 37,68 26,50 200,590

12
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
Beyoğlu İmam Hatip

31 10,84 6,45 8,69 5,16 3,35 4,04 7,06 1,90 6,43 2,14 2,95 1,16 2,62 4,00 1,29 7,58 8,03 4,90 35,40 26,68 26,51 198,580

13
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
ŞEHİT ABUZER DOĞAN

79 11,01 7,46 8,53 5,51 3,95 4,19 7,25 2,03 6,58 3,11 4,11 1,74 3,54 6,68 1,32 7,81 9,87 4,52 38,23 34,10 26,88 197,600



İLÇEDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 693 963 3836

Sıra Okul Kat.

Türkçe Sosyal Bilgiler Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap Tarihi Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,97 7,45 8,49 5,63 3,89 4,33 6,70 2,72 5,79 4,17 4,17 2,78 5,19 7,96 2,54 8,31 9,30 5,21 40,97 35,49 29,14 201,850

İl Ortalaması 11,48 6,80 9,21 5,98 3,49 4,82 7,34 2,12 6,63 3,98 3,74 2,74 5,29 7,03 2,94 8,65 8,79 5,72 42,72 31,97 32,06 221,700

İlçe Ortalaması 10,60 7,40 8,14 5,47 3,88 4,18 7,01 2,33 6,23 3,13 4,05 1,78 4,08 7,05 1,73 7,67 9,40 4,54 37,96 34,11 26,60 198,130

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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Sıra Okul Kat.

Türkçe Sosyal Bilgiler Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap Tarihi Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,97 7,45 8,49 5,63 3,89 4,33 6,70 2,72 5,79 4,17 4,17 2,78 5,19 7,96 2,54 8,31 9,30 5,21 40,97 35,49 29,14 201,850

İl Ortalaması 11,48 6,80 9,21 5,98 3,49 4,82 7,34 2,12 6,63 3,98 3,74 2,74 5,29 7,03 2,94 8,65 8,79 5,72 42,72 31,97 32,06 221,700

İlçe Ortalaması 10,60 7,40 8,14 5,47 3,88 4,18 7,01 2,33 6,23 3,13 4,05 1,78 4,08 7,05 1,73 7,67 9,40 4,54 37,96 34,11 26,60 198,130

KATILIMLAR

14
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
Avşarlı Ortaokulu

15 10,67 7,67 8,11 5,67 3,60 4,47 7,47 2,13 6,76 3,92 4,33 2,47 2,93 5,67 1,04 6,53 10,67 2,98 37,19 34,07 25,83 187,700

15
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
Yeşilyöre Ortaokulu

34 9,76 6,62 7,56 5,50 3,74 4,26 6,82 1,74 6,24 3,08 2,58 2,22 1,77 4,74 0,19 7,52 8,52 4,68 34,45 27,94 25,15 185,860

16
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
Şekeroba Yunus Emre

64 9,88 7,33 7,43 5,89 3,42 4,75 6,45 2,36 5,67 2,57 4,09 1,20 3,13 5,05 1,45 6,66 9,24 3,58 34,58 31,49 24,08 185,710

17
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
Yavuz Selim Ortaokulu

35 10,23 7,34 7,78 4,91 4,23 3,50 7,00 2,46 6,18 3,09 4,56 1,57 3,06 7,14 0,68 6,46 8,60 3,59 34,75 34,33 23,30 183,200

18
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
Küçük İmalı Ortaokulu

5 10,60 7,40 8,13 6,00 3,60 4,80 7,20 2,00 6,53 2,80 6,80 0,53 3,40 10,00 0,07 6,00 11,20 2,27 36,00 41,00 22,33 174,520

19
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
Yolderesi Ortaokulu

14 9,36 8,86 6,40 5,07 4,36 3,62 6,29 3,29 5,19 2,79 5,71 0,88 4,57 9,71 1,33 6,64 12,07 2,62 34,72 44,00 20,04 172,550

20
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
Uzunsöğüt Ortaokulu

40 9,18 8,45 6,36 4,23 5,10 2,52 5,85 3,15 4,80 1,68 3,81 0,41 3,13 6,03 1,12 5,97 9,18 2,91 30,04 35,72 18,12 167,980

21
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
SULTAN ALPARSLAN

15 8,93 9,27 5,84 4,20 4,80 2,60 6,33 3,40 5,20 3,60 4,93 1,96 3,40 7,53 0,89 6,20 10,87 2,58 32,66 40,80 19,07 167,070

22
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
DOLUCA ŞEHİT ALİ CAN

18 9,61 8,56 6,76 4,50 4,56 2,98 5,82 3,29 4,73 1,67 6,06 -0,35 4,39 9,89 1,09 6,06 11,44 2,24 32,05 43,80 17,45 165,600

23
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
ŞEHİT ALİ EVRAN

25 8,40 8,84 5,45 4,84 4,04 3,49 6,40 3,00 5,40 1,80 2,40 1,00 3,44 9,00 0,44 6,56 10,44 3,08 31,44 37,72 18,86 164,890

24
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
Durdu Tansel İho

25 8,08 7,64 5,53 3,88 5,40 2,08 5,88 2,88 4,92 1,75 4,44 0,27 3,20 7,32 0,76 6,16 11,12 2,45 28,95 38,80 16,01 158,760

25
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
Dedeler Ortaokulu

7 7,71 10,00 4,38 2,57 5,14 0,86 4,71 5,29 2,95 1,86 4,71 0,29 3,67 10,33 0,22 6,00 10,29 2,57 26,52 45,76 11,27 144,610

26
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
ŞEKEROBA İMAM HATİP

17 8,59 10,82 4,98 4,29 5,71 2,39 5,65 4,24 4,23 2,65 7,00 0,31 4,06 12,06 0,04 5,24 13,00 0,90 30,48 52,83 12,85 142,240



İLÇEDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 693 963 3836

Sıra Okul Kat.

Türkçe Sosyal Bilgiler Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap Tarihi Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,97 7,45 8,49 5,63 3,89 4,33 6,70 2,72 5,79 4,17 4,17 2,78 5,19 7,96 2,54 8,31 9,30 5,21 40,97 35,49 29,14 201,850

İl Ortalaması 11,48 6,80 9,21 5,98 3,49 4,82 7,34 2,12 6,63 3,98 3,74 2,74 5,29 7,03 2,94 8,65 8,79 5,72 42,72 31,97 32,06 221,700

İlçe Ortalaması 10,60 7,40 8,14 5,47 3,88 4,18 7,01 2,33 6,23 3,13 4,05 1,78 4,08 7,05 1,73 7,67 9,40 4,54 37,96 34,11 26,60 198,130

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLÇEDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 693 963 3836

Sıra Okul Kat.

Türkçe Sosyal Bilgiler Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap Tarihi Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,97 7,45 8,49 5,63 3,89 4,33 6,70 2,72 5,79 4,17 4,17 2,78 5,19 7,96 2,54 8,31 9,30 5,21 40,97 35,49 29,14 201,850

İl Ortalaması 11,48 6,80 9,21 5,98 3,49 4,82 7,34 2,12 6,63 3,98 3,74 2,74 5,29 7,03 2,94 8,65 8,79 5,72 42,72 31,97 32,06 221,700

İlçe Ortalaması 10,60 7,40 8,14 5,47 3,88 4,18 7,01 2,33 6,23 3,13 4,05 1,78 4,08 7,05 1,73 7,67 9,40 4,54 37,96 34,11 26,60 198,130

KATILIMLAR

27
KAHRAMANMARAŞ /
TÜRKOĞLU
MURAT ÇAKIROĞLU

16 7,44 10,81 3,83 3,50 6,06 1,48 4,69 4,94 3,04 1,87 6,07 -0,15 3,73 12,53 -0,44 5,53 12,60 1,33 26,76 53,01 9,09 130,820
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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