
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU ORTAOKULLARI GENEL LİSTE8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 680 680 950 3823

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap TarihiDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,48 6 4 4,33 7 3 5,79 4 4 2,78 5 8 2,54 8 9 5,21 41 36 29,13 201,770

Okul Ortalaması 11 7 8,12 5 4 4,15 7 2 6,22 3 4 1,80 4 7 1,73 8 9 4,52 38 34 26,54 197,600

KATILIMLAR

1 77 LEYLA AKSU 8A 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 18 1 17,67 18 2 17,33 82 7 79,66 459,183 1 1 1 2 4

2 99 YUSUFCUK 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 11 3 10,00 19 1 18,67 76 8 73,34 411,887 2 2 2 22 47

3 133 HALİLİBRAHİM BOZDOĞAN8A 17 2 16,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 16 4 14,67 17 3 16,00 74 15 69,00 407,957 3 3 3 23 55

4 353 İCLAL ASLAN 8B 17 2 16,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 15 3 14,00 16 4 14,67 76 11 72,34 407,003 1 4 4 25 59

5 135 RAMAZAN ENES KOZ 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 3 5,00 13 6 11,00 17 2 16,33 74 13 69,67 400,417 4 5 5 33 75

6 250 ALİ KENAN KAYADİBİ 8B 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 14 6 12,00 14 6 12,00 76 14 71,34 397,160 2 6 6 41 90

7 40 FATMA ASLAN 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 14 6 12,00 16 4 14,67 75 14 70,34 396,683 3 7 7 42 91

8 334 NESİBE ZÜMRA ÇELİK 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 12 3 11,00 15 3 14,00 73 10 69,67 384,670 4 8 8 56 122

9 44 AYŞE SUDE BAZ 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 11 3 10,00 16 3 15,00 73 10 69,67 383,250 5 9 9 58 130

10 118 BERRA KARA 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 18 2 17,33 12 8 9,33 71 19 64,66 383,227 6 10 10 59 131

11 150 MEHMET METEHAN TAŞKIN8A 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 13 3 12,00 13 5 11,33 71 13 66,66 377,713 7 11 11 65 146

12 15 AHMET ALBENİ 8D 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 13 2 12,33 16 4 14,67 70 15 65,00 375,370 1 12 12 71 157

13 0 GÜLHAN ERDOĞAN 8A 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 3 11,00 16 4 14,67 71 14 66,34 372,397 8 13 13 72 168

14 119 YAĞMUR KÖK 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 7 7,67 16 4 14,67 71 16 65,67 367,417 5 14 14 76 183

15 56 HAYRİYE NAZ KARATAŞ8A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 9 3 8,00 16 3 15,00 69 12 65,00 364,390 9 15 15 81 192

16 423 SÜMEYY  KILINÇ 8B 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 2 4,33 11 5 9,33 17 3 16,00 67 16 61,66 359,530 6 16 16 89 207

17 103 EMRE AKAR 8C 17 2 16,33 7 2 6,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 8 6,33 16 4 14,67 69 16 63,66 355,120 1 17 17 95 224

18 505 MESUT TÜRK 8B 13 6 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 6 1 5,67 14 5 12,33 15 5 13,33 66 19 59,66 353,403 7 18 18 96 233

19 213 MEHMET AKİF YAŞAR 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 11 7 8,67 14 6 12,00 69 19 62,68 352,967 8 19 19 97 237

20 179 ELİFE NUR YÜKSEK 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 16 2 15,33 66 12 62,00 351,253 10 20 20 101 247

21 63 BETÜL NAZ ORÇAN 8D 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 7 6,67 15 5 13,33 66 20 59,33 345,840 2 21 21 106 264

22 283 HACI MERT OLGUN 8B 12 8 9,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 16 4 14,67 15 5 13,33 62 28 52,66 345,587 9 22 22 107 265

23 0 ZİŞAN GEVREK 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 3 8,00 13 6 11,00 66 15 61,01 342,963 10 23 23 110 276

24 75 GİZEM HARMAN 8A 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 4 7,67 12 8 9,33 66 17 60,33 341,750 11 24 24 111 284

25 266 MERVE OĞUL 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 10 8 7,33 16 4 14,67 63 25 54,66 336,460 11 25 25 117 307

26 104 YAVUZ SELİM BULUT 8B 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 11 8 8,33 15 5 13,33 65 24 56,99 335,983 12 26 26 118 309

27 51 TUNAHAN KAPLAN 8A 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 3 4 1,67 10 3 9,00 16 3 15,00 61 18 55,01 332,737 12 27 27 122 328

28 103 ŞEVKET CEVHER 8B 12 6 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 11 6 9,00 16 4 14,67 63 22 55,67 331,223 13 28 28 123 333

29 259 MELEK RANA AŞÇI 8A 16 3 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 10 6 8,00 14 6 12,00 62 22 54,67 330,533 13 29 29 126 337

30 440 DİLARA PAKSOY 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 1 4,67 6 4 4,67 13 6 11,00 63 12 59,01 330,450 14 30 30 127 339

31 0 SAMET EMİROĞLU 8A 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 8 3 7,00 14 6 12,00 64 17 58,33 327,663 15 31 31 130 357

32 212 UMUT TAÇYILDIZ 8B 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 7 7 4,67 17 3 16,00 63 21 56,00 327,087 14 32 32 131 363

33 91 NESİBE NUR KAYA 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 10 9 7,00 14 6 12,00 62 27 53,00 326,397 16 33 33 134 368

34 76 KÜBRA SAYGILI 8B 15 5 13,33 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 12 6 10,00 11 8 8,33 61 26 52,33 317,263 15 34 34 151 423

35 142 AYŞE NUR BOZKURT 8A 18 2 17,33 9 0 9,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 3 5,00 11 6 9,00 61 14 56,33 316,387 17 35 35 152 430

36 236 KÜBRA ORÇAN 8B 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 4 5,67 12 7 9,67 63 17 57,34 315,280 16 36 36 154 436

37 822 AYŞE ŞEVVAL KARAGÖZ8B 15 4 13,67 9 0 9,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 5 6,33 11 6 9,00 63 15 58,00 314,823 17 37 37 156 440

38 0 GÜL AN FİDAN 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 5 7 2,67 16 4 14,67 63 19 56,67 314,507 18 38 38 158 442

39 16 BATUHAN  KOZANOĞLU8A 14 4 12,67 7 3 6,00 8 1 7,67 1 2 0,33 11 4 9,67 13 6 11,00 54 20 47,34 313,063 19 39 39 159 456

40 90 ÖKKEŞ ALİ SAYGILI 8B 17 2 16,33 10 0 10,00 10 0 10,00 4 5 2,33 8 7 5,67 12 8 9,33 61 22 53,66 311,077 18 40 40 161 461

41 163 SÜMEYYE CAMBAZ 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 2 4,33 15 5 13,33 59 18 52,98 311,077 20 40 40 161 461

42 0 AYŞENUR SAKINMAZ 8A 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 4 5 2,33 10 8 7,33 14 5 12,33 59 27 49,99 310,067 21 42 42 163 464

43 121 MUHAMMED EFE 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 3 4,00 10 7 7,67 11 8 8,33 60 24 52,01 309,213 22 43 43 166 469

44 70 HASAN AKI 8A 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 3 3 2,00 8 4 6,67 15 5 13,33 58 20 51,34 308,720 23 44 44 168 473

45 47 RUMEYSA YILMAZ 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 4 4 2,67 9 5 7,33 14 5 12,33 57 24 49,00 308,377 24 45 45 169 475

46 418 YUSUF ARI 8B 13 6 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 0 1 -0,33 8 2 7,33 15 5 13,33 54 16 48,67 307,540 19 46 46 170 477

47 460 TARIK PALABIYIK 8B 11 6 9,00 8 1 7,67 8 2 7,33 7 3 6,00 11 6 9,00 13 5 11,33 58 23 50,33 306,747 20 47 47 171 480
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU ORTAOKULLARI GENEL LİSTE8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 680 680 950 3823

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap TarihiDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,48 6 4 4,33 7 3 5,79 4 4 2,78 5 8 2,54 8 9 5,21 41 36 29,13 201,770

Okul Ortalaması 11 7 8,12 5 4 4,15 7 2 6,22 3 4 1,80 4 7 1,73 8 9 4,52 38 34 26,54 197,600

KATILIMLAR

48 457 EMİNE TÜRKMEN 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 3 2 2,33 5 3 4,00 13 4 11,67 56 14 51,33 306,720 25 48 48 172 481

49 165 BERAAT ERDOĞAN 8A 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 4 2 3,33 8 8 5,33 15 4 13,67 59 22 51,67 304,777 26 49 49 173 489

50 176 SILA KURT 8A 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 5 2 4,33 8 9 5,00 15 4 13,67 60 23 52,34 304,710 27 50 50 174 491

51 809 HÜMEYRA SOLMAZ 8B 15 5 13,33 6 4 4,67 10 0 10,00 2 5 0,33 8 7 5,67 15 5 13,33 56 26 47,33 304,687 21 51 51 175 492

52 181 HAYRİYEALEYNA KEKLİK8D 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 5 3,33 5 4 3,67 12 7 9,67 59 19 52,67 304,487 3 52 52 176 494

53 58 YAVUZSELİM DEMİRDÖĞEN8A 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 6 3 5,00 14 6 12,00 59 20 52,33 303,030 28 53 53 178 503

54 11 ENES ÇELİK 8A 18 1 17,67 7 2 6,33 8 2 7,33 4 3 3,00 5 5 3,33 13 6 11,00 55 19 48,66 301,990 29 54 54 180 510

55 180 MELİKE SARI 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 2 1 1,67 15 5 13,33 58 15 53,01 301,983 30 55 55 181 511

56 60 HÜMEYRA 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 6 5 4,33 13 3 12,00 57 20 50,32 299,610 31 56 56 182 523

57 156 HAMDİ SAYDAM 8A 14 6 12,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 11 7 8,67 11 9 8,00 59 29 49,33 299,340 32 57 57 183 525

58 83 MEHTAP SAYGILI 8A 15 3 14,00 8 1 7,67 10 0 10,00 6 4 4,67 5 4 3,67 13 5 11,33 57 17 51,34 298,243 33 58 58 185 534

59 62 BEDİRHAN GÖNCÜOĞLU8B 12 7 9,67 7 3 6,00 8 1 7,67 2 4 0,67 12 3 11,00 12 8 9,33 53 26 44,34 298,240 22 59 59 186 535

60 178 ELİFELA DENİZ 8A 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 5 2,33 8 4 6,67 13 7 10,67 56 24 48,00 298,120 34 60 60 188 538

61 104 ERAY DEMİR 8C 17 2 16,33 8 2 7,33 10 0 10,00 2 3 1,00 7 10 3,67 13 7 10,67 57 24 49,00 297,737 2 61 61 191 544

62 838 ZEYNEP BOZDAĞ 8B 15 3 14,00 9 1 8,67 9 0 9,00 8 2 7,33 5 4 3,67 12 6 10,00 58 16 52,67 296,543 23 62 62 193 549

63 69 MUSTA A EMRE AVŞAR8A 15 3 14,00 9 1 8,67 10 0 10,00 4 5 2,33 7 6 5,00 12 6 10,00 57 21 50,00 296,380 35 63 63 194 550

64 0 ZEYNEP KURT 8D 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 6 8,00 9 10 5,67 58 27 49,01 295,910 4 64 64 195 551

65 125 SAİD SALMAN 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 5 1,33 8 12 4,00 14 6 12,00 57 31 46,67 295,140 36 65 65 197 558

66 62 HALİL MAZI 8A 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 5 4 3,67 6 3 5,00 14 6 12,00 57 21 50,01 293,940 37 66 66 200 563

67 74 İLKNUR ÜNLÜ 8B 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 3 6 1,00 9 5 7,33 11 6 9,00 56 24 48,00 293,327 24 67 67 201 570

68 834 BERAT YILDIRIM 8B 17 2 16,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 3 4,00 6 5 4,33 10 9 7,00 57 20 50,33 290,350 25 68 68 205 589

69 57 SU ALBENİ 8C 13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 4 2,67 6 6 4,00 15 5 13,33 55 24 47,00 289,563 3 69 69 207 593

70 103 AYŞE AZRA GÜL 8A 16 3 15,00 8 2 7,33 10 0 10,00 4 2 3,33 3 8 0,33 15 5 13,33 56 20 49,32 289,047 38 70 70 208 597

71 60 ZEKERİYA YILMAZ 8A 15 4 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 9 6,00 55 22 47,67 288,090 39 71 71 209 599

72 112 AYBARS YAŞA 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 4 3 3,00 14 6 12,00 56 21 49,00 287,717 40 72 72 210 602

73 74 ZEYNEP YILMAZ 8A 16 4 14,67 8 1 7,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 4 2,67 11 5 9,33 56 17 50,34 287,173 41 73 73 211 604

74 60 BERFİN ASIR 8B 16 4 14,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 4 8 1,33 13 5 11,33 57 23 49,33 286,473 26 74 74 212 606

75 204 MERVE DEREBEYİ 8D 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 1 1 0,67 7 2 6,33 12 8 9,33 52 19 45,67 285,630 5 75 75 213 615

76 379 ALAADDİN 8B 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 1 4,67 8 9 5,00 12 7 9,67 56 26 47,34 284,833 27 76 76 214 623

77 98 ASUDE KAHR MAN 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 5 2,33 3 1 2,67 12 7 9,67 53 19 46,67 284,447 28 77 77 216 625

78 107 ZEYNEP AVŞAR 8B 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 10 6 8,00 7 10 3,67 54 29 44,33 283,397 29 78 78 217 632

79 2 ALİ OSMAN GÖKÇE 8A 13 6 11,00 9 1 8,67 7 2 6,33 7 3 6,00 6 5 4,33 12 4 10,67 54 21 47,00 282,333 42 79 79 220 638

80 808 ESMA AKSOY 8A 16 2 15,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 4 5,67 7 9 4,00 56 19 49,66 282,017 43 80 80 221 641

81 77 EYLÜL MAZI 8A 16 4 14,67 7 2 6,33 9 1 8,67 3 4 1,67 6 4 4,67 10 5 8,33 51 20 44,34 280,273 44 81 81 222 646

82 209 HACER KURT 8A 14 5 12,33 6 4 4,67 9 1 8,67 4 3 3,00 2 3 1,00 16 4 14,67 51 20 44,34 279,837 45 82 82 224 652

83 65 BEYZA NUR ZORBA 8B 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 7 4 5,67 12 7 9,67 52 28 42,67 278,880 30 83 83 226 660

84 86 EBRAR ESLEM ORÇAN 8D 13 7 10,67 8 1 7,67 9 1 8,67 5 3 4,00 4 4 2,67 14 4 12,67 53 20 46,35 278,813 6 84 84 227 662

85 24 ABDULAZİZ YILDIZ 8A 11 6 9,00 8 1 7,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 5 5,33 11 5 9,33 55 19 48,66 278,737 46 85 85 228 663

86 151 SENEM DİLA 8A 13 6 11,00 8 2 7,33 7 1 6,67 2 2 1,33 8 6 6,00 12 6 10,00 50 23 42,33 277,803 47 86 86 231 672

87 156 OSMANSAMETÖZYIRTICI8A 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 1 3 0,00 3 2 2,33 14 4 12,67 50 17 44,34 276,550 48 87 87 234 680

88 33 AHMET DURAN KARABULUT8A 13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 2 5,33 7 2 6,33 10 9 7,00 54 22 46,67 275,827 49 88 88 236 684

89 802 MELİKENAZ KILIÇ 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 9 10 5,67 57 22 49,67 275,503 50 89 89 237 687

90 144 HACER ÇILGI 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 9 0 9,00 3 4 1,67 1 2 0,33 12 8 9,33 52 17 46,33 275,400 31 90 90 238 688

91 183 EMİN ÜŞİ 8A 15 5 13,33 10 0 10,00 8 2 7,33 6 3 5,00 8 8 5,33 9 10 5,67 56 28 46,66 274,487 51 91 91 241 697

92 48 KERİM ALMAZ 8A 12 6 10,00 8 1 7,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 5 4,33 10 7 7,67 56 19 49,67 273,467 52 92 92 243 704

93 817 NİSANUR KARABAYIR 8A 13 5 11,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 3 5,00 10 5 8,33 7 6 5,00 51 24 43,00 273,203 53 93 93 244 707

94 43 AYŞENUR GEDİKBAŞ 8B 12 6 10,00 4 5 2,33 8 2 7,33 5 4 3,67 9 5 7,33 11 6 9,00 49 28 39,66 273,093 32 94 94 245 709
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU ORTAOKULLARI GENEL LİSTE8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 680 680 950 3823

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap TarihiDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,48 6 4 4,33 7 3 5,79 4 4 2,78 5 8 2,54 8 9 5,21 41 36 29,13 201,770

Okul Ortalaması 11 7 8,12 5 4 4,15 7 2 6,22 3 4 1,80 4 7 1,73 8 9 4,52 38 34 26,54 197,600

KATILIMLAR

95 205 PINAR EZGİ KAPLAN 8B 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 2 7 -0,33 8 5 6,33 8 7 5,67 52 25 43,67 271,850 33 95 95 248 721

96 130 YUŞA KYNC 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 3 2 2,33 4 1 3,67 5 8 2,33 14 5 12,33 49 23 41,33 271,723 54 96 96 249 724

97 387 ÖZLEM ALBENİ 8D 16 4 14,67 6 4 4,67 10 0 10,00 1 4 -0,33 4 4 2,67 12 6 10,00 49 22 41,68 271,450 7 97 97 251 727

98 134 İSMAİL ÜNLÜ 8A 13 3 12,00 8 2 7,33 4 1 3,67 2 2 1,33 7 6 5,00 12 6 10,00 46 20 39,33 271,103 55 98 98 252 729

99 182 HACER NUR KURT 8A 11 8 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 3 5,00 8 2 7,33 11 9 8,00 52 26 43,33 270,873 56 99 99 253 732

100 119 FURKAN ÇALIŞKAN 8A 12 7 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 8 5 6,33 12 7 9,67 50 31 39,68 270,377 57 100 100 254 736

101 21 FATMAGÜL UFAKSÖĞÜT8A 14 6 12,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 3 9 0,00 12 7 9,67 59 22 51,67 270,310 58 101 101 255 737

102 419 ÖZGE GÜÇLÜ 8B 12 7 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 4 3,67 6 7 3,67 13 7 10,67 54 27 45,02 270,283 34 102 102 256 738

103 101 AHMET SÜREK 8B 13 4 11,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 10 3,67 11 8 8,33 55 28 45,67 269,877 35 103 103 258 743

104 835 MUSTAFA DAĞLI 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 7 7,67 6 14 1,33 55 32 44,33 269,537 36 104 104 259 747

105 94 BÜŞRA HANÇER 8A 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 4 6 2,00 4 6 2,00 11 6 9,00 54 23 46,33 269,363 59 105 105 260 749

106 0 CEMİLE DURDU 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 4 7 1,67 8 10 4,67 56 23 48,34 268,937 60 106 106 261 752

107 153 EMİNE NUR İNCE 8B 16 3 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 1 2,67 4 1 3,67 9 9 6,00 50 16 44,68 268,587 37 107 107 262 756

108 0 EBRU      KARSU 8A 15 3 14,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 6 8 3,33 10 9 7,00 54 27 45,00 268,430 61 108 108 263 757

109 233 İLKER EFE OĞUL 8A 10 10 6,67 8 2 7,33 10 0 10,00 4 0 4,00 8 4 6,67 12 8 9,33 52 24 44,00 268,180 62 109 109 265 760

110 68 SUDENAZ DİKİLİTAŞ 8A 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 2 7 -0,33 13 5 11,33 53 23 45,33 266,840 63 110 110 268 772

111 127 EMİNE SUDE ÇELİK 8A 13 6 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 4 2,67 8 5 6,33 10 8 7,33 50 28 40,66 266,613 64 111 111 269 773

112 13 AYŞE ALEYNA TÜRKMEN8A 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 5 4 3,67 5 2 4,33 11 9 8,00 51 25 42,67 266,427 65 112 112 270 774

113 84 AYŞE GÜLCE GÖKTEPE8A 12 7 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 11 8 8,33 10 9 7,00 50 37 37,67 266,197 66 113 113 271 779

114 0 EDANUR BIYIKLI 8A 13 4 11,67 9 1 8,67 10 0 10,00 1 4 -0,33 6 9 3,00 12 6 10,00 51 24 43,01 265,877 67 114 114 272 784

115 186 RECEP DOĞAN 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 8 1,33 15 3 14,00 46 24 38,00 265,707 68 115 115 273 786

116 0 TALHA KALKANCI 8A 11 9 8,00 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 10 8 7,33 10 6 8,00 52 32 41,33 265,660 69 116 116 274 787

117 82 İREM SÜT 8E 14 1 13,67 6 3 5,00 6 2 5,33 2 5 0,33 8 2 7,33 8 8 5,33 44 21 36,99 265,120 1 117 117 275 789

118 806 EFRAH İMAKBAŞAK 8A 16 3 15,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 5 6 3,00 10 10 6,67 52 28 42,66 264,687 70 118 118 276 792

119 400 HAYRUNNİSAAKAMALAK8B 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 14 4 12,67 50 28 40,67 263,747 38 119 119 277 800

120 216 H İBRAHİM ÇOMRUK 8A 11 7 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 4 3 3,00 4 5 2,33 14 5 12,33 50 23 42,33 262,037 71 120 120 279 813

121 117 CUMA BERK GÜRBÜZ 8B 13 4 11,67 7 0 7,00 7 1 6,67 2 1 1,67 7 5 5,33 9 5 7,33 45 16 39,67 261,887 39 121 121 280 814

122 31 CANAN ÖZEL 8A 12 4 10,67 9 0 9,00 10 0 10,00 4 4 2,67 5 8 2,33 12 7 9,67 52 23 44,34 261,613 72 122 122 282 817

123 54 ÖZGE SENA YILMAZ 8A 14 4 12,67 9 1 8,67 8 0 8,00 3 0 3,00 1 0 1,00 11 4 9,67 46 9 43,01 259,517 73 123 123 283 827

124 0 RAVZA     SÜT 8A 11 8 8,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 5 10 1,67 14 4 12,67 52 29 42,34 259,270 74 124 124 284 830

125 169 AYŞE AKBABA 8A 13 6 11,00 8 2 7,33 10 0 10,00 2 4 0,67 5 10 1,67 13 6 11,00 51 28 41,67 259,103 75 125 125 285 831

126 0 HATİCE LİMON 8E 11 7 8,67 6 3 5,00 9 1 8,67 4 3 3,00 8 4 6,67 10 8 7,33 48 26 39,34 258,343 2 126 126 286 836

127 355 YASİN ÇINAR 8C 13 3 12,00 7 2 6,33 8 1 7,67 3 0 3,00 11 4 9,67 42 10 38,67 258,213 4 127 127 287 839

128 262 MUHAMMED EMİN GÖK8A 13 6 11,00 7 3 6,00 8 1 7,67 2 6 0,00 4 4 2,67 13 6 11,00 47 26 38,34 257,907 76 128 128 288 842

129 0 RÜVEYDA KAYABAŞI 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 4 5 2,33 8 6 6,00 50 23 42,33 257,730 77 129 129 289 843

130 123 İSMAİL KARADENİZ 8A 9 9 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 2 2 1,33 8 6 6,00 13 7 10,67 48 28 38,67 257,593 78 130 130 290 844

131 824 CELAL SALMAN 8B 15 3 14,00 6 2 5,33 6 4 4,67 10 0 10,00 5 6 3,00 8 9 5,00 50 24 42,00 256,413 40 131 131 291 853

132 3 BAHAR BAŞAK YILDIZ 8B 13 4 11,67 7 1 6,67 9 1 8,67 3 2 2,33 5 7 2,67 11 7 8,67 48 22 40,68 256,013 41 132 132 293 856

133 362 SÜLEYMAN BOLAT 8B 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 5 1,33 7 8 4,33 8 9 5,00 49 31 38,66 255,800 42 133 133 294 858

134 40 OĞULCAN SAFA 8A 13 4 11,67 4 6 2,00 9 1 8,67 4 3 3,00 7 10 3,67 11 7 8,67 48 31 37,68 255,623 79 134 134 295 859

135 171 DURDU MEHMET DENİZ8A 7 6 5,00 6 2 5,33 9 0 9,00 4 2 3,33 6 2 5,33 13 5 11,33 45 17 39,32 255,577 80 135 135 296 860

136 55 AZİME NUR 8A 11 9 8,00 7 3 6,00 10 0 10,00 5 5 3,33 4 7 1,67 14 5 12,33 51 29 41,33 254,893 81 136 136 299 868

137 58 BETÜL YAVŞAN 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 5 5 3,33 5 1 4,67 9 10 5,67 49 26 40,34 254,823 82 137 137 300 869

138 56 EŞREF LİMON 8E 12 7 9,67 8 2 7,33 10 0 10,00 3 0 3,00 5 2 4,33 10 8 7,33 48 19 41,66 254,423 3 138 138 301 873

139 159 PERİHAN AKI 8B 16 4 14,67 6 4 4,67 9 0 9,00 1 3 0,00 2 2 1,33 11 7 8,67 45 20 38,34 254,193 43 139 139 302 875

140 131 DÖNDÜ NUR KEKLİK 8B 15 4 13,67 2 4 0,67 10 0 10,00 1 4 -0,33 3 0 3,00 10 5 8,33 41 17 35,34 252,107 44 140 140 305 887

141 86 ZEYNEP GÖKBURUN 8A 13 6 11,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 5 9 2,00 10 7 7,67 52 28 42,67 251,560 83 141 141 306 889
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU ORTAOKULLARI GENEL LİSTE8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 680 680 950 3823

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap TarihiDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,48 6 4 4,33 7 3 5,79 4 4 2,78 5 8 2,54 8 9 5,21 41 36 29,13 201,770

Okul Ortalaması 11 7 8,12 5 4 4,15 7 2 6,22 3 4 1,80 4 7 1,73 8 9 4,52 38 34 26,54 197,600

KATILIMLAR

142 24 ESMA SULTAN AKILLI 8A 14 5 12,33 6 4 4,67 10 0 10,00 4 5 2,33 5 10 1,67 11 7 8,67 50 31 39,67 251,417 84 142 142 308 892

143 113 NACİYE NUR KISAKÜREK8A 13 5 11,33 8 1 7,67 10 0 10,00 2 1 1,67 2 4 0,67 12 6 10,00 47 17 41,34 251,297 85 143 143 309 893

144 8 VELİ 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 2 3 1,00 4 6 2,00 8 9 5,00 48 24 40,00 251,033 86 144 144 310 895

145 0 BİLAL      TOMURCUK 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 3 0 3,00 4 2 3,33 7 13 2,67 48 21 41,00 250,990 87 145 145 311 897

146 120 DİLARA ÇELİK 8B 13 6 11,00 8 2 7,33 10 0 10,00 3 4 1,67 5 8 2,33 10 5 8,33 49 25 40,66 250,667 45 146 146 312 900

147 182 SULTAN KOCATÜRK 8A 12 6 10,00 5 4 3,67 7 2 6,33 6 3 5,00 3 1 2,67 12 7 9,67 45 23 37,34 249,620 88 147 147 313 912

148 106 HACER ATA 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 7 4 5,67 7 13 2,67 51 30 41,01 249,517 89 148 148 314 914

149 307 FATMA NUR AKÇAKAYA8D 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 6 3 5,00 6 13 1,67 51 27 42,00 249,313 8 149 149 315 915

150 115 İSA KARASU 8A 11 8 8,33 9 1 8,67 10 0 10,00 3 3 2,00 4 7 1,67 13 7 10,67 50 26 41,34 249,167 90 150 150 317 917

151 237 HİRA UZ 8B 15 3 14,00 8 2 7,33 9 0 9,00 4 4 2,67 2 5 0,33 10 7 7,67 48 21 41,00 249,147 46 151 151 318 918

152 175 SAYGILI NAZİFE NUR 8B 14 5 12,33 7 2 6,33 9 0 9,00 4 6 2,00 8 12 4,00 8 8 5,33 50 33 38,99 248,683 47 152 152 319 923

153 238 ÖMER KAŞIK 8B 15 5 13,33 3 7 0,67 9 1 8,67 2 3 1,00 6 6 4,00 10 10 6,67 45 32 34,34 248,257 48 153 153 320 926

154 0 MEHMET ADEM 8A 10 10 6,67 7 3 6,00 9 1 8,67 2 5 0,33 6 6 4,00 13 6 11,00 47 31 36,67 247,480 91 154 154 321 930

155 809 GİZEM AKGÜL 8B 15 5 13,33 8 2 7,33 8 1 7,67 7 3 6,00 4 4 2,67 7 8 4,33 49 23 41,33 247,330 49 155 155 322 931

156 38 HULUSİ KİLİT 8A 11 6 9,00 5 4 3,67 7 3 6,00 6 2 5,33 11 6 9,00 40 21 33,00 247,247 92 156 156 323 933

157 282 ŞERİFEÇOMRUK 8A 12 4 10,67 6 4 4,67 7 2 6,33 5 4 3,67 3 5 1,33 12 5 10,33 45 24 37,00 246,860 93 157 157 324 936

158 164 SEMA NUR ÇAM 8C 14 5 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 4 1 3,67 7 10 3,67 49 22 41,68 246,450 5 158 158 325 938

159 337 HABİB KISA 8B 13 6 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 4 8 1,33 12 7 9,67 46 24 38,00 245,873 50 159 159 327 946

160 148 MUSTAFA GÜNEŞ 8E 13 2 12,33 10 0 10,00 7 0 7,00 4 3 3,00 2 2 1,33 9 6 7,00 45 13 40,66 245,790 4 160 160 328 948

161 12 ABDULLAH İLGEN 8A 15 5 13,33 6 4 4,67 10 0 10,00 2 2 1,33 2 10 -1,33 13 7 10,67 48 28 38,67 245,727 94 161 161 329 950

162 482 YİĞT  BOZDOĞAN 8B 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 4 3 3,00 6 8 3,33 7 7 4,67 49 26 40,33 244,517 51 162 162 330 958

163 72 CELİL OĞUL 8C 11 6 9,00 9 1 8,67 10 0 10,00 3 4 1,67 12 6 10,00 45 17 39,34 244,493 6 163 163 331 959

164 226 FATMA YARALI 8A 12 8 9,33 9 0 9,00 9 1 8,67 4 5 2,33 6 8 3,33 10 9 7,00 50 31 39,66 243,613 95 164 164 332 967

165 812 ÖMER ÖZBEK 8A 11 6 9,00 4 5 2,33 6 4 4,67 4 6 2,00 9 5 7,33 9 9 6,00 43 35 31,33 243,190 96 165 165 334 971

166 0 HİRA      TAŞ 8A 10 10 6,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 6 6 4,00 11 8 8,33 49 31 38,67 242,020 97 166 166 335 986

167 268 ONUR EFE DURU 8B 11 8 8,33 6 4 4,67 8 1 7,67 1 3 0,00 4 5 2,33 13 5 11,33 43 26 34,33 241,873 52 167 167 336 987

168 107 YUNUS EMRE USLU 8A 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 13 2,67 13 7 10,67 50 40 36,68 241,387 98 168 168 337 992

169 46 SEVDE GÖZÜELA 8A 15 4 13,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 5 2,33 7 10 3,67 48 27 39,00 240,530 99 169 169 340 1005

170 203 ZİŞAN KEKEÇ 8C 13 4 11,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 1 4,67 2 5 0,33 9 6 7,00 47 18 41,00 239,723 7 170 170 342 1011

171 216 ELİF KÜBRA KÜMPERLİ8A 14 5 12,33 6 3 5,00 8 2 7,33 7 2 6,33 4 6 2,00 8 8 5,33 47 26 38,32 239,500 100 171 171 343 1014

172 245 KÜBRA AKILLI 8C 13 5 11,33 8 2 7,33 7 2 6,33 4 0 4,00 3 4 1,67 9 6 7,00 44 19 37,66 239,193 8 172 172 344 1017

173 76 ENVER KURT 8A 12 6 10,00 4 5 2,33 10 0 10,00 4 4 2,67 11 6 9,00 41 21 34,00 239,063 101 173 173 345 1019

174 292 AHMET YOĞUN 8B 14 4 12,67 8 2 7,33 8 2 7,33 1 4 -0,33 12 8 9,33 43 20 36,33 238,937 53 174 174 346 1021

175 169 ELİF ORÇAN 8B 15 4 13,67 6 1 5,67 9 0 9,00 2 1 1,67 2 0 2,00 7 6 5,00 41 12 37,01 238,377 54 175 175 347 1026

176 67 CANSU ORÇAN 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 2 13 -2,33 11 9 8,00 51 34 39,67 238,197 55 176 176 348 1029

177 145 ÖZLEM ÇAVUŞOĞLU 8A 10 6 8,00 4 5 2,33 10 0 10,00 5 1 4,67 6 7 3,67 10 7 7,67 45 26 36,34 238,133 102 177 177 349 1033

178 30 BERAT DURDU 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 4 2,67 6 6 4,00 9 11 5,33 45 35 33,34 238,073 103 178 178 350 1035

179 132 FATMAGÜL ERGÜVEN 8A 11 7 8,67 4 5 2,33 7 3 6,00 2 2 1,33 6 4 4,67 11 8 8,33 41 29 31,33 237,890 104 179 179 351 1036

180 140 EREN ÇELİK 8A 17 3 16,00 5 5 3,33 8 2 7,33 4 6 2,00 1 11 -2,67 12 8 9,33 47 35 35,32 237,253 105 180 180 353 1044

181 101 AHMET AŞICI 8E 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 1 1 0,67 5 3 4,00 6 13 1,67 44 25 35,68 235,750 5 181 181 356 1057

182 243 MEHMET EREN  ORÇAN8C 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 1 2 0,33 12 8 9,33 43 20 36,33 235,617 9 182 182 357 1059

183 58 BERAT 8A 14 4 12,67 9 1 8,67 9 1 8,67 2 3 1,00 4 4 2,67 7 9 4,00 45 22 37,68 235,583 106 183 183 358 1060

184 172 DUYG U TOSUN 8A 11 7 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 5 7 2,67 10 9 7,00 48 31 37,67 235,157 107 184 184 359 1066

185 827 EMİNE TÜRKMEN 8B 12 7 9,67 5 5 3,33 8 2 7,33 6 3 5,00 7 10 3,67 9 9 6,00 47 36 35,00 235,077 56 185 185 360 1068

186 170 EMİNE FEYZA ÇELİK 8A 11 8 8,33 8 2 7,33 9 1 8,67 3 2 2,33 4 6 2,00 11 8 8,33 46 27 36,99 234,317 108 186 186 361 1078

187 382 GÜZEL ÖZGE NUR 8D 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 4 4 2,67 7 9 4,00 7 12 3,00 48 35 36,34 234,183 9 187 187 362 1080

188 350 HAMZA YİĞİT 8D 13 3 12,00 7 3 6,00 6 3 5,00 1 4 -0,33 1 0 1,00 10 4 8,67 38 17 32,34 233,580 10 188 188 363 1084
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU ORTAOKULLARI GENEL LİSTE8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 680 680 950 3823

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap TarihiDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,48 6 4 4,33 7 3 5,79 4 4 2,78 5 8 2,54 8 9 5,21 41 36 29,13 201,770

Okul Ortalaması 11 7 8,12 5 4 4,15 7 2 6,22 3 4 1,80 4 7 1,73 8 9 4,52 38 34 26,54 197,600

KATILIMLAR

189 174 EBRU BÜŞRA HARMAN8C 11 8 8,33 7 2 6,33 9 1 8,67 4 4 2,67 4 5 2,33 10 6 8,00 45 26 36,33 233,553 10 189 189 364 1085

190 2 KAĞAN KOZANOĞLU 8A 11 9 8,00 5 5 3,33 9 1 8,67 2 1 1,67 7 4 5,67 9 10 5,67 43 30 33,01 233,237 109 190 190 365 1090

191 452 KÜBRA KEL PİR 8B 11 8 8,33 5 5 3,33 9 1 8,67 1 5 -0,67 6 3 5,00 10 9 7,00 42 31 31,66 233,017 57 191 191 366 1095

192 185 ZEKİYE KIJIÇASLAN 8A 11 6 9,00 5 3 4,00 6 3 5,00 4 5 2,33 3 9 0,00 13 3 12,00 42 29 32,33 232,800 110 192 192 368 1097

193 0 OSMN ÇETİN 8A 12 8 9,33 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 11 9 8,00 8 12 4,00 43 47 27,32 231,880 111 193 193 369 1104

194 313 CEMAL SOLMAZ 8B 11 8 8,33 6 4 4,67 9 0 9,00 1 1 0,67 3 4 1,67 12 7 9,67 42 24 34,01 231,817 58 194 194 370 1105

195 209 RAMAZAN NALBANT 8A 14 5 12,33 9 1 8,67 7 3 6,00 3 4 1,67 5 5 3,33 6 8 3,33 44 26 35,33 231,460 112 195 195 371 1108

196 4444 ABDURRAHMAN AKAR 8A 12 6 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 3 5 1,33 8 4 6,67 45 23 37,34 231,327 113 196 196 372 1112

197 270 MERVE OĞUL 8A 12 8 9,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 2 2 1,33 9 8 6,33 47 24 39,00 231,063 114 197 197 374 1114

198 0 MERVE ZELİHA ÇOMAK8A 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 2 5 0,33 5 1 4,67 7 11 3,33 42 29 32,33 230,810 115 198 198 375 1120

199 184 AYSU SIĞIRCI 8A 13 6 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 0 4 -1,33 3 4 1,67 10 8 7,33 42 26 33,34 229,873 116 199 199 376 1128

200 168 MERYEM ÖLMEZ 8A 10 9 7,00 3 5 1,33 9 0 9,00 3 0 3,00 3 11 -0,67 15 5 13,33 43 30 32,99 229,327 117 200 200 377 1135

201 72 HAYRUNNİSA DEMİRCİ 8B 8 9 5,00 9 1 8,67 8 2 7,33 2 6 0,00 4 2 3,33 12 7 9,67 43 27 34,00 229,113 59 201 201 379 1140

202 21 HEDİYE SOLMAZ 8B 12 7 9,67 6 4 4,67 8 2 7,33 2 5 0,33 4 4 2,67 10 8 7,33 42 30 32,00 228,427 60 202 202 380 1144

203 0 HÜSNE GÜL ERGİN 8A 10 9 7,00 3 1 2,67 8 2 7,33 4 5 2,33 5 3 4,00 11 9 8,00 41 29 31,33 228,307 118 203 203 381 1148

204 804 AYŞENUR SAYGILI 8A 14 5 12,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 4 3,67 6 7 3,67 6 13 1,67 47 33 36,01 228,300 119 204 204 382 1149

205 57 GAMZE GÜL 8B 13 5 11,33 7 3 6,00 9 1 8,67 3 6 1,00 4 7 1,67 9 10 5,67 45 32 34,34 226,890 61 205 205 385 1160

206 195 KEVSER POY AZ 8C 12 5 10,33 5 5 3,33 10 0 10,00 5 4 3,67 4 8 1,33 9 8 6,33 45 30 34,99 226,590 11 206 206 386 1163

207 850 MERVESENABOZDOĞAN8B 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 2 4 0,67 5 8 2,33 9 11 5,33 45 34 33,67 225,377 62 207 207 387 1169

208 67 DİLAN KURT 8A 10 6 8,00 5 5 3,33 9 1 8,67 3 4 1,67 5 6 3,00 10 8 7,33 42 30 32,00 225,013 120 208 208 389 1177

209 245 HÜSNEGÜL ASLAN 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 5 11 1,33 8 10 4,67 47 37 34,67 224,980 121 209 209 390 1178

210 355 HAVVANURÇINAR 8B 11 6 9,00 7 2 6,33 8 2 7,33 1 4 -0,33 7 7 4,67 8 10 4,67 42 31 31,67 224,900 63 210 210 391 1179

211 93 UFUK EMRE ORÇAN 8A 14 6 12,00 6 3 5,00 8 2 7,33 3 5 1,33 3 7 0,67 9 8 6,33 43 31 32,66 224,010 122 211 211 394 1193

212 848 RÜVEYDA DEMİR 8B 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 1 7 -1,33 2 6 0,00 10 10 6,67 44 31 33,67 223,937 64 212 212 395 1194

213 813 ZEYNEP BERFİN AKSOY8A 15 5 13,33 4 5 2,33 9 1 8,67 6 3 5,00 5 4 3,67 5 13 0,67 44 31 33,67 223,920 123 213 213 396 1195

214 27 İRFAN KARADAĞLI 8B 11 6 9,00 6 4 4,67 10 0 10,00 2 6 0,00 3 4 1,67 10 8 7,33 42 28 32,67 222,333 65 214 214 398 1212

215 15 AYŞEGÜL TOPAKTAŞ 8A 13 6 11,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 8 0,33 9 9 6,00 45 33 34,00 222,027 124 215 215 399 1215

216 421 HÜSEYİN EFE YİĞİT 8D 14 6 12,00 8 2 7,33 9 0 9,00 6 3 5,00 2 4 0,67 7 11 3,33 46 26 37,33 222,023 11 216 216 400 1216

217 403 SAMET KOZAN 8A 9 9 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 5 6 3,00 9 6 7,00 44 30 34,01 221,953 125 217 217 401 1217

218 37 MERVE TÜNDÜKOZAN 8A 13 5 11,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 5 0,33 6 7 3,67 7 12 3,00 43 34 31,66 221,423 126 218 218 404 1222

219 0 FATMA KIZILASLAN 8A 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 4 6 2,00 0 8 -2,67 10 4 8,67 46 26 37,34 221,033 127 219 219 406 1226

220 331 NESRİN ÖZDEMİR 8B 9 8 6,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 6 0,00 3 1 2,67 11 7 8,67 40 27 31,00 220,963 66 220 220 407 1227

221 142 FURKAN HASIRCI 8A 11 8 8,33 8 2 7,33 9 1 8,67 0 4 -1,33 3 9 0,00 12 7 9,67 43 31 32,67 220,807 128 221 221 408 1228

222 35 EMİNE KİLİT 8A 16 4 14,67 5 5 3,33 8 2 7,33 4 6 2,00 4 11 0,33 7 9 4,00 44 37 31,66 220,450 129 222 222 411 1236

223 71 GİZEM  NAZ  KAYA 8A 13 5 11,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 3 4,00 2 4 0,67 6 7 3,67 44 21 37,00 220,137 130 223 223 412 1239

224 7 SÜMEYYE BAYANA 8A 13 5 11,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 3 4,00 3 4 1,67 5 9 2,00 45 22 37,67 219,777 131 224 224 414 1244

225 495 ENES BAĞCI 8A 14 4 12,67 5 5 3,33 8 2 7,33 2 7 -0,33 2 3 1,00 8 7 5,67 39 28 29,67 219,243 132 225 225 415 1249

226 817 SUDENUR AKARCA 8B 12 8 9,33 7 3 6,00 8 1 7,67 3 7 0,67 7 13 2,67 9 11 5,33 46 43 31,67 219,220 67 226 226 416 1250

227 47 MELİKE KISA 8A 14 5 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 3 4,00 0 1 -0,33 7 6 5,00 41 20 34,33 219,217 133 227 227 417 1251

228 266 AHMET CEREN 8B 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 4 2,67 1 5 -0,67 8 9 5,00 43 28 33,66 219,037 68 228 228 418 1254

229 418 FURKAN KARATAŞ 8B 12 7 9,67 6 4 4,67 10 0 10,00 3 7 0,67 5 12 1,00 10 10 6,67 46 40 32,68 218,947 69 229 229 419 1256

230 58 FURKAN GÜLER 8A 11 6 9,00 6 3 5,00 8 1 7,67 1 1 0,67 3 5 1,33 10 8 7,33 39 24 31,00 218,190 134 230 230 420 1261

231 221 EZGİ NAS GÖK 8A 8 4 6,67 4 3 3,00 9 0 9,00 3 2 2,33 5 1 4,67 6 3 5,00 35 13 30,67 217,640 135 231 231 421 1264

232 192 EZGİ NİSA CİNKARA 8A 11 4 9,67 5 5 3,33 9 0 9,00 1 2 0,33 3 7 0,67 10 7 7,67 39 25 30,67 217,550 136 232 232 422 1266

233 68 FATMA GÜL TIRAŞ 8B 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 2 5 0,33 2 6 0,00 8 11 4,33 45 29 35,33 217,400 70 233 233 424 1270

234 77 İSMAİL YAVŞAN 8A 12 6 10,00 9 0 9,00 9 1 8,67 2 5 0,33 4 7 1,67 7 8 4,33 43 27 34,00 216,737 137 234 234 425 1276

235 180 EMİNE KEKL İK 8D 9 10 5,67 10 0 10,00 9 1 8,67 4 4 2,67 4 2 3,33 8 9 5,00 44 26 35,34 216,607 12 235 235 426 1280
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU ORTAOKULLARI GENEL LİSTE8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 680 680 950 3823

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap TarihiDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,48 6 4 4,33 7 3 5,79 4 4 2,78 5 8 2,54 8 9 5,21 41 36 29,13 201,770

Okul Ortalaması 11 7 8,12 5 4 4,15 7 2 6,22 3 4 1,80 4 7 1,73 8 9 4,52 38 34 26,54 197,600

KATILIMLAR

236 40 ASİYE OKUMUŞ 8D 13 6 11,00 5 5 3,33 9 1 8,67 1 3 0,00 4 3 3,00 7 10 3,67 39 28 29,67 215,863 13 236 236 427 1289

237 162 ZEYNEP NUR BALKAN 8A 12 5 10,33 4 4 2,67 9 1 8,67 2 2 1,33 5 2 4,33 6 11 2,33 38 25 29,66 215,483 138 237 237 428 1291

238 73 DAMLA NUR İŞİK 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 7 1 6,67 4 6 2,00 8 12 4,00 39 29 29,34 215,133 139 238 238 429 1296

239 833 ALİ EMİN KURT 8B 12 5 10,33 6 3 5,00 9 0 9,00 2 7 -0,33 6 10 2,67 7 9 4,00 42 34 30,67 215,067 71 239 239 430 1297

240 80 MİNA TATLI 8A 13 7 10,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 5 7 2,67 8 10 4,67 41 39 28,01 214,940 140 240 240 431 1300

241 70 SULTAN GÖK 8A 13 6 11,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 5 2,33 4 5 2,33 8 9 5,00 39 35 27,32 214,853 141 241 241 432 1302

242 0 EYLÜL SENA BILDIRCIN8C 12 8 9,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 4 10 0,67 8 10 4,67 47 35 35,34 214,787 12 242 242 433 1304

243 335 AZRA AKBAŞ 8A 14 5 12,33 7 3 6,00 9 1 8,67 1 3 0,00 2 7 -0,33 8 8 5,33 41 27 32,00 214,700 142 243 243 434 1306

244 479 NİSA NURTTAŞ AN 8B 12 4 10,67 3 5 1,33 9 1 8,67 6 1 5,67 2 5 0,33 7 5 5,33 39 21 32,00 214,447 72 244 244 435 1308

245 122 NUR HARSE 8D 12 8 9,33 7 2 6,33 9 1 8,67 3 6 1,00 1 9 -2,00 12 8 9,33 44 34 32,66 213,917 14 245 245 437 1322

246 22 BÜŞRA BAYANA 8C 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 0 3 -1,00 2 1 1,67 10 10 6,67 38 28 28,67 213,593 13 246 246 438 1327

247 63 EMİNE KESKİN 8A 12 7 9,67 7 2 6,33 9 0 9,00 7 3 6,00 3 5 1,33 6 9 3,00 44 26 35,33 213,233 143 247 247 439 1331

248 0 HAYRUNNİSA KEKLİK 8C 12 7 9,67 9 1 8,67 8 1 7,67 2 0 2,00 9 10 5,67 40 19 33,68 212,820 14 248 248 440 1342

249 194 GÜLER AKGÜL 8C 12 7 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 11 2,33 6 11 2,33 46 37 33,67 212,517 15 249 249 441 1345

250 435 YUSUF ALİ ARISOY 8B 10 9 7,00 6 3 5,00 8 2 7,33 1 0 1,00 3 1 2,67 9 8 6,33 37 23 29,33 211,530 73 250 250 442 1358

251 40 VERDA MARA LI 8A 15 4 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 3 5,00 0 2 -0,67 5 10 1,67 43 22 35,67 211,503 144 251 251 443 1359

252 152 EN*  GÜZEL 8A 11 7 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 3 4 1,67 9 9 6,00 38 25 29,68 211,323 145 252 252 444 1363

253 174 YAŞAR G* ÜŞ 8A 6 7 3,67 7 3 6,00 9 0 9,00 4 2 3,33 3 4 1,67 11 7 8,67 40 23 32,34 211,000 146 253 253 446 1370

254 40 FEVZİ EFE CEREN 8A 10 8 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 4 4 2,67 1 3 0,00 10 7 7,67 41 26 32,34 210,983 147 254 254 447 1371

255 290 ALİ AY 8A 8 11 4,33 6 4 4,67 6 3 5,00 3 7 0,67 4 12 0,00 14 4 12,67 41 41 27,34 210,903 148 255 255 448 1374

256 855 MUHAMMED EREN BAĞCI8A 8 9 5,00 5 4 3,67 6 1 5,67 2 5 0,33 14 6 12,00 35 25 26,67 210,600 149 256 256 449 1380

257 349 YUSUF KAĞAN KALAY 8A 11 8 8,33 7 3 6,00 8 1 7,67 2 4 0,67 7 13 2,67 8 10 4,67 43 39 30,01 210,490 150 257 257 450 1383

258 490 TUANA YILMA Z 8B 12 7 9,67 5 5 3,33 9 1 8,67 5 4 3,67 4 6 2,00 7 10 3,67 42 33 31,01 210,430 74 258 258 451 1385

259 447 YAĞMUR AKKURT 8A 11 9 8,00 4 6 2,00 6 4 4,67 0 3 -1,00 3 5 1,33 12 8 9,33 36 35 24,33 210,370 151 259 259 452 1387

260 275 ÖMER CAN KIZIL 8C 11 7 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 1 2 0,33 9 6 7,00 37 19 30,66 210,280 16 260 260 453 1390

261 157 RABİA YİĞİT 8E 13 5 11,33 5 3 4,00 4 3 3,00 4 5 2,33 2 6 0,00 9 8 6,33 37 30 26,99 209,253 6 261 261 455 1404

262 61 ZEHRA YILDIRIM 8C 12 7 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 2 2 1,33 1 5 -0,67 9 6 7,00 39 25 30,66 209,120 17 262 262 456 1405

263 63 CELİL ORÇAN 8A 9 4 7,67 2 3 1,00 9 1 8,67 3 1 2,67 3 4 1,67 9 7 6,67 35 20 28,35 208,753 152 263 263 457 1411

264 161 FATİH SARI 8A 10 8 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 3 3,00 5 9 2,00 9 10 5,67 42 36 30,00 208,720 153 264 264 458 1412

265 139 BETÜL SOLMAZ 8A 12 8 9,33 5 5 3,33 9 1 8,67 1 3 0,00 1 8 -1,67 12 8 9,33 40 33 28,99 208,583 154 265 265 460 1414

266 190 M EMİR KOZAN 8A 9 6 7,00 8 2 7,33 8 1 7,67 3 2 2,33 8 7 5,67 36 18 30,00 208,230 155 266 266 461 1418

267 699 ARDA TURAN ORÇAN 8B 13 6 11,00 6 4 4,67 8 2 7,33 1 2 0,33 3 4 1,67 7 10 3,67 38 28 28,67 207,920 75 267 267 462 1424

268 146 MUHAMMETBAYAZIT 8C 9 8 6,33 5 4 3,67 5 3 4,00 7 6 5,00 8 8 5,33 34 29 24,33 207,773 18 268 268 463 1427

269 197 GAMZE KAMER TORUN8D 11 6 9,00 8 2 7,33 9 1 8,67 3 1 2,67 5 7 2,67 6 12 2,00 42 29 32,34 207,217 15 269 269 464 1437

270 34 İLKNURBARTAN 8A 12 8 9,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 6 1,00 5 8 2,33 8 11 4,33 41 40 27,66 206,890 156 270 270 465 1444

271 32 DERYA KOÇ 8A 10 10 6,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 3 5,00 3 9 0,00 10 10 6,67 45 36 33,01 206,750 157 271 271 466 1446

272 4 SAMET OĞUL 8B 14 6 12,00 8 2 7,33 7 2 6,33 2 2 1,33 0 2 -0,67 8 11 4,33 39 25 30,65 206,503 76 272 272 467 1451

273 821 MEHMET SEFA BOZDOĞA N8A 7 7 4,67 5 5 3,33 8 1 7,67 4 3 3,00 5 4 3,67 9 9 6,00 38 29 28,34 206,433 158 273 273 468 1452

274 173 EBRAR BAYANA 8B 10 10 6,67 3 3 2,00 9 1 8,67 3 5 1,33 1 4 -0,33 12 7 9,67 38 30 28,01 206,373 77 274 274 469 1453

275 92 HATİCE KARANFİL 8A 12 8 9,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 6 2,00 3 11 -0,67 9 10 5,67 45 38 32,33 206,063 159 275 275 470 1458

276 95 EMİN OKUMUŞ 8A 12 6 10,00 5 5 3,33 6 3 5,00 6 4 4,67 3 9 0,00 8 7 5,67 40 34 28,67 206,030 160 276 276 471 1459

277 60 ZEYNEP DİKİLİTAŞ 8A 10 9 7,00 4 6 2,00 6 4 4,67 2 4 0,67 4 6 2,00 11 9 8,00 37 38 24,34 205,843 161 277 277 472 1463

278 819 EYMEN MURAD    I 8A 10 8 7,33 5 3 4,00 7 3 6,00 1 2 0,33 1 1 0,67 11 8 8,33 35 25 26,66 205,747 162 278 278 473 1464

279 261 MELİSA 8C 12 7 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 2 5 0,33 9 9 6,00 40 34 28,67 205,707 19 279 279 474 1465

280 232 ÖZGÜR  DİLKEN 8B 11 4 9,67 4 4 2,67 9 1 8,67 0 1 -0,33 1 0 1,00 8 7 5,67 33 17 27,35 205,340 78 280 280 476 1469

281 124 BETÜL BEYZA KÖSE 8A 15 4 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 7 13 2,67 45 34 33,67 205,043 163 281 281 477 1472

282 0 İLKNUR ORÇAN 8B 14 4 12,67 7 3 6,00 9 1 8,67 4 4 2,67 1 6 -1,00 6 9 3,00 41 27 32,01 204,560 79 282 282 479 1480
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU ORTAOKULLARI GENEL LİSTE8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 680 680 950 3823

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap TarihiDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,48 6 4 4,33 7 3 5,79 4 4 2,78 5 8 2,54 8 9 5,21 41 36 29,13 201,770

Okul Ortalaması 11 7 8,12 5 4 4,15 7 2 6,22 3 4 1,80 4 7 1,73 8 9 4,52 38 34 26,54 197,600

KATILIMLAR

283 27 HATİCE ARL AN 8B 13 6 11,00 6 4 4,67 10 0 10,00 5 5 3,33 0 1 -0,33 7 11 3,33 41 27 32,00 203,793 80 283 283 480 1491

284 818 SILA AKGÜL 8A 15 5 13,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 3 8 0,33 6 13 1,67 42 38 29,33 203,680 164 284 284 481 1494

285 460 SÜMEYYE KARATAŞ 8C 11 8 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 1 2 0,33 3 6 1,00 7 8 4,33 40 26 31,33 203,427 20 285 285 483 1503

286 119 KERİM GÜNEŞ 8A 13 6 11,00 5 5 3,33 9 1 8,67 1 3 0,00 2 9 -1,00 9 9 6,00 39 33 28,00 202,593 165 286 286 485 1511

287 438 SEMA NUR COŞKUNCA8C 12 8 9,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 3 5,00 1 8 -1,67 8 10 4,67 45 31 34,66 202,520 21 287 287 486 1513

288 64 ÖZGE ZENGİN 8B 11 6 9,00 7 3 6,00 8 1 7,67 1 8 -1,67 4 12 0,00 9 7 6,67 40 37 27,67 202,493 81 288 288 487 1514

289 162 FERİDE SOLAK 8B 12 6 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 3 3 2,00 0 4 -1,33 9 10 5,67 40 27 31,01 202,463 82 289 289 488 1515

290 130 AHMET KAR DENİZ 7A 8 8 5,33 4 6 2,00 9 0 9,00 1 4 -0,33 4 2 3,33 9 8 6,33 35 28 25,66 202,200 1 290 290 489 1519

291 162 SEHER TEKEREK 8C 11 9 8,00 8 2 7,33 6 2 5,33 1 2 0,33 2 0 2,00 8 10 4,67 36 25 27,66 202,157 22 291 291 490 1521

292 10 SÜLEYMAN OS AN ÇINAR8A 13 4 11,67 6 2 5,33 2 0 2,00 4 0 4,00 3 4 1,67 5 9 2,00 33 19 26,67 201,840 166 292 292 491 1526

293 72 MERTTGÖKKAYA 8A 11 9 8,00 6 4 4,67 10 0 10,00 1 0 1,00 3 8 0,33 9 10 5,67 40 31 29,67 201,337 167 293 293 493 1534

294 117 HATİCE BAYAR 8A 11 9 8,00 7 3 6,00 9 1 8,67 3 5 1,33 4 8 1,33 8 11 4,33 42 37 29,66 201,290 168 294 294 494 1536

295 159 RUKİYE GÜNEŞ 8E 13 7 10,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 5 2,33 2 9 -1,00 7 7 4,67 41 33 30,00 200,953 7 295 295 495 1546

296 269 DİLARA KIZIL 8A 11 6 9,00 6 4 4,67 7 3 6,00 2 5 0,33 2 4 0,67 9 10 5,67 37 32 26,34 200,303 169 296 296 496 1553

297 427 İLKER BAĞCI 8A 12 4 10,67 5 5 3,33 9 0 9,00 1 1 0,67 7 10 3,67 34 20 27,34 199,390 170 297 297 497 1563

298 458 FERHAT TÜRKMEN 8A 12 7 9,67 1 5 -0,67 5 2 4,33 5 4 3,67 4 1 3,67 27 19 20,67 199,037 171 298 298 498 1576

299 54 ASİYE KÖSE 8B 9 3 8,00 7 2 6,33 7 0 7,00 1 1 0,67 2 4 0,67 7 5 5,33 33 15 28,00 198,853 83 299 299 499 1580

300 31 RABİA ÇOMRUK 8C 8 6 6,00 8 1 7,67 9 0 9,00 2 1 1,67 0 4 -1,33 9 3 8,00 36 15 31,01 198,583 23 300 300 500 1586

301 305 ESMA YİĞİT 8E 13 7 10,67 9 1 8,67 9 0 9,00 2 4 0,67 1 4 -0,33 6 10 2,67 40 26 31,35 198,210 8 301 301 501 1592

302 150 SAFİYE KIZIL 8A 12 7 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 5 13 0,67 7 13 2,67 44 43 29,68 197,723 172 302 302 502 1603

303 166 BEYTULLAH KARABACAK8A 10 8 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 3 1,00 8 6 6,00 4 14 -0,67 39 36 26,99 197,690 173 303 303 503 1605

304 155 OSMAN SAKAR 8A 11 8 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 2 3,33 6 9 3,00 5 13 0,67 42 36 30,00 197,627 174 304 304 504 1607

305 829 MAKBULE KOCA 8B 11 8 8,33 3 7 0,67 8 2 7,33 6 3 5,00 3 15 -2,00 11 9 8,00 42 44 27,33 197,500 84 305 305 505 1610

306 188 KEVSER ŞEKER 8A 12 4 10,67 6 3 5,00 8 1 7,67 2 1 1,67 2 6 0,00 6 8 3,33 36 23 28,34 197,410 175 306 306 506 1613

307 29 AYŞE CAN 8A 7 12 3,00 4 5 2,33 8 2 7,33 3 4 1,67 6 5 4,33 8 6 6,00 36 34 24,66 197,303 176 307 307 508 1616

308 199 FATMA NAZ AKKURT 8B 10 10 6,67 5 5 3,33 9 1 8,67 4 5 2,33 2 9 -1,00 11 9 8,00 41 39 28,00 197,160 85 308 308 509 1620

309 135 DUYGU GÖREN 8B 11 7 8,67 3 7 0,67 8 2 7,33 0 3 -1,00 11 8 8,33 33 27 24,00 196,973 86 309 309 510 1622

310 0 AYŞE      BEKERECİ 8A 11 7 8,67 8 2 7,33 9 0 9,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 9 4,00 42 31 31,66 196,793 177 310 310 511 1625

311 140 EMİNE NUR KURT 8B 15 4 13,67 5 5 3,33 7 3 6,00 0 3 -1,00 0 2 -0,67 6 8 3,33 33 25 24,66 196,473 87 311 311 512 1628

312 0 DEMET BAŞYİĞİT 8A 8 9 5,00 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 6 9 3,00 9 10 5,67 39 42 25,01 196,430 178 312 312 513 1630

313 77 EFE KADİR SAYGILI 8A 11 4 9,67 3 5 1,33 9 1 8,67 2 4 0,67 3 5 1,33 5 4 3,67 33 23 25,34 196,047 179 313 313 514 1632

314 471 YASEMİN PINAR 8C 10 10 6,67 5 5 3,33 8 2 7,33 0 4 -1,33 3 8 0,33 11 9 8,00 37 38 24,33 195,870 24 314 314 515 1634

315 62 ESMA KURT 8A 13 7 10,67 3 3 2,00 8 1 7,67 6 3 5,00 4 6 2,00 5 14 0,33 39 34 27,67 195,460 180 315 315 516 1640

316 25 FATMA SARI 8A 13 7 10,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 11 1,33 10 9 7,00 33 52 15,67 194,723 181 316 316 517 1651

317 807 AHSENBEYZA SOLMAZ8B 14 5 12,33 5 5 3,33 8 1 7,67 1 2 0,33 4 5 2,33 3 10 -0,33 35 28 25,66 194,693 88 317 317 518 1652

318 40 MELİSA OCAK 8B 9 10 5,67 5 5 3,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 5 9 2,00 9 9 6,00 39 42 25,00 194,330 89 318 318 519 1657

319 22 HÜSNE FİDAN 8A 13 5 11,33 4 5 2,33 7 3 6,00 2 6 0,00 4 9 1,00 6 9 3,00 36 37 23,66 194,273 182 319 319 520 1658

320 110 HÜSEYİN UMUT 8A 10 9 7,00 5 5 3,33 7 3 6,00 0 5 -1,67 4 8 1,33 10 10 6,67 36 40 22,66 193,667 183 320 320 521 1669

321 438 AYŞE GÜL İMALI 8A 13 6 11,00 6 4 4,67 8 1 7,67 1 2 0,33 6 10 2,67 34 23 26,34 193,380 184 321 321 522 1674

322 461 TALHA TAŞ 8B 12 3 11,00 1 6 -1,00 5 4 3,67 2 6 0,00 4 11 0,33 7 4 5,67 31 34 19,67 193,210 90 322 322 523 1677

323 19 ESMA NUR DOĞAN 8A 12 4 10,67 1 2 0,33 7 3 6,00 5 4 3,67 0 3 -1,00 8 9 5,00 33 25 24,67 193,197 185 323 323 524 1680

324 403 İSMAİL ÖZTÜRK 8B 10 4 8,67 6 4 4,67 3 4 1,67 4 4 2,67 2 2 1,33 7 8 4,33 32 26 23,34 193,157 91 324 324 525 1682

325 445 NİSANUR AKKURT 8A 13 6 11,00 3 6 1,00 5 5 3,33 1 0 1,00 3 7 0,67 7 8 4,33 32 32 21,33 193,090 186 325 325 526 1684

326 152 MUHAMMET EMİN ÇOMRUK8A 11 6 9,00 2 7 -0,33 6 2 5,33 2 5 0,33 1 4 -0,33 10 8 7,33 32 32 21,33 192,930 187 326 326 528 1687

327 607 ZÜBEYDE NUR KAYA 8A 9 9 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 3 3 2,00 0 4 -1,33 9 6 7,00 38 25 29,67 192,383 188 327 327 530 1699

328 0 MUHAMMET ALİ KEKLİK8A 10 5 8,33 6 3 5,00 3 0 3,00 1 5 -0,67 9 5 7,33 29 18 22,99 192,330 189 328 328 531 1700

329 445 AHMET CEREN 8B 9 10 5,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 3 3 2,00 8 10 4,67 38 35 26,34 192,223 92 329 329 533 1702
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU ORTAOKULLARI GENEL LİSTE8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 680 680 950 3823

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap TarihiDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,48 6 4 4,33 7 3 5,79 4 4 2,78 5 8 2,54 8 9 5,21 41 36 29,13 201,770

Okul Ortalaması 11 7 8,12 5 4 4,15 7 2 6,22 3 4 1,80 4 7 1,73 8 9 4,52 38 34 26,54 197,600

KATILIMLAR

330 167 GÜZEL GÜRKAN 8B 12 5 10,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 5 1,33 1 11 -2,67 9 10 5,67 40 36 27,99 191,920 93 330 330 534 1708

331 95 İREM GÜL 8A 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 6 9 3,00 9 10 5,67 39 45 24,01 191,573 190 331 331 535 1715

332 65 ALPARSLAN ARMUT 8A 10 8 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 4 2 3,33 3 5 1,33 5 12 1,00 41 28 31,66 190,590 191 332 332 537 1732

333 200 ABDULHAMİT KAMALAK8A 10 8 7,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 2 3,33 6 8 3,33 8 12 4,00 34 44 19,33 190,333 192 333 333 538 1738

334 587 SÜLEYMAN ÇAKMAK 8D 11 9 8,00 4 5 2,33 10 0 10,00 2 6 0,00 3 0 3,00 5 10 1,67 35 30 25,00 190,140 16 334 334 539 1741

335 309 NUR SENA ÇETİNKAYA 8D 13 6 11,00 5 4 3,67 6 1 5,67 1 1 0,67 4 4 2,67 5 15 0,00 34 31 23,68 190,017 17 335 335 540 1745

336 40 MELTEM YERLİKAYA 8A 9 11 5,33 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 4 10 0,67 10 9 7,00 39 44 24,33 189,623 193 336 336 541 1750

337 18 BEDİRHAN KAPLAN 8D 10 8 7,33 5 5 3,33 4 4 2,67 5 5 3,33 6 7 3,67 30 29 20,33 189,563 18 337 337 542 1751

338 200 SERAP CEVİZ 8A 8 7 5,67 5 4 3,67 7 3 6,00 4 3 3,00 4 4 2,67 7 10 3,67 35 31 24,68 189,510 194 338 338 543 1753

339 169 UĞU  EFE SÜT 8C 8 11 4,33 8 2 7,33 10 0 10,00 3 1 2,67 2 11 -1,67 10 7 7,67 41 32 30,33 189,430 25 339 339 544 1757

340 0 SALİH     KARA 8A 12 7 9,67 8 1 7,67 9 1 8,67 1 2 0,33 3 8 0,33 6 13 1,67 39 32 28,34 188,927 195 340 340 545 1769

341 810 İSRA NASIR 8B 4 7 1,67 4 5 2,33 5 5 3,33 2 4 0,67 5 3 4,00 9 4 7,67 29 28 19,67 188,873 94 341 341 546 1770

342 52 NUMAN KURT 8A 12 7 9,67 5 5 3,33 9 0 9,00 5 13 0,67 5 7 2,67 36 32 25,34 188,790 196 342 342 547 1773

343 242 HİRA NUR AVCU 8A 8 7 5,67 4 4 2,67 8 2 7,33 6 1 5,67 3 6 1,00 6 5 4,33 35 25 26,67 188,413 197 343 343 549 1781

344 176 ELA NUR KAMALAK 8C 10 7 7,67 5 5 3,33 5 3 4,00 3 0 3,00 6 9 3,00 6 12 2,00 35 36 23,00 188,337 26 344 344 550 1782

345 30 BATUHAN ŞİMŞEK 8B 11 8 8,33 4 5 2,33 6 4 4,67 2 7 -0,33 8 8 5,33 5 15 0,00 36 47 20,33 188,053 95 345 345 551 1784

346 413 MUSTAFA ÇOMAK 8A 11 7 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 0 6 -2,00 1 5 -0,67 7 10 3,67 38 29 28,34 187,663 198 346 346 552 1793

347 156 ABDULBAKİ COLAK 8B 11 9 8,00 7 3 6,00 5 5 3,33 3 3 2,00 5 7 2,67 6 13 1,67 37 40 23,67 187,470 96 347 347 554 1796

348 42 SAMETALİKÖSE 8A 11 7 8,67 3 7 0,67 9 1 8,67 2 5 0,33 4 2 3,33 5 12 1,00 34 34 22,67 187,367 199 348 348 555 1799

349 220 ENSAR İMALI 8B 10 7 7,67 5 5 3,33 8 2 7,33 5 3 4,00 2 2 1,33 4 5 2,33 34 24 25,99 187,020 97 349 349 556 1802

350 823 BEYTULLAH  ÖZBEK 8B 10 6 8,00 7 2 6,33 8 2 7,33 2 4 0,67 3 11 -0,67 8 10 4,67 38 35 26,33 186,893 98 350 350 557 1803

351 20 EZEL YÜKSEL 8A 13 7 10,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 5 0,33 6 11 2,33 36 38 23,33 186,740 200 351 351 558 1810

352 159 ALEYNA AYDA KURT 8A 12 8 9,33 5 5 3,33 7 3 6,00 1 5 -0,67 3 12 -1,00 9 10 5,67 37 43 22,66 186,453 201 352 352 559 1814

353 807 ELIF BOZDAĞ 8A 12 7 9,67 8 2 7,33 5 4 3,67 3 5 1,33 3 6 1,00 5 10 1,67 36 34 24,67 186,350 202 353 353 560 1815

354 244 ADEM İMALI 8A 10 5 8,33 2 4 0,67 6 2 5,33 2 2 1,33 3 4 1,67 5 4 3,67 28 21 21,00 186,143 203 354 354 561 1822

355 575 ZELİHA ORÇAN 8C 10 8 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 0 3 -1,00 4 4 2,67 5 12 1,00 36 30 26,00 185,480 27 355 355 562 1843

356 12 CENNET KARAASLAN 8A 11 7 8,67 5 4 3,67 8 2 7,33 3 5 1,33 4 13 -0,33 7 9 4,00 38 40 24,67 185,297 204 356 356 563 1846

357 454 MÜJGANNUR PAKSOY 8B 14 4 12,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 1 2,67 2 4 0,67 2 12 -2,00 36 26 27,34 185,227 99 357 357 564 1848

358 62 CANER KÖSE 8A 11 7 8,67 5 3 4,00 7 2 6,33 1 1 0,67 2 2 1,33 6 11 2,33 32 26 23,33 184,410 205 358 358 566 1865

359 129 EBRU SİMAY BOZDOĞAN8A 12 8 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 3 4,00 2 10 -1,33 7 12 3,00 40 39 27,00 184,037 206 359 359 568 1872

360 36 FATMA HACIBEBEKOĞLU8A 15 4 13,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 3 2,00 4 10 0,67 3 15 -2,00 38 39 25,00 183,997 207 360 360 569 1873

361 187 NİSA SAKAR 8A 9 5 7,33 4 4 2,67 5 2 4,33 2 2 1,33 3 7 0,67 8 9 5,00 31 29 21,33 183,943 208 361 361 570 1874

362 172 EZGİNAZ YÜKSEK 8A 9 6 7,00 5 4 3,67 9 0 9,00 3 1 2,67 4 4 2,67 4 10 0,67 34 25 25,68 183,723 209 362 362 571 1878

363 46 TAHA ALİ KOZAN 8A 7 5 5,33 8 1 7,67 6 1 5,67 2 6 0,00 2 1 1,67 6 6 4,00 31 20 24,34 183,370 210 363 363 574 1886

364 205 FURKAN GÖZÜKARA 8C 10 7 7,67 6 3 5,00 8 2 7,33 3 3 2,00 1 2 0,33 7 12 3,00 35 29 25,33 182,910 28 364 364 575 1893

365 282 ARİF OĞUL 8A 12 5 10,33 9 1 8,67 8 1 7,67 2 2 1,33 0 2 -0,67 5 13 0,67 36 24 28,00 182,283 211 365 365 577 1910

366 7 AYŞEGÜL ÖZKAN 8A 10 10 6,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 7 12 3,00 6 13 1,67 39 49 22,67 182,173 212 366 366 578 1913

367 213 BEKİR GÜLSEVR 8B 9 5 7,33 2 1 1,67 7 0 7,00 4 4 2,67 4 5 2,33 26 15 21,00 182,057 100 367 367 579 1914

368 449 BETÜL İMALI 8A 10 10 6,67 5 5 3,33 7 3 6,00 0 2 -0,67 1 2 0,33 8 7 5,67 31 29 21,33 181,933 213 368 368 580 1917

369 156 OĞUZHAN SÜT 8E 8 7 5,67 7 2 6,33 9 1 8,67 1 5 -0,67 8 7 5,67 33 22 25,67 181,707 9 369 369 581 1922

370 451 GÜLSÜM DAŞKIRAN 8B 9 11 5,33 5 5 3,33 6 4 4,67 1 2 0,33 2 8 -0,67 11 9 8,00 34 39 20,99 181,643 101 370 370 582 1924

371 46 OĞUZHAN  ÇIN* 8B 9 11 5,33 9 1 8,67 8 2 7,33 2 7 -0,33 0 1 -0,33 9 11 5,33 37 33 26,00 181,593 102 371 371 583 1926

372 0 SARİYE KARAKIZ 8C 13 7 10,67 4 6 2,00 4 3 3,00 3 7 0,67 4 14 -0,67 8 12 4,00 36 49 19,67 181,293 29 372 372 584 1936

373 148 YAĞMUR ARSLAN 8A 10 9 7,00 4 6 2,00 8 1 7,67 2 0 2,00 3 6 1,00 7 11 3,33 34 33 23,00 181,013 214 373 373 585 1940

374 59 ENES GÖZEL 8A 9 8 6,33 3 6 1,00 8 2 7,33 4 4 2,67 1 6 -1,00 9 8 6,33 34 34 22,66 180,390 215 374 374 587 1960

375 239 HAYRUNNİSACEVİZ 8A 14 2 13,33 5 3 4,00 6 2 5,33 3 3 2,00 2 11 -1,67 4 10 0,67 34 31 23,66 179,717 216 375 375 588 1972

376 204 AHMET ALİ TAŞÇI 8B 10 8 7,33 3 5 1,33 5 2 4,33 0 2 -0,67 8 4 6,67 26 21 18,99 179,267 103 376 376 589 1982
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU ORTAOKULLARI GENEL LİSTE8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 680 680 950 3823

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap TarihiDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,48 6 4 4,33 7 3 5,79 4 4 2,78 5 8 2,54 8 9 5,21 41 36 29,13 201,770

Okul Ortalaması 11 7 8,12 5 4 4,15 7 2 6,22 3 4 1,80 4 7 1,73 8 9 4,52 38 34 26,54 197,600

KATILIMLAR

377 456 VESİLE KARAKIZ 8B 12 4 10,67 5 5 3,33 8 1 7,67 0 2 -0,67 1 2 0,33 3 6 1,00 29 20 22,33 178,547 104 377 377 591 1997

378 603 ZEY EP NUR ERDOĞAN8D 13 6 11,00 4 6 2,00 9 1 8,67 2 1 1,67 5 14 0,33 33 28 23,67 178,543 19 378 378 592 1998

379 0 KAMİLENUR KELEPİR 8A 10 10 6,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 0 1 -0,33 9 11 5,33 34 37 21,67 178,510 217 379 379 593 1999

380 93 EFE AKÇAM 8C 9 6 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 3 4 1,67 3 2 2,33 4 10 0,67 33 28 23,67 178,363 30 380 380 595 2004

381 69 HATİCE DO AN 8A 10 10 6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 6 12 2,00 7 13 2,67 37 51 20,01 178,113 218 381 381 597 2010

382 443 LEYLAGÜL KARATAŞ 8A 9 5 7,33 4 6 2,00 5 4 3,67 4 0 4,00 4 4 2,67 5 12 1,00 31 31 20,67 178,030 219 382 382 598 2015

383 24 ARİF AKTOP 8B 10 10 6,67 5 5 3,33 5 5 3,33 1 6 -1,00 4 7 1,67 8 11 4,33 33 44 18,33 177,997 105 383 383 599 2016

384 239 FATMANUR YIJDIZ 8B 10 7 7,67 6 4 4,67 8 2 7,33 2 3 1,00 1 3 0,00 7 12 3,00 34 31 23,67 177,983 106 384 384 600 2017

385 27 MELEK SETTAR 8A 13 7 10,67 3 6 1,00 8 2 7,33 1 3 0,00 2 9 -1,00 7 12 3,00 34 39 21,00 177,633 220 385 385 601 2026

386 92 AYŞE GER 8A 9 11 5,33 5 5 3,33 7 3 6,00 2 6 0,00 3 17 -2,67 12 8 9,33 38 50 21,32 177,500 221 386 386 602 2031

387 200 ARİF KURT 8A 11 6 9,00 6 4 4,67 5 5 3,33 1 7 -1,33 3 13 -1,33 8 8 5,33 34 43 19,67 177,170 222 387 387 604 2037

388 96 İSMİNUR DUT 8A 11 8 8,33 7 3 6,00 10 0 10,00 0 10 -3,33 2 6 0,00 6 10 2,67 36 37 23,67 177,143 223 388 388 605 2038

389 167 EMİRHAN GÖKKAYA 8A 10 4 8,67 4 4 2,67 5 3 4,00 4 1 3,67 4 13 -0,33 27 25 18,68 177,040 224 389 389 606 2041

390 98 GÜLBAHAR ÇELİK 8A 9 8 6,33 9 0 9,00 7 2 6,33 4 6 2,00 3 11 -0,67 6 8 3,33 38 35 26,32 177,037 225 390 390 607 2042

391 26 FATMANUR SARI 8A 11 6 9,00 4 5 2,33 2 3 1,00 2 5 0,33 5 11 1,33 6 9 3,00 30 39 16,99 177,037 225 390 390 607 2042

392 293 MUHAMMET VELİ OĞUL8D 10 8 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 0 4 -1,33 10 10 6,67 30 32 19,34 176,907 20 392 392 610 2048

393 35 HALİLİBRAHİM ÇOMRUK8C 5 14 0,33 6 4 4,67 8 1 7,67 2 0 2,00 1 1 0,67 10 6 8,00 32 26 23,34 176,530 31 393 393 611 2049

394 53 OĞUZHAN KURT 8A 15 4 13,67 5 5 3,33 2 3 1,00 1 3 0,00 3 7 0,67 1 5 -0,67 27 27 18,00 176,450 227 394 394 612 2051

395 78 MEDİNE SAYGILI 8B 13 6 11,00 3 7 0,67 9 0 9,00 1 1 0,67 2 1 1,67 3 13 -1,33 31 28 21,68 176,213 107 395 395 613 2055

396 39 YASİN TATLI 8A 10 10 6,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 2 3,33 6 9 3,00 5 14 0,33 36 44 21,33 175,707 228 396 396 615 2072

397 149 ŞERİFE YILMAZ 8A 9 4 7,67 3 1 2,67 2 4 0,67 1 2 0,33 2 3 1,00 7 8 4,33 24 22 16,67 175,700 229 397 397 616 2074

398 22 İBRAHİM GÜL 8D 11 9 8,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 15 0,00 7 13 2,67 39 51 22,01 175,373 21 398 398 617 2079

399 175 MİNE KOÇ 8D 9 11 5,33 5 5 3,33 10 0 10,00 0 8 -2,67 4 10 0,67 8 10 4,67 36 44 21,33 174,407 22 399 399 619 2103

400 29 KÜBRA GÜLSEVER 8A 11 8 8,33 4 6 2,00 10 0 10,00 5 5 3,33 2 3 1,00 3 10 -0,33 35 32 24,33 173,903 230 400 400 620 2116

401 30 ARDA TAN 8C 7 11 3,33 5 4 3,67 10 0 10,00 0 2 -0,67 10 10 6,67 32 27 23,00 173,140 32 401 401 621 2127

402 160 ABDULMUTTALİP İMALI8B 9 6 7,00 5 5 3,33 6 3 5,00 6 2 5,33 2 3 1,00 5 12 1,00 33 31 22,66 172,890 108 402 402 622 2134

403 60 ELİF ARMUT 8A 13 7 10,67 8 2 7,33 7 2 6,33 4 5 2,33 0 11 -3,67 6 10 2,67 38 37 25,66 172,860 231 403 403 623 2135

404 49 ABDULSAMET AKTAŞ 8A 9 7 6,67 3 7 0,67 9 0 9,00 3 13 -1,33 9 10 5,67 33 37 20,68 172,670 232 404 404 624 2140

405 37 FİKRT  GÖZÜ AÇIK 8A 10 7 7,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 6 1,00 5 7 2,67 3 11 -0,67 34 38 21,33 172,587 233 405 405 625 2141

406 37 MEDİNEAÇIKGÖZ 8A 11 4 9,67 6 3 5,00 5 5 3,33 3 5 1,33 4 14 -0,67 6 12 2,00 35 43 20,66 172,470 234 406 406 626 2143

407 411 MEHMETAKİFPAKSOY 8A 8 10 4,67 4 5 2,33 9 1 8,67 3 2 2,33 6 10 2,67 30 28 20,67 172,457 235 407 407 627 2144

408 144 MELEK CEREN 8B 10 9 7,00 5 5 3,33 9 1 8,67 0 1 -0,33 0 4 -1,33 8 10 4,67 32 30 22,01 172,247 109 408 408 628 2150

409 439 AYŞE NUR ARI 8A 11 8 8,33 3 7 0,67 8 2 7,33 2 3 1,00 1 9 -2,00 7 6 5,00 32 35 20,33 172,150 236 409 409 629 2154

410 65 HASAN DEMİRCİ 8A 9 7 6,67 6 3 5,00 8 2 7,33 4 10 0,67 6 11 2,33 33 33 22,00 172,117 237 410 410 630 2156

411 125 MEHMET ÇAVUŞOĞLU 8A 11 5 9,33 8 2 7,33 9 1 8,67 1 1 0,67 3 15 -2,00 6 13 1,67 38 37 25,67 171,997 238 411 411 631 2158

412 162 NEZİHA SARI 8A 8 11 4,33 5 2 4,33 10 0 10,00 2 2 1,33 2 5 0,33 7 10 3,67 34 30 23,99 171,930 239 412 412 632 2160

413 37 MAHMUT SALCAN 8B 10 6 8,00 7 3 6,00 10 0 10,00 0 3 -1,00 3 7 0,67 4 11 0,33 34 30 24,00 171,753 110 413 413 634 2166

414 45 BURCU RANA YİĞİT 8B 12 5 10,33 5 4 3,67 10 0 10,00 1 8 -1,67 2 6 0,00 4 12 0,00 34 35 22,33 171,513 111 414 414 635 2169

415 433 SELİN ÇAĞLAYAN 8B 7 9 4,00 7 3 6,00 10 0 10,00 3 2 2,33 0 6 -2,00 9 10 5,67 36 30 26,00 171,240 112 415 415 636 2177

416 332 GÜLŞAH AÇIKGÖZ 8C 6 6 4,00 5 2 4,33 6 2 5,33 4 3 3,00 4 1 3,67 5 13 0,67 30 27 21,00 171,020 33 416 416 638 2180

417 38 ARDA YILMAZ 8A 10 6 8,00 3 7 0,67 6 4 4,67 1 1 0,67 3 4 1,67 3 4 1,67 26 26 17,35 170,707 240 417 417 639 2185

418 55 MULLA OSMAN KAPLAN8A 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 3 0,00 2 4 0,67 9 11 5,33 30 40 16,66 170,093 241 418 418 642 2202

419 0 CAN KÖSE 8A 10 8 7,33 4 1 3,67 5 2 4,33 1 1 0,67 2 8 -0,67 6 6 4,00 28 26 19,33 169,927 242 419 419 643 2205

420 17 CENNET BALÇIK 8A 12 8 9,33 3 7 0,67 7 3 6,00 3 4 1,67 3 12 -1,00 7 13 2,67 35 47 19,34 169,793 243 420 420 644 2209

421 404 RAMAZAN KARDEŞ 8D 11 8 8,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 7 13 2,67 31 38 18,33 169,703 23 421 421 645 2214

422 158 DİLARA AKI 8B 10 10 6,67 3 5 1,33 6 4 4,67 2 6 0,00 8 10 4,67 29 35 17,34 169,680 113 422 422 646 2215

423 245 GÜLDANE CEVİZ 8C 6 8 3,33 7 3 6,00 5 3 4,00 2 3 1,00 2 7 -0,33 9 8 6,33 31 32 20,33 169,597 34 423 423 647 2217
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU ORTAOKULLARI GENEL LİSTE8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 680 680 950 3823

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap TarihiDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,48 6 4 4,33 7 3 5,79 4 4 2,78 5 8 2,54 8 9 5,21 41 36 29,13 201,770

Okul Ortalaması 11 7 8,12 5 4 4,15 7 2 6,22 3 4 1,80 4 7 1,73 8 9 4,52 38 34 26,54 197,600

KATILIMLAR

424 73 MUHAMMET      DEMİRCİ8A 10 10 6,67 1 4 -0,33 8 2 7,33 0 1 -0,33 8 11 4,33 27 28 17,67 168,633 244 424 424 649 2236

425 116 HACI EMİR KARALIK 8A 9 8 6,33 5 5 3,33 7 3 6,00 1 5 -0,67 5 11 1,33 6 11 2,33 33 43 18,65 168,160 245 425 425 651 2252

426 213 HİDAYET ORÇAN 8A 10 7 7,67 5 5 3,33 5 5 3,33 1 4 -0,33 4 6 2,00 5 12 1,00 30 39 17,00 167,903 246 426 426 652 2257

427 130 ZEYNEP NAZ ADANIR 8B 11 6 9,00 2 4 0,67 5 3 4,00 2 3 1,00 1 4 -0,33 4 5 2,33 25 25 16,67 165,833 114 427 427 655 2307

428 8 BAĞDAT FİLİZ 8B 13 4 11,67 4 5 2,33 8 2 7,33 0 9 -3,00 2 15 -3,00 7 12 3,00 34 47 18,33 165,453 115 428 428 657 2318

429 170 DAMLA YILDIZ 8A 10 10 6,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 6 1,00 3 7 0,67 6 13 1,67 34 44 19,34 165,240 247 429 429 659 2321

430 235 KAAN AKAR 8B 11 8 8,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 3 2,00 5 13 0,67 27 36 15,00 165,137 116 430 430 660 2323

431 828 FİRDEVS PINAR 8B 11 9 8,00 6 4 4,67 10 0 10,00 2 6 0,00 1 9 -2,00 6 11 2,33 36 39 23,00 165,130 117 431 431 661 2324

432 0 NERİMAN GÜNEŞ 8C 9 9 6,00 4 5 2,33 6 4 4,67 4 5 2,33 4 8 1,33 27 31 16,66 164,830 35 432 432 662 2329

433 106 ÖZGÜL AKILLI 8A 13 6 11,00 4 5 2,33 7 3 6,00 2 6 0,00 3 11 -0,67 4 12 0,00 33 43 18,66 164,797 248 433 433 663 2331

434 401 GÜLNUR İLERİ 8D 8 8 5,33 5 2 4,33 7 3 6,00 2 4 0,67 4 6 2,00 4 9 1,00 30 32 19,33 164,723 24 434 434 664 2333

435 96 MELİSA KIZIL 8A 6 10 2,67 5 5 3,33 4 2 3,33 4 3 3,00 3 4 1,67 8 12 4,00 30 36 18,00 164,687 249 435 435 665 2335

436 148 GÜLENDAM OĞUL 8D 11 8 8,33 2 6 0,00 6 4 4,67 1 7 -1,33 2 3 1,00 6 12 2,00 28 40 14,67 164,387 25 436 436 666 2342

437 140 FATMA GÜL ACAR 8B 11 6 9,00 6 2 5,33 8 2 7,33 3 3 2,00 3 7 0,67 3 15 -2,00 34 35 22,33 164,310 118 437 437 667 2344

438 76 SEMİH OMUZUBOZLU 8A 9 11 5,33 1 1 0,67 5 5 3,33 0 1 -0,33 1 4 -0,33 7 3 6,00 23 25 14,67 164,133 250 438 438 668 2349

439 42 AHMET AKSEN 8A 7 13 2,67 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 4 11 0,33 8 9 5,00 35 47 19,33 163,913 251 439 439 669 2356

440 158 RESUL OMUZUBOZLU 8D 12 5 10,33 5 5 3,33 1 7 -1,33 2 2 1,33 3 3 2,00 2 10 -1,33 25 32 14,33 163,737 26 440 440 670 2363

441 0 RESUL GÖKKAYA 8B 10 7 7,67 5 3 4,00 4 3 3,00 1 0 1,00 3 4 1,67 5 15 0,00 28 32 17,34 163,570 119 441 441 672 2371

442 116 ALPER  İMALI 8A 8 10 4,67 6 2 5,33 6 4 4,67 1 7 -1,33 1 11 -2,67 10 7 7,67 32 41 18,34 163,317 252 442 442 673 2377

443 147 SULTAN SAADET SAYAR8B 12 7 9,67 2 6 0,00 5 5 3,33 3 4 1,67 3 14 -1,67 7 12 3,00 32 48 16,00 163,200 120 443 443 675 2380

444 21 FATMA GAMZE AÇIKGÖZ8A 10 9 7,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 4 3,67 0 5 -1,67 6 10 2,67 33 36 21,00 162,817 253 444 444 676 2386

445 839 ASUNUR KARA 8B 11 7 8,67 1 9 -2,00 5 4 3,67 1 8 -1,67 6 13 1,67 6 13 1,67 30 54 12,01 162,563 121 445 445 677 2394

446 169 CİHANGİR TATLI 8A 8 5 6,33 6 1 5,67 6 3 5,00 0 4 -1,33 6 7 3,67 26 20 19,34 161,987 254 446 446 679 2406

447 425 SEDAT YILMAZ 8B 11 9 8,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 0 3 -1,00 8 12 4,00 29 44 14,34 161,823 122 447 447 680 2414

448 67 CUMA ADIYAMAN 8A 7 8 4,33 6 3 5,00 4 4 2,67 2 1 1,67 1 2 0,33 6 7 3,67 26 25 17,67 161,373 255 448 448 682 2428

449 191 YUSUFCAN BARAZ 8B 8 9 5,00 4 4 2,67 6 1 5,67 1 4 -0,33 5 9 2,00 5 10 1,67 29 37 16,68 161,103 123 449 449 683 2434

450 104 FATMA SUDE ÇOMRUK8A 8 6 6,00 6 2 5,33 9 1 8,67 1 1 0,67 1 6 -1,00 5 9 2,00 30 25 21,67 160,223 256 450 450 684 2455

451 75 MEDİNE GÖK 8A 9 10 5,67 6 4 4,67 7 2 6,33 0 3 -1,00 3 4 1,67 5 13 0,67 30 36 18,01 159,937 257 451 451 685 2466

452 0 SALİHY LD 8A 9 4 7,67 4 5 2,33 9 1 8,67 0 3 -1,00 5 10 1,67 27 23 19,34 159,850 258 452 452 686 2471

453 66 HİLMİ MUHAMET DAVUT8A 9 11 5,33 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 8 11 4,33 5 14 0,33 31 57 11,99 159,547 259 453 453 689 2483

454 465 SULTAN ORÇ* 8A 13 7 10,67 4 6 2,00 4 5 2,33 2 6 0,00 2 10 -1,33 6 14 1,33 31 48 15,00 159,387 260 454 454 690 2486

455 143 ÖMER KIRKI R 8A 7 12 3,00 5 5 3,33 5 4 3,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 8 12 4,00 32 51 15,00 159,107 261 455 455 692 2493

456 34 ELİF GÖZÜAÇIK 8A 8 9 5,00 5 5 3,33 4 5 2,33 3 6 1,00 4 14 -0,67 8 10 4,67 32 49 15,66 158,733 262 456 456 693 2503

457 143 ZELİHA ASLANTAŞ 8B 9 9 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 1 5 -0,67 7 10 3,67 2 14 -2,67 33 44 18,33 158,623 124 457 457 694 2506

458 242 MEHMET AŞÇI 8A 9 10 5,67 4 5 2,33 9 1 8,67 2 6 0,00 6 12 2,00 30 34 18,67 158,330 263 458 458 695 2512

459 186 MUSTAFA TALHASAYGILI8C 11 9 8,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 29 61 8,67 158,120 36 459 459 696 2515

460 45 EBRAR GÖRGÜLÜ 8A 10 10 6,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 8 12 4,00 3 10 -0,33 26 47 10,34 157,857 264 460 460 697 2518

461 59 YUNUSEEMRE DEMİR 8A 8 12 4,00 1 9 -2,00 1 7 -1,33 2 8 -0,67 9 7 6,67 4 12 0,00 25 55 6,67 156,507 265 461 461 698 2546

462 157 KÜBRAELMA 8B 9 10 5,67 6 2 5,33 9 0 9,00 2 7 -0,33 5 12 1,00 31 31 20,67 156,490 125 462 462 699 2547

463 52 ELA BOLAT 8B 10 7 7,67 2 6 0,00 9 0 9,00 3 3 2,00 2 7 -0,33 3 9 0,00 29 32 18,34 155,520 126 463 463 700 2559

464 836 ORHAN VELİ YÜCE 8B 8 9 5,00 4 4 2,67 7 1 6,67 4 5 2,33 3 9 0,00 6 13 1,67 32 41 18,34 155,303 127 464 464 701 2569

465 117 İSMAİL BAŞKURT 8A 9 8 6,33 4 4 2,67 5 4 3,67 2 4 0,67 5 9 2,00 4 13 -0,33 29 42 15,01 155,267 266 465 465 702 2571

466 72 MERYEM DURMAZ 8A 7 5 5,33 4 3 3,00 7 3 6,00 1 4 -0,33 3 7 0,67 5 10 1,67 27 32 16,34 155,147 267 466 466 703 2575

467 831 MELEK YI DIZ 8B 10 10 6,67 6 4 4,67 7 1 6,67 3 7 0,67 2 15 -3,00 7 10 3,67 35 47 19,35 155,120 128 467 467 704 2576

468 0 FATMA İREM GÜL 8A 10 8 7,33 1 5 -0,67 5 2 4,33 1 6 -1,00 2 8 -0,67 7 11 3,33 26 40 12,65 154,837 268 468 468 705 2586

469 45 İBRAHİM SERHAT İTMEÇ8A 9 7 6,67 5 4 3,67 7 1 6,67 4 3 3,00 4 9 1,00 2 11 -1,67 31 35 19,34 154,730 269 469 469 707 2593

470 401 SAME  AKKURT 8A 8 11 4,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 7 7 4,67 26 52 8,67 154,493 270 470 470 708 2598
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU ORTAOKULLARI GENEL LİSTE8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 680 680 950 3823

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap TarihiDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,48 6 4 4,33 7 3 5,79 4 4 2,78 5 8 2,54 8 9 5,21 41 36 29,13 201,770

Okul Ortalaması 11 7 8,12 5 4 4,15 7 2 6,22 3 4 1,80 4 7 1,73 8 9 4,52 38 34 26,54 197,600

KATILIMLAR

471 87 KÜBRANUR İMALI 8A 9 9 6,00 3 6 1,00 7 2 6,33 1 5 -0,67 4 11 0,33 5 9 2,00 29 42 14,99 154,403 271 471 471 709 2600

472 152 ELİF AKPINAR 8A 10 9 7,00 5 5 3,33 8 2 7,33 2 5 0,33 25 21 17,99 154,007 272 472 472 710 2608

473 193 M FATİH TURUNÇ 8D 7 9 4,00 3 6 1,00 7 1 6,67 0 1 -0,33 1 0 1,00 6 10 2,67 24 27 15,01 153,833 27 473 473 711 2611

474 403 AYHAN KARAKUYU 8A 8 9 5,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 14 0,33 6 12 2,00 33 51 16,00 153,753 273 474 474 712 2615

475 84 MEDİNE KAPLAN 8D 11 7 8,67 4 4 2,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 0 5 -1,67 6 11 2,33 28 40 14,67 153,727 28 475 475 714 2617

476 49 CENNET GÜL YAKAR 8B 9 9 6,00 3 4 1,67 1 6 -1,00 1 7 -1,33 6 9 3,00 5 12 1,00 25 47 9,34 153,680 129 476 476 715 2619

477 46 MUHAMMETÖZTÜRK 8B 5 12 1,00 5 4 3,67 5 5 3,33 0 4 -1,33 5 9 2,00 8 10 4,67 28 44 13,34 153,677 130 477 477 716 2620

478 126 NİLSU ÜNLÜ 8B 9 9 6,00 4 6 2,00 9 0 9,00 2 4 0,67 3 10 -0,33 5 12 1,00 32 41 18,34 153,573 131 478 478 717 2622

479 116 İSMAİL BASILGAN 8A 8 7 5,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 1 1 0,67 1 13 -3,33 10 9 7,00 28 42 14,01 153,500 274 479 479 718 2623

480 218 İLKNUR KAMALAK 8A 9 11 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 9 10 5,67 31 58 11,67 153,137 275 480 480 721 2633

481510000MUSTAFA KURT 8A 11 8 8,33 4 4 2,67 5 12 1,00 4 12 0,00 24 36 12,00 152,873 276 481 481 722 2641

482 97 HAKAN ÇİÇEKLİ 8B 12 7 9,67 5 5 3,33 8 1 7,67 1 7 -1,33 3 12 -1,00 29 32 18,34 152,773 132 482 482 723 2645

483 611 ZÜMRA 8A 11 8 8,33 4 4 2,67 5 1 4,67 0 1 -0,33 3 7 0,67 2 9 -1,00 25 30 15,01 152,290 277 483 483 724 2653

484 182 SEFA OSMAN ŞEN 8B 3 10 -0,33 12 7 9,67 15 17 9,34 151,933 133 484 484 726 2664

485 875 AYŞE GÜL ATEŞ 8B 7 10 3,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 1 0 1,00 2 3 1,00 6 11 2,33 26 34 14,66 151,273 134 485 485 727 2670

486 42 BURAKOOLGUN 8A 11 8 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 1 4 -0,33 1 3 0,00 2 13 -2,33 30 33 19,00 151,083 278 486 486 728 2674

487 296 OĞUZHAN TAŞHAN 8A 9 11 5,33 5 5 3,33 6 3 5,00 2 11 -1,67 6 7 3,67 28 37 15,66 150,600 279 487 487 729 2684

488 940 FATMA OĞUL 8B 7 9 4,00 4 3 3,00 8 2 7,33 2 2 1,33 5 13 0,67 26 29 16,33 150,253 135 488 488 731 2696

489 25 AH* ÇARAH K *İ   *İ 8A 7 6 5,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 1 1,67 2 11 -1,67 6 8 3,33 28 35 16,33 150,183 280 489 489 732 2698

490 75 BAKİ TAŞHAN 8A 8 8 5,33 2 7 -0,33 8 2 7,33 4 4 2,67 4 5 2,33 3 14 -1,67 29 40 15,66 150,087 281 490 490 733 2701

491 60 EYÜP KILIÇ 8A 9 6 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 4 4 2,67 5 12 1,00 3 15 -2,00 32 46 16,67 149,813 282 491 491 734 2703

492 114 HÜSNE TANRIKULU 8A 6 9 3,00 5 4 3,67 5 5 3,33 2 2 1,33 3 12 -1,00 8 10 4,67 29 42 15,00 149,567 283 492 492 735 2709

493 51 *E***Z 8A 12 6 10,00 6 3 5,00 4 5 2,33 1 7 -1,33 1 18 -5,00 8 12 4,00 32 51 15,00 149,417 284 493 493 736 2715

494 27 AHMET MESUT ORÇAN8A 5 12 1,00 2 7 -0,33 7 2 6,33 3 7 0,67 8 8 5,33 25 36 13,00 149,370 285 494 494 737 2717

495 0 ZEKERİYA  GÜ L 8D 6 11 2,33 2 6 0,00 5 3 4,00 4 3 3,00 6 12 2,00 23 35 11,33 149,333 29 495 495 738 2718

496 921 TAHA BURAK KURT 8B 9 10 5,67 6 4 4,67 3 6 1,00 5 10 1,67 5 15 0,00 28 45 13,01 149,260 136 496 496 739 2719

497 811 MEHMETKAAN YILDIZZ8B 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 31 59 11,32 148,360 137 497 497 741 2736

498 329 NİSAİREM İŞPAK 8D 11 7 8,67 5 4 3,67 9 1 8,67 1 3 0,00 3 13 -1,33 3 13 -1,33 32 41 18,35 148,213 30 498 498 742 2744

499 71 DURAN KARABULUT 8A 6 10 2,67 6 3 5,00 6 2 5,33 1 2 0,33 5 13 0,67 6 12 2,00 30 42 16,00 147,597 286 499 499 744 2758

500 70 NAZMİ GEMCİ 8A 9 11 5,33 6 4 4,67 9 1 8,67 4 6 2,00 1 6 -1,00 5 15 0,00 34 43 19,67 147,317 287 500 500 745 2764

501 0 HASAN TAHA KARABURÇ8A 6 10 2,67 1 0 1,00 5 3 4,00 0 1 -0,33 8 10 4,67 20 24 12,01 147,277 288 501 501 746 2765

502 83 MEHMETEMİN KARANFİL8A 11 9 8,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 34 56 15,33 146,960 289 502 502 747 2776

503 214 MUHHAMMET ALİ SÜT 8B 8 7 5,67 4 6 2,00 4 4 2,67 4 14 -0,67 6 10 2,67 26 41 12,34 146,877 138 503 503 748 2778

504 47 FATMA DEMİRDÖĞEN 8A 8 11 4,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 13 -1,33 6 6 4,00 29 48 13,00 146,570 290 504 504 749 2782

505 66 MEHMET ARMUT 8A 9 6 7,00 4 4 2,67 8 2 7,33 1 3 0,00 3 12 -1,00 25 27 16,00 146,487 291 505 505 750 2784

506407000HAYDAR EMİN AKKAYA8A 6 12 2,00 2 8 -0,67 9 0 9,00 2 3 1,00 3 10 -0,33 6 6 4,00 28 39 15,00 146,353 292 506 506 751 2787

507 166 YUSUF EREN ORÇAN 8A 5 9 2,00 5 5 3,33 7 2 6,33 2 3 1,00 6 11 2,33 25 30 14,99 146,327 293 507 507 752 2789

508 33 ARDATURA YİGİT 8E 5 11 1,33 8 2 7,33 7 2 6,33 3 2 2,33 4 8 1,33 4 11 0,33 31 36 18,98 146,147 10 508 508 753 2793

509 197 EREN KIZILARI 8C 8 5 6,33 3 4 1,67 2 5 0,33 4 7 1,67 17 21 10,00 146,053 37 509 509 754 2795

510 91 ESENGÜL AKBABA 8A 6 12 2,00 5 4 3,67 3 6 1,00 4 3 3,00 4 10 0,67 7 12 3,00 29 47 13,34 145,793 294 510 510 756 2802

511 84 EMİNEÖZEL 8A 10 9 7,00 6 3 5,00 4 5 2,33 1 0 1,00 3 16 -2,33 6 12 2,00 30 45 15,00 145,770 295 511 511 757 2803

512 94 HAYRİYE BAKIR 8A 7 12 3,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 12 2,00 6 13 1,67 30 56 11,34 145,553 296 512 512 758 2806

513 248 YAŞARTALHAKOCA 8B 10 10 6,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 27 63 6,01 145,160 139 513 513 759 2815

514 423 SEMA KAHRAMAN 8C 6 7 3,67 2 5 0,33 5 2 4,33 5 5 3,33 18 19 11,66 144,863 38 514 514 760 2826

515 0 MİR AÇBOLAT 8D 8 7 5,67 5 5 3,33 4 0 4,00 4 10 0,67 21 22 13,67 144,717 31 515 515 762 2832

516 161 SAMET  KEKLİK 8D 10 9 7,00 4 5 2,33 3 6 1,00 5 13 0,67 22 33 11,00 144,470 32 516 516 763 2837

517 500 YAĞMUR BOLAT 8B 9 11 5,33 5 5 3,33 8 2 7,33 3 2 2,33 2 9 -1,00 5 15 0,00 32 44 17,32 143,360 140 517 517 764 2859
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU ORTAOKULLARI GENEL LİSTE8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 680 680 950 3823

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap TarihiDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,48 6 4 4,33 7 3 5,79 4 4 2,78 5 8 2,54 8 9 5,21 41 36 29,13 201,770

Okul Ortalaması 11 7 8,12 5 4 4,15 7 2 6,22 3 4 1,80 4 7 1,73 8 9 4,52 38 34 26,54 197,600

KATILIMLAR

518 15 AYŞEGÜL KURT 8A 9 6 7,00 3 3 2,00 6 1 5,67 1 4 -0,33 3 10 -0,33 3 10 -0,33 25 34 13,68 143,287 297 518 518 765 2863

519 241 EMİNE KAVAK 8C 8 10 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 2 7 -0,33 3 12 -1,00 6 12 2,00 31 49 14,67 143,173 39 519 519 766 2866

520 17 EMRAH 8A 7 10 3,67 4 2 3,33 2 3 1,00 3 7 0,67 2 4 0,67 6 12 2,00 24 38 11,34 142,930 298 520 520 767 2871

521 408 SÜLEYMAN CANLI 8A 7 11 3,33 4 6 2,00 10 0 10,00 5 4 3,67 1 10 -2,33 6 11 2,33 33 42 19,00 142,657 299 521 521 768 2876

522 558 YÜSRA GÖKKAYA 8D 8 4 6,67 4 3 3,00 3 2 2,33 0 4 -1,33 1 6 -1,00 3 4 1,67 19 23 11,34 142,453 33 522 522 769 2882

523 0 ARDAÇİ EK 8C 8 12 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 0 11 -3,67 9 11 5,33 29 42 14,99 141,817 40 523 523 770 2899

524 313 MUSTAFA AKI 8A 8 5 6,33 1 6 -1,00 6 2 5,33 2 4 0,67 3 11 -0,67 4 9 1,00 24 37 11,66 141,407 300 524 524 771 2908

525 7 *** *  N 8B 7 11 3,33 3 7 0,67 4 4 2,67 3 8 0,33 6 9 3,00 23 39 10,00 141,293 141 525 525 773 2913

526 0 AHMETCANKÖKENÖZ 8A 6 14 1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 4 4,67 7 13 2,67 5 15 0,00 32 58 12,67 141,200 301 526 526 774 2915

527 81 GÜLLÜ YOĞUN 8A 7 6 5,00 3 4 1,67 3 2 2,33 5 10 1,67 18 22 10,67 141,167 302 527 527 775 2918

528 358 MUSTAFA   ÖKSÜZ 8B 7 7 4,67 4 4 2,67 6 3 5,00 0 1 -0,33 1 4 -0,33 3 5 1,33 21 24 13,01 141,060 142 528 528 776 2920

529 172 YUNUSEMRE BOLAT 8D 8 8 5,33 7 3 6,00 9 1 8,67 1 0 1,00 0 6 -2,00 2 6 0,00 27 24 19,00 140,997 34 529 529 777 2923

530 3 BATUHAN BADEM 8A 5 11 1,33 3 1 2,67 6 2 5,33 5 4 3,67 0 7 -2,33 8 9 5,00 27 34 15,67 140,903 303 530 530 778 2926

531 423 HACI MEHMET İMALI 8B 8 5 6,33 2 4 0,67 7 1 6,67 2 7 -0,33 2 9 -1,00 4 10 0,67 25 36 13,01 140,477 143 531 531 779 2934

532 5 AYŞE SALCAN 8A 11 9 8,00 4 6 2,00 4 6 2,00 1 2 0,33 6 12 2,00 2 17 -3,67 28 52 10,66 140,140 304 532 532 781 2947

533 22 RÜMEYSA KARATAŞ 8A 7 12 3,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 3 2,00 3 15 -2,00 30 43 15,66 140,130 305 533 533 782 2948

534 134 RANA O KUMUŞ 8C 9 11 5,33 4 6 2,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 33 57 13,99 139,853 41 534 534 785 2955

535 0 ONUR VELİ PARLAK 8A 4 2 3,33 6 3 5,00 4 0 4,00 2 2 1,33 16 7 13,66 139,813 306 535 535 786 2957

536 983 AYŞE BURÇAK PAKSOY8B 11 7 8,67 1 9 -2,00 3 3 2,00 2 4 0,67 4 15 -1,00 5 14 0,33 26 52 8,67 139,647 144 536 536 787 2962

537 10 DURAN SOLAK 8A 7 6 5,00 0 8 -2,67 3 4 1,67 2 1 1,67 3 6 1,00 15 25 6,67 139,477 307 537 537 788 2965

538 63 GÖKÇENUR GÜNEŞ 8C 7 9 4,00 5 5 3,33 7 2 6,33 0 3 -1,00 4 7 1,67 23 26 14,33 139,387 42 538 538 789 2967

539 90 BÜŞRA SÜT 8A 8 10 4,67 4 6 2,00 6 2 5,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 7 3,67 26 43 11,67 138,983 308 539 539 790 2980

540 31 ARDA AHMED AKÇAM 8A 5 15 0,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 10 10 6,67 4 16 -1,33 28 62 7,34 138,960 309 540 540 791 2982

541 206 KEREM SAYGILI 8A 7 8 4,33 1 1 0,67 5 4 3,67 3 3 2,00 3 11 -0,67 19 27 10,00 138,397 310 541 541 793 2997

542 0 HÜRÜMELEK ERGİN 8A 9 8 6,33 5 4 3,67 7 2 6,33 0 1 -0,33 3 5 1,33 1 13 -3,33 25 33 14,00 138,247 311 542 542 794 3005

543 47 AYŞE ORÇAN 8B 10 6 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 1 7 -1,33 2 11 -1,67 2 11 -1,67 29 41 15,33 137,647 145 543 543 795 3014

544 811 KÜBRA  SOLMAZ 8B 6 7 3,67 3 7 0,67 3 7 0,67 0 2 -0,67 4 7 1,67 5 11 1,33 21 41 7,34 137,573 146 544 544 796 3016

545 148 ZELİHA GÜL MUTLU 8B 8 7 5,67 1 6 -1,00 7 2 6,33 1 2 0,33 2 7 -0,33 2 5 0,33 21 29 11,33 137,527 147 545 545 797 3017

546 158 İREM AÇIKGÖZ 8A 8 6 6,00 4 5 2,33 9 0 9,00 1 1 0,67 1 4 -0,33 1 9 -2,00 24 25 15,67 137,343 312 546 546 798 3023

547 330 HANİFİ TÜRK 8B 10 9 7,00 3 6 1,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 2 10 -1,33 4 13 -0,33 29 48 13,00 137,020 148 547 547 799 3035

548 97 ÖZNUR GÜL 8A 11 9 8,00 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 11 0,33 3 17 -2,67 30 55 11,66 136,863 313 548 548 800 3038

549 0 FATMA NUR GÜNEŞ 8A 11 8 8,33 5 5 3,33 3 5 1,33 0 8 -2,67 4 12 0,00 4 16 -1,33 27 54 8,99 136,590 314 549 549 802 3043

550 45 AYŞENUR ÇAKIR 8A 9 9 6,00 4 4 2,67 6 4 4,67 0 7 -2,33 4 10 0,67 3 12 -1,00 26 46 10,68 136,387 315 550 550 804 3047

551 8 CENGİZ ÇAKIR 8A 8 12 4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 27 63 6,00 136,080 316 551 551 805 3056

552 314 MÜNEVVER ÖZYIRTICI 8A 11 8 8,33 4 5 2,33 4 4 2,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 29 57 9,99 135,863 317 552 552 806 3062

553 331 ARDA KAR TAŞ 8B 5 4 3,67 2 5 0,33 5 2 4,33 4 7 1,67 16 18 10,00 135,513 149 553 553 807 3070

554 0 KAZIM BALTACI 8A 6 11 2,33 3 6 1,00 5 3 4,00 2 2 1,33 4 8 1,33 4 10 0,67 24 40 10,66 135,510 318 554 554 808 3071

555 39 MUSTAFAKÖRÖMEROĞULLAR8A 8 11 4,33 2 7 -0,33 6 4 4,67 3 7 0,67 6 9 3,00 2 14 -2,67 27 52 9,67 135,087 319 555 555 809 3082

556 5 SUDE AKAR 8B 11 9 8,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 25 54 7,00 134,650 150 556 556 810 3091

557 205 BEYZA YÜKSELİRER 8A 8 12 4,00 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 12 1,00 4 13 -0,33 29 55 10,67 134,560 320 557 557 811 3095

558 134 NURSİMA İMALI 8C 8 6 6,00 3 7 0,67 6 2 5,33 2 9 -1,00 19 24 11,00 134,497 43 558 558 812 3098

559 176 EMİRHAN ÇAT 8B 8 11 4,33 5 5 3,33 7 3 6,00 1 4 -0,33 3 12 -1,00 5 13 0,67 29 48 13,00 134,163 151 559 559 814 3110

560 979 ELA   ABDULSE AM 8B 9 10 5,67 3 7 0,67 2 5 0,33 3 4 1,67 3 14 -1,67 6 12 2,00 26 52 8,67 133,730 152 560 560 815 3118

561 210 HÜSNANUR KAPLAN 8A 6 12 2,00 5 5 3,33 7 3 6,00 1 4 -0,33 3 2 2,33 4 16 -1,33 26 42 12,00 133,267 321 561 561 817 3129

562 800 RAVZA TOSUN 8B 6 3 5,00 1 9 -2,00 4 1 3,67 1 3 0,00 5 12 1,00 17 28 7,67 133,093 153 562 562 818 3136

563 101 HATİCE NUR DEMİR 8A 7 9 4,00 3 7 0,67 5 3 4,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 5 15 0,00 25 48 9,00 133,030 322 563 563 819 3138

564 124 MEHMET ÇAVUŞOĞLU 8A 3 16 -2,33 4 5 2,33 4 6 2,00 1 2 0,33 8 10 4,67 5 12 1,00 25 51 8,00 132,930 323 564 564 820 3141

                                            12 / 15



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU ORTAOKULLARI GENEL LİSTE8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 680 680 950 3823

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap TarihiDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,48 6 4 4,33 7 3 5,79 4 4 2,78 5 8 2,54 8 9 5,21 41 36 29,13 201,770

Okul Ortalaması 11 7 8,12 5 4 4,15 7 2 6,22 3 4 1,80 4 7 1,73 8 9 4,52 38 34 26,54 197,600

KATILIMLAR

565 12 AHMETYAKAR 8A 9 9 6,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 6 1,00 5 15 0,00 4 14 -0,67 28 57 9,00 132,830 324 565 565 821 3143

566 0 ABDULHAMİT HÜDA 8B 4 11 0,33 9 11 5,33 13 22 5,66 132,017 154 566 566 822 3158

567 407 REGAİB KARDEŞ 8A 7 8 4,33 2 2 1,33 1 1 0,67 0 2 -0,67 6 12 2,00 16 25 7,66 131,883 325 567 567 823 3163

568 0 BÜŞRA KAŞIK 8A 8 3 7,00 3 7 0,67 8 0 8,00 2 3 1,00 2 10 -1,33 2 12 -2,00 25 35 13,34 131,753 326 568 568 824 3165

569 442 SENİHA ORÇAN 8A 8 12 4,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 0 10 -3,33 3 17 -2,67 9 11 5,33 28 62 7,33 131,707 327 569 569 825 3166

570 272 MUSTAFA ÇALIŞAN 8A 7 8 4,33 3 7 0,67 10 0 10,00 3 5 1,33 2 15 -3,00 25 35 13,33 131,680 328 570 570 826 3167

571 260 MELİH ORÇAN 8D 6 9 3,00 3 5 1,33 3 5 1,33 0 7 -2,33 6 9 3,00 18 35 6,33 131,397 35 571 571 827 3170

572 214 REYHAN GÜNEŞ 8A 4 13 -0,33 3 7 0,67 3 5 1,33 2 4 0,67 5 9 2,00 6 10 2,67 23 48 7,01 131,263 329 572 572 828 3173

573 442 İLAYDA KELEPİ R 8A 6 13 1,67 6 3 5,00 5 5 3,33 1 2 0,33 2 6 0,00 5 11 1,33 25 40 11,66 131,073 330 573 573 829 3176

574 602 SAMEDİLERİ 8B 1 5 -0,67 4 6 2,00 4 4 2,67 1 2 0,33 2 2 1,33 4 3 3,00 16 22 8,66 131,033 155 574 574 830 3177

575 142 ABDVLHAMİT HÜDA 8B 7 13 2,67 5 5 3,33 7 3 6,00 1 1 0,67 20 22 12,67 130,827 156 575 575 831 3184

576 928 KÜBRA NUR SAYGILI 8B 7 6 5,00 2 4 0,67 7 1 6,67 3 8 0,33 2 11 -1,67 21 30 11,00 130,230 157 576 576 832 3196

577 111 İSMAİLAKDENİZ 8A 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 5 1,33 5 7 2,67 3 12 -1,00 24 46 8,67 130,153 331 577 577 833 3197

578 145 İLAYDA KAMİŞ 8B 5 10 1,67 2 8 -0,67 5 4 3,67 2 3 1,00 1 4 -0,33 6 9 3,00 21 38 8,34 130,013 158 578 578 834 3200

579 85 *   *E       *AT 8A 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 8 12 4,00 4 16 -1,33 24 66 2,00 129,307 332 579 579 835 3225

580 830 MEHMETGGÖK 8B 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 27 63 5,99 129,267 159 580 580 836 3227

581 222 BÜŞRA NUR BOLAT 8D 9 10 5,67 6 4 4,67 4 5 2,33 0 4 -1,33 0 3 -1,00 4 13 -0,33 23 39 10,01 129,243 36 581 581 837 3228

582 206 MEHMETEMİNBOLAT 8C 5 7 2,67 2 6 0,00 8 2 7,33 2 1 1,67 17 16 11,67 129,223 44 582 582 838 3229

583 95 FATMA NUR AKILLI 8A 9 9 6,00 4 6 2,00 7 2 6,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 15 -1,00 30 56 11,33 128,390 333 583 583 839 3247

584 49 AYŞE SENA BOLAT 8A 9 10 5,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 13 -0,33 3 13 -1,33 27 55 8,67 127,627 334 584 584 840 3255

585 32 FATMA Ö *AN 8B 7 9 4,00 5 5 3,33 0 7 -2,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 23 50 6,34 127,063 160 585 585 841 3264

586 161 GÜLSÜM NUR İMALI 8C 6 7 3,67 3 7 0,67 5 4 3,67 0 2 -0,67 4 9 1,00 18 29 8,34 126,847 45 586 586 842 3266

587 14 RESUL ÖZTÜRK 8A 10 8 7,33 2 7 -0,33 6 3 5,00 1 3 0,00 1 6 -1,00 1 9 -2,00 21 36 9,00 126,583 335 587 587 843 3271

588 0 YUSUF BAYANDUR 8B 8 4 6,67 3 6 1,00 2 1 1,67 1 4 -0,33 1 8 -1,67 15 23 7,34 126,253 161 588 588 844 3279

589 819 SUDENAZ KAVAK 8A 11 7 8,67 5 4 3,67 8 2 7,33 4 5 2,33 1 14 -3,67 2 15 -3,00 31 47 15,33 126,190 336 589 589 845 3283

590 428 MEHMET AKİF ARSIAN 8B 7 13 2,67 3 7 0,67 6 4 4,67 1 5 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 25 51 8,01 125,313 162 590 590 846 3301

591 210 ZEYNEP ERGİN 8A 7 10 3,67 1 3 0,00 6 4 4,67 1 1 0,67 2 8 -0,67 3 8 0,33 20 34 8,67 125,027 337 591 591 847 3307

592 152 ELİF AKIN AR 8A 5 7 2,67 5 11 1,33 10 18 4,00 124,953 338 592 592 848 3308

593 84 MEHMET KELİK 8A 7 12 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 15 0,00 5 15 0,00 28 61 7,67 124,877 339 593 593 849 3310

594 96 MERYEM ÇELİK 8A 10 9 7,00 4 5 2,33 4 5 2,33 3 6 1,00 3 14 -1,67 3 14 -1,67 27 53 9,32 124,793 340 594 594 850 3311

595 215 RÜMEYSANUR SAİL 8A 5 14 0,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 13 1,67 5 13 0,67 27 59 7,34 124,573 341 595 595 851 3313

596 207 ALİ ÇELİK 8B 7 10 3,67 6 3 5,00 4 6 2,00 0 7 -2,33 2 10 -1,33 5 11 1,33 24 47 8,34 124,320 163 596 596 852 3319

597 814 ZEYNEP BOZDAĞ 8A 8 12 4,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 13 -1,33 5 13 0,67 25 49 8,68 123,947 342 597 597 853 3323

598 39 SILA ÖZEL 8A 4 10 0,67 5 2 4,33 2 4 0,67 4 3 3,00 3 10 -0,33 4 8 1,33 22 37 9,67 123,833 343 598 598 854 3327

599 24 HACI MUSTAFA DENİZ 8A 7 13 2,67 0 10 -3,33 2 6 0,00 2 3 1,00 8 9 5,00 1 13 -3,33 20 54 2,01 123,587 344 599 599 855 3329

600 64 ŞERİFE BERK 8A 10 5 8,33 2 7 -0,33 5 3 4,00 4 3 3,00 0 14 -4,67 4 12 0,00 25 44 10,33 123,320 345 600 600 856 3332

601 832 MELİKE DEMİR 8B 8 12 4,00 3 7 0,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 30 60 10,00 123,320 164 600 600 856 3332

602 200 SEYFULLAH ÖZEN 8D 5 11 1,33 5 5 3,33 6 3 5,00 2 2 1,33 5 7 2,67 2 16 -3,33 25 44 10,33 122,767 37 602 602 859 3341

603 78 ZEYNEP KAYADİBİ 8A 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 6 1,00 3 11 -0,67 5 10 1,67 24 49 7,67 122,303 346 603 603 861 3352

604 216 SEVİLAY SÜTCÜ 8E 5 12 1,00 5 4 3,67 7 2 6,33 2 7 -0,33 5 8 2,33 2 14 -2,67 26 47 10,33 121,963 11 604 604 862 3355

605422000ESABİLSARIĞÜL 8B 7 12 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 9 -3,00 4 11 0,33 6 12 2,00 22 59 2,33 121,963 165 604 604 862 3355

606 170 ZELİHA TUĞÇE ORÇAN8B 6 11 2,33 4 4 2,67 6 4 4,67 1 1 0,67 3 11 -0,67 20 31 9,67 121,957 166 606 606 864 3357

607 20 M MUSTAFA YILMAZ 8B 6 9 3,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 1 2 0,33 3 8 0,33 16 32 5,33 121,737 167 607 607 865 3361

608 257 ZEYNEP KILIÇASLAN 8A 8 11 4,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 6 1,00 2 7 -0,33 4 16 -1,33 25 52 7,67 120,843 347 608 608 866 3370

609 201 ZEHRA OKMŞ 8C 10 9 7,00 4 6 2,00 9 1 8,67 2 3 1,00 1 6 -1,00 1 18 -5,00 27 43 12,67 120,653 46 609 609 867 3377

610 25 MEHMET AKİF KOZANOĞLU8A 3 13 -1,33 3 6 1,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 3 10 -0,33 8 12 4,00 24 53 6,34 120,247 348 610 610 868 3383

611 837 SELİN KILLI 8A 5 11 1,33 3 7 0,67 9 0 9,00 1 6 -1,00 2 10 -1,33 4 8 1,33 24 42 10,00 119,617 349 611 611 870 3395
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU ORTAOKULLARI GENEL LİSTE8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 680 680 950 3823

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap TarihiDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,48 6 4 4,33 7 3 5,79 4 4 2,78 5 8 2,54 8 9 5,21 41 36 29,13 201,770

Okul Ortalaması 11 7 8,12 5 4 4,15 7 2 6,22 3 4 1,80 4 7 1,73 8 9 4,52 38 34 26,54 197,600

KATILIMLAR

612 30 SILA ÇIKAR 8A 7 12 3,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 1 9 -2,00 5 9 2,00 4 15 -1,00 22 59 2,34 118,813 350 612 612 871 3406

613 59 CEMAL GEMCİ 8A 5 9 2,00 4 6 2,00 4 5 2,33 0 2 -0,67 5 12 1,00 18 34 6,66 118,663 351 613 613 872 3412

614 182 SEFA OSMAN       N 8B 7 13 2,67 4 5 2,33 3 7 0,67 14 25 5,67 118,540 168 614 614 873 3413

615 0 HATİCEZİŞAN İLERİ 8A 8 11 4,33 5 5 3,33 9 1 8,67 2 6 0,00 2 16 -3,33 4 13 -0,33 30 52 12,67 118,420 352 615 615 874 3414

616 164 ÖZCAN ORÇAN 8A 5 10 1,67 2 1 1,67 4 3 3,00 3 6 1,00 2 9 -1,00 16 29 6,34 117,297 353 616 616 876 3434

617 50 TUANA KAPLAN 8A 6 13 1,67 3 7 0,67 5 4 3,67 2 6 0,00 3 9 0,00 5 15 0,00 24 54 6,01 115,650 354 617 617 879 3459

618 40 HACER GÜNE Ş 8B 5 6 3,00 3 5 1,33 5 2 4,33 0 1 -0,33 2 10 -1,33 15 24 7,00 114,960 169 618 618 880 3471

619 63 FATMAGÜL ARMUT 8A 7 10 3,67 3 5 1,33 5 3 4,00 3 5 1,33 1 7 -1,33 3 13 -1,33 22 43 7,67 113,970 355 619 619 882 3483

620 79 DENİZ ZORBA 8B 7 12 3,00 4 6 2,00 6 4 4,67 1 3 0,00 5 15 0,00 3 16 -2,33 26 56 7,34 113,313 170 620 620 883 3490

621 862 ŞEYMA HASSUN 8B 4 4 2,67 2 6 0,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 3 8 0,33 16 39 3,00 113,160 171 621 621 884 3494

622 0 HARUN YAĞDIGÜL 8A 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 7 13 2,67 22 68 -0,67 112,653 356 622 622 885 3505

623 484 MUSTAFA YILDIZ 8B 8 11 4,33 5 5 3,33 8 2 7,33 0 4 -1,33 2 13 -2,33 3 14 -1,67 26 49 9,66 112,423 172 623 623 886 3507

624 114 ERCAN BOZDO AN 8A 7 12 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 2 -0,67 5 14 0,33 17 43 2,66 112,280 357 624 624 887 3510

625 316 NAİLE YILDIZ 8D 8 10 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 1 5 -0,67 0 5 -1,67 2 13 -2,33 22 42 8,00 111,627 38 625 625 888 3519

626 2 MUSTAFA GEDİKBAŞ 8A 7 10 3,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 13 -0,33 3 12 -1,00 22 57 3,01 111,303 358 626 626 889 3521

627409000İBRAHİM BAKİ İMALI 8B 8 5 6,33 0 6 -2,00 1 4 -0,33 0 1 -0,33 0 7 -2,33 2 6 0,00 11 29 1,34 111,250 173 627 627 890 3522

628 312 MUHİTTİN ĞS 8A 6 12 2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 0 10 -3,33 5 10 1,67 22 41 8,34 111,063 359 628 628 892 3527

629 96 MEHME  EREN BOLAT 8D 7 8 4,33 5 4 3,67 2 6 0,00 3 7 0,67 3 9 0,00 2 16 -3,33 22 50 5,34 110,843 39 629 629 893 3532

630 375 ÖMER FARUK ORÇAN 8B 3 9 0,00 1 5 -0,67 3 0 3,00 2 3 1,00 1 3 0,00 10 20 3,33 110,390 174 630 630 894 3539

631 10 EFEÖÖZSOY 8A 8 12 4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 28 62 7,33 109,933 360 631 631 895 3544

632 217 SUDENAZGÜNEŞ 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 15 35 3,33 109,867 361 632 632 896 3545

633 192 GÜLİSTANOUUL 8C 7 13 2,67 3 5 1,33 0 9 -3,00 3 7 0,67 3 10 -0,33 5 15 0,00 21 59 1,34 109,730 47 633 633 897 3547

634 177 GÖK*  İMALI 8A 4 8 1,33 2 5 0,33 4 4 2,67 0 1 -0,33 1 8 -1,67 4 7 1,67 15 33 4,00 109,343 362 634 634 898 3552

635 101 HATİCE NUR ŞARLAK 8A 3 17 -2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 6 13 1,67 22 67 -0,33 109,190 363 635 635 899 3554

636 455 ELİFNAZBAYAR 8B 5 10 1,67 1 5 -0,67 2 1 1,67 1 2 0,33 2 8 -0,67 11 26 2,33 108,307 175 636 636 900 3563

637 0 A  *  İFİ  GEŞ* 8A 7 12 3,00 5 4 3,67 4 6 2,00 1 7 -1,33 4 15 -1,00 4 16 -1,33 25 60 5,01 107,960 364 637 637 901 3567

638 0 *  *K  GÜLSEVER 8A 9 9 6,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 3 16 -2,33 21 66 -1,00 107,757 365 638 638 902 3568

639220000BERAT SÜT 8A 3 6 1,00 1 5 -0,67 2 3 1,00 1 0 1,00 7 14 2,33 107,520 366 639 639 903 3573

640 467 ÖMERÖTUĞRAUPERÇEMRÇEM8B 9 6 7,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 1 12 -3,00 3 10 -0,33 18 52 0,67 106,757 176 640 640 904 3584

641 323 ELA ORÇAN 8C 6 8 3,33 3 4 1,67 1 4 -0,33 3 16 -2,33 13 32 2,34 105,877 48 641 641 905 3593

642 228 SALİH S  T 8D 6 13 1,67 4 6 2,00 4 4 2,67 2 4 0,67 2 14 -2,67 5 12 1,00 23 53 5,34 105,807 40 642 642 906 3595

643 36 KADRİYE OCAK 8B 6 10 2,67 1 5 -0,67 5 4 3,67 2 3 1,00 3 5 1,33 1 16 -4,33 18 43 3,67 104,847 177 643 643 907 3606

644 0 *Ç 8A 3 17 -2,67 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 25 65 3,34 104,400 367 644 644 908 3610

645 302 SEMA DOĞAN 8D 7 10 3,67 1 7 -1,33 0 6 -2,00 2 6 0,00 1 5 -0,67 2 8 -0,67 13 42 -1,00 104,263 41 645 645 909 3612

646 9 VELİCİHATYAKAR 8A 9 11 5,33 0 10 -3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 25 65 3,33 104,240 368 646 646 910 3613

647 251 TUGBA GÜNEŞ 8A 6 8 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 4 -1,33 2 9 -1,00 4 14 -0,67 17 50 0,33 103,430 369 647 647 911 3622

648 64 CENNET GÖKKAYA 8A 4 14 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 4 1,67 3 11 -0,67 5 14 0,33 22 56 3,33 102,333 370 648 648 912 3634

649 31 CUMA ZENGİN 8B 6 14 1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 24 66 2,00 101,947 178 649 649 913 3638

650 89 BUSE NAZ TOMURÇUK8A 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 4 2,67 1 14 -3,67 4 12 0,00 24 55 5,67 101,590 371 650 650 914 3643

651 81 MUHARREM ÇAKMAK 8A 8 12 4,00 3 7 0,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 3 15 -2,00 4 16 -1,33 24 64 2,68 101,233 372 651 651 915 3648

652 195 AYŞEGÜL İMALI 8C 5 12 1,00 6 3 5,00 1 1 0,67 0 8 -2,67 5 13 0,67 17 37 4,67 101,190 49 652 652 916 3650

653 101 HALİL * NEŞ 8A 7 11 3,33 2 7 -0,33 4 5 2,33 2 18 -4,00 6 14 1,33 21 55 2,66 101,020 373 653 653 917 3652

654 82 İLKERYASİNGÜL 8A 3 17 -2,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 26 64 4,67 100,387 374 654 654 919 3657

655 216 SONGÜL SÖYLER 8A 8 12 4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 8 -1,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 22 67 -0,33 100,110 375 655 655 920 3660

656 980 ŞEYMADURİ 8B 2 9 -1,00 0 8 -2,67 3 3 2,00 0 3 -1,00 6 12 2,00 11 35 -0,67 98,140 179 656 656 921 3671

657 105 HABİP KIL ÇASLAN 8A 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 24 66 1,99 98,053 376 657 657 922 3672

658 154 SÜLEYMAN OKUDUCU 8A 2 6 0,00 0 4 -1,33 3 3 2,00 0 1 -0,33 1 4 -0,33 6 18 0,01 96,833 377 658 658 923 3686
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU ORTAOKULLARI GENEL LİSTE8. SINIF DENEME 1 (SPOİLER) 680 680 950 3823

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap TarihiDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,48 6 4 4,33 7 3 5,79 4 4 2,78 5 8 2,54 8 9 5,21 41 36 29,13 201,770

Okul Ortalaması 11 7 8,12 5 4 4,15 7 2 6,22 3 4 1,80 4 7 1,73 8 9 4,52 38 34 26,54 197,600

KATILIMLAR

659 288 ZİYA BASILGAN 8A 5 14 0,33 4 6 2,00 3 5 1,33 1 1 0,67 5 15 0,00 3 16 -2,33 21 57 2,00 95,760 378 659 659 924 3694

660 0 GÜLSÜM GÜNEŞ 8A 6 11 2,33 1 8 -1,67 7 3 6,00 3 7 0,67 1 15 -4,00 4 11 0,33 22 55 3,66 95,673 379 660 660 925 3695

661 808 DELAL HAM * 8B 3 6 1,00 1 9 -2,00 2 6 0,00 0 2 -0,67 4 13 -0,33 10 36 -2,00 95,027 180 661 661 926 3698

662 26 BEYZA NUR KILIÇ 8A 8 12 4,00 5 5 3,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 17 -3,67 25 54 6,99 94,370 380 662 662 928 3703

663 0 ZEKİYE NUR BASILGAN8A 9 11 5,33 6 4 4,67 8 2 7,33 0 7 -2,33 1 19 -5,33 3 16 -2,33 27 59 7,34 94,173 381 663 663 929 3705

664 0 MİTHATCEYHAN 8A 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 7 -0,33 2 8 -0,67 11 38 -1,66 92,460 382 664 664 930 3714

665 36 ALİHAN KEKLİK 8A 3 16 -2,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 5 14 0,33 19 69 -4,01 92,320 383 665 665 931 3717

666 421 EMRE ENİN  İM*LI 8B 7 13 2,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 2 9 -1,00 17 59 -2,66 89,040 181 666 666 933 3734

667 192 MUSTAFA ERKAN 8C 6 14 1,33 2 7 -0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 21 68 -1,66 88,827 50 667 667 934 3736

668 44 BİLGE ÇIKAR 8C 5 15 0,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 1 6 -1,00 2 13 -2,33 19 53 1,34 88,373 51 668 668 935 3741

669 0 NURDENİZ KARAKURT 8A 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 16 -2,33 3 17 -2,67 22 67 -0,33 87,063 384 669 669 936 3747

670 2 MEVLÜT  AKPIN* 8B 3 8 0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 6 1,00 1 15 -4,00 12 44 -2,67 85,647 182 670 670 937 3752

671 125 ESMA AY 8B 6 10 2,67 1 8 -1,67 6 4 4,67 2 15 -3,00 3 16 -2,33 18 53 0,34 85,280 183 671 671 938 3753

672 243 HÜSEYİN GEZEN 8B 4 16 -1,33 2 6 0,00 2 8 -0,67 2 5 0,33 2 7 -0,33 3 12 -1,00 15 54 -3,00 85,017 184 672 672 939 3755

673 434 YAŞAR EFE İMALI 8B 4 8 1,33 2 6 0,00 1 5 -0,67 1 0 1,00 1 10 -2,33 1 8 -1,67 10 37 -2,34 82,823 185 673 673 941 3765

674 24 ELİF SİVRİKAYA 8A 5 14 0,33 4 3 3,00 2 5 0,33 2 5 0,33 2 10 -1,33 2 15 -3,00 17 52 -0,34 82,623 385 674 674 942 3766

675 97 ERAY YILMAZ 8A 3 12 -1,00 1 7 -1,33 4 2 3,33 2 11 -1,67 2 12 -2,00 12 44 -2,67 75,973 386 675 675 944 3780

676 417 YUNUS EMRE KARAKIZ8A 3 17 -2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 14 -0,67 5 15 0,00 17 71 -6,67 75,473 387 676 676 945 3781

677 425 HÜSEYİN DİZİBÜYÜK 8B 1 18 -5,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 4 9 1,00 2 18 -4,00 19 63 -2,00 69,960 186 677 677 946 3797

678 834 ALEYNA ÖZDEMİR 8B 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 18 -6,00 5 13 0,67 19 67 -3,33 67,413 187 678 678 947 3803

679 23 HASAN HÜSEYİN OMURC A8A 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 2 17 -3,67 20 69 -3,01 67,337 388 679 679 948 3804

680 0 * 8A 3 16 -2,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 6 1,00 3 14 -1,67 3 15 -2,00 14 69 -9,00 61,183 389 680 680 949 3815
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