
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU Hacıbebek Ortaokulu 8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI 10 632 794 8194

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,26 5 4 3,88 4 4 2,51 8 6 5,52 12 7 9,51 47 31 36,54 254,700

Okul Ortalaması 11 7 8,50 6 4 5,10 6 4 4,57 3 7 0,37 5 8 2,50 10 8 7,47 41 37 28,51 218,400

KATILIMLAR

1 38 HULUSİ KİLİT 8A 10 9 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 2 7 -0,33 10 5 8,33 13 6 11,00 49 33 38,00 271,747 1 1 163 249 3435

2 36 FATMA HACIBEBEKOĞLU8A 12 5 10,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 6 5 4,33 12 5 10,33 49 26 40,32 265,077 2 2 181 270 3610

3 32 DERYA KOÇ 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 13 -1,33 14 6 12,00 54 32 43,34 264,080 3 3 184 276 3633

4 34 ELİF GÖZÜAÇIK 8A 13 4 11,67 6 3 5,00 5 4 3,67 3 7 0,67 7 9 4,00 13 6 11,00 47 33 36,01 262,840 4 4 188 280 3666

5 30 BERAT DURDU 8A 12 8 9,33 7 3 6,00 4 6 2,00 1 8 -1,67 6 6 4,00 11 8 8,33 41 39 27,99 230,233 5 5 262 374 4487

6 37 FİKRETEMRE GÖZÜAÇIK8A 11 8 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 4 5 2,33 4 7 1,67 9 6 7,00 40 34 28,66 212,907 6 6 302 427 4926

7 43 VAHİDE KÖSE 8A 12 4 10,67 7 3 6,00 5 3 4,00 1 5 -0,67 1 7 -1,33 11 7 8,67 37 29 27,34 209,140 7 7 311 440 5037

8 35 EMİNE KİLİT 8A 10 9 7,00 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 9 1,00 8 12 4,00 34 48 18,00 173,840 8 8 428 576 5977

9 39 MUSTAFA KÖRÖMEROĞULL8A 10 9 7,00 4 6 2,00 5 3 4,00 2 8 -0,67 5 7 2,67 3 10 -0,33 29 43 14,67 159,513 9 9 480 632 6384

10 29 BEKİR AITUN  3 12 -1,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 7 13 2,67 28 52 10,68 134,647 1 10 548 705 6965
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU Hacıbebek Ortaokulu 8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI 10 632 794 8194

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,26 5 4 3,88 4 4 2,51 8 6 5,52 12 7 9,51 47 31 36,54 254,700

Okul Ortalaması 11 7 8,50 6 4 5,10 6 4 4,57 3 7 0,37 5 8 2,50 10 8 7,47 41 37 28,51 218,400

SINIF:  

KATILIMLAR

1 29 BEKİR AITUN  3 12 -1,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 7 13 2,67 28 52 10,68 134,647 1 10 548 705 6965
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU Hacıbebek Ortaokulu 8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI 10 632 794 8194

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,86 6 3 5,26 5 4 3,88 4 4 2,51 8 6 5,52 12 7 9,51 47 31 36,54 254,700

Okul Ortalaması 11 7 8,50 6 4 5,10 6 4 4,57 3 7 0,37 5 8 2,50 10 8 7,47 41 37 28,51 218,400

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 38 HULUSİ KİLİT 8A 10 9 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 2 7 -0,33 10 5 8,33 13 6 11,00 49 33 38,00 271,747 1 1 163 249 3435

2 36 FATMA HACIBEBEKOĞLU8A 12 5 10,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 6 5 4,33 12 5 10,33 49 26 40,32 265,077 2 2 181 270 3610

3 32 DERYA KOÇ 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 13 -1,33 14 6 12,00 54 32 43,34 264,080 3 3 184 276 3633

4 34 ELİF GÖZÜAÇIK 8A 13 4 11,67 6 3 5,00 5 4 3,67 3 7 0,67 7 9 4,00 13 6 11,00 47 33 36,01 262,840 4 4 188 280 3666

5 30 BERAT DURDU 8A 12 8 9,33 7 3 6,00 4 6 2,00 1 8 -1,67 6 6 4,00 11 8 8,33 41 39 27,99 230,233 5 5 262 374 4487

6 37 FİKRETEMRE GÖZÜAÇIK8A 11 8 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 4 5 2,33 4 7 1,67 9 6 7,00 40 34 28,66 212,907 6 6 302 427 4926

7 43 VAHİDE KÖSE 8A 12 4 10,67 7 3 6,00 5 3 4,00 1 5 -0,67 1 7 -1,33 11 7 8,67 37 29 27,34 209,140 7 7 311 440 5037

8 35 EMİNE KİLİT 8A 10 9 7,00 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 9 1,00 8 12 4,00 34 48 18,00 173,840 8 8 428 576 5977

9 39 MUSTAFA KÖRÖMEROĞULL8A 10 9 7,00 4 6 2,00 5 3 4,00 2 8 -0,67 5 7 2,67 3 10 -0,33 29 43 14,67 159,513 9 9 480 632 6384
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU Hacıbebek Ortaokulu 8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(10)
8,50 5,10 4,57 0,37 2,50 7,47 28,51 218,400

İlçe
(632)

8,93 (13) 4,76 (9) 3,64 (6) 0,93 (17) 3,74 (16) 8,25 (14) 30,25 (12) 223,010
İl

(794)
9,45 (17) 4,99 (11) 3,86 (8) 1,38 (23) 4,49 (20) 9,08 (20) 33,25 (16) 237,470

Genel
(8194)

9,86 (115) 5,26 (93) 3,88 (50) 2,51 (137) 5,52 (124) 9,51 (123) 36,54 (122) 254,700
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(1)
-1,00 4,67 0,67 2,00 1,67 2,67 10,68 134,650

8A
(9)

9,56 5,15 5,00 0,18 2,59 8,00 30,48 227,710
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
Hacıbebek Ortaokulu okulunda 10 2

TÜRKOĞLU ilçesinde 632 73 25
KAHRAMANMARAŞ ilinde 794 90 31 5

Genelde 8194 714 198 84 38

DERECELER

Genelde sınava 198 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 127. oldu

KAHRAMANMARAŞ ilinde sınava 31 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 19. oldu

TÜRKOĞLU ilçesinde sınava 25 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 13. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU Hacıbebek Ortaokulu 8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Sözel (TÜR) (10 Öğrenci) 20 10,90 7,20 55

Türkçe 20 10,90 7,20 55
[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,70 0,30 70

[+] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,50 0,40 50

[-] Yazma stratejilerini uygular. 1 0,10 0,90 10

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0,60 1,20 30

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,60 0,20 60

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,50 0,40 50

[+] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0,50 0,50 50

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,90 0,10 90

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,90 0,10 90

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,80 0,20 80

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,80 0,20 80

[-] Yazdıklarını düzenler. 2 0,90 0,70 45

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1,00 0,80 50

[+] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0,70 0,30 70

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1,10 0,70 55

[-] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,30 0,20 30

Soru D Y %

Sözel (TAR) (10 Öğrenci) 10 6,30 3,60 63

Tarih 10 6,30 3,60 63
[+] Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

1 0,90 0,10 90

[+] Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

2 1,10 0,90 55

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

2 1,20 0,80 60

[+] Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları
onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.

2 1,50 0,50 75

[+] Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına
yol açan gelişmeleri kavrar.

1 0,60 0,40 60

[+] Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu
hakkında çıkarımlarda bulunur.

2 1,00 0,90 50

Soru D Y %

Sözel (DİN) (10 Öğrenci) 10 5,80 3,70 58

Din K.ve A.B. 10 5,80 3,70 58
[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 2,10 0,80 70

[+] KADER İNANCI 2 1,10 0,90 55

[+] Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0,70 0,20 70

[-] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0,20 0,80 20

[+] Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0,80 0,20 80

[-] Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları
sorgular.

2 0,90 0,80 45

Soru D Y %

Sözel (İNG) (10 Öğrenci) 10 2,60 6,70 26

İngilizce 10 2,60 6,70 26
[-] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

2 0,60 1,20 30

[-] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,20 0,80 20

[-] Students will be able to structure a talk to make simple
inquiries, give explanations and reasons.

2 0,30 1,60 15

[-] Friendship 2 0,60 1,20 30

[-] Students will be able to understand short and simple invitation
letters, cards and e-mails.

3 0,90 1,90 30

Soru D Y %

Sayısal (MAT) (10 Öğrenci) 20 5,10 7,80 26

Matematik 20 5,10 7,80 26
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

2 0,30 0,80 15

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

3 0,80 0,90 27

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

3 1,00 1,10 33

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0,30 0,30 15

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

3 0,40 1,30 13

[-] Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini
kullanarak çözümler.

4 1,70 2,00 43

[-] Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak
ifade eder.

2 0,40 1,00 20

[-] Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder
ve karşılaştırır.

1 0,20 0,40 20

Soru D Y %

Sayısal (FEN) (10 Öğrenci) 20 10,10 7,90 51

Fen 20 10,10 7,90 51
[-] Mevsim kavramını açıklar. 1 0,40 0,40 40

[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 1,80 2,60 36

[-] DNA   nın kendini nasıl eşlediğini açıklar. 1 0,40 0,50 40

[-] Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu
kavramlar arasında ilişki kurar.

1 0,30 0,70 30

[+] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 4,20 2,00 60

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

2 1,20 0,80 60

[-] DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0,10 0,70 10

[+] DNA   nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 0,70 0,20 70

[+] İklim ve Hava Hareketleri 1 1,00 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Hacıbebek Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEKİR AITUN 29  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
134,647 254,700 1 10 548 705 6965

Puanı Hesaplanan: 10 631 793 8165

Katılımlar: 1 10 632 794 8194

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 12 -1,00 -5 -1,00 8,50 9,86

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,67 5,10 5,26

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 0,67 4,57 3,88

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,00 0,37 2,51

Matematik 20 5 10 1,67 8 1,67 2,50 5,52

Fen 20 7 13 2,67 13 2,67 7,47 9,51

Toplam: 90 28 52 10,67 12 10,67 28,50 35,24

Sözel (TÜR) dbcA  bdCaAbcbdba   

Cevap Anh. A ACDADCDCCBAADDBDBCBA

Sözel (TAR) BcbABDCacB

Cevap Anh. A BDAABDCCBB

Sözel (DİN) caBDbadCac

Cevap Anh. A BBBDDCACCB

Sözel (İNG) bBbbaACcDd

Cevap Anh. A CBDDBACBDA

Sayısal (MAT) CcDaddcbdAaaBcD     

Cevap Anh. B CDDDBCACBACDBBDBAACC

Sayısal (FEN) BbaACCdddaAbbCCddaab

Cevap Anh. B BDBFCCCABDADCCCBACBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 12 15

Türkçe 20 3 12 15

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33
KADER İNANCI 2 1 1 50
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 0 2 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Friendship 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 5 10 25

Matematik 20 5 10 25

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

İklim ve Hava Hareketleri 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 4 3 57
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 2 3 40
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA   nın kendini nasıl eşlediğini açıklar. 1 0 1 0
Mevsim kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Hacıbebek Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT DURDU 30 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,233 254,700 5 5 262 374 4487

Puanı Hesaplanan: 10 631 793 8165

Katılımlar: 9 10 632 794 8194

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 9,56 8,50 9,86

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,15 5,10 5,26

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,00 4,57 3,88

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 0,18 0,37 2,51

Matematik 20 6 6 4,00 20 2,59 2,50 5,52

Fen 20 11 8 8,33 42 8,00 7,47 9,51

Toplam: 90 41 39 28,00 31 30,48 28,50 35,24

Sözel (TÜR) AaaBcDbDAACBbCaCadAC

Cevap Anh. B ABCBBDDDAACBDCDCDAAC

Sözel (TAR) BBCaBaAABb

Cevap Anh. B BBCCBDAABD

Sözel (DİN) CadCaaCBad

Cevap Anh. B CBACDDCBBB

Sözel (İNG) ccc acbbCd

Cevap Anh. B DABCBADDCB

Sayısal (MAT) abbDcCAbB     D A d 

Cevap Anh. B CDDDBCACBACDBBDBAACC

Sayısal (FEN) BccACCCdcDAcCabBA dC

Cevap Anh. B BDBFCCCABDADCCCBACBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KADER İNANCI 2 0 2 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 8 10

İngilizce 10 1 8 10

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 3 0 3 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Friendship 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 6 30

Matematik 20 6 6 30

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

İklim ve Hava Hareketleri 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 3 4 43
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 3 2 60
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA   nın kendini nasıl eşlediğini açıklar. 1 0 0 0
Mevsim kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Hacıbebek Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA KOÇ 32 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,080 254,700 3 3 184 276 3633

Puanı Hesaplanan: 10 631 793 8165

Katılımlar: 9 10 632 794 8194

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 9,56 8,50 9,86

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,15 5,10 5,26

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,00 4,57 3,88

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,18 0,37 2,51

Matematik 20 3 13 -1,33 -7 2,59 2,50 5,52

Fen 20 14 6 12,00 60 8,00 7,47 9,51

Toplam: 90 54 32 43,33 48 30,48 28,50 35,24

Sözel (TÜR) ACDAaCDaCBAADDaDBCBc

Cevap Anh. A ACDADCDCCBAADDBDBCBA

Sözel (TAR) BDAABDCCBB

Cevap Anh. A BDAABDCCBB

Sözel (DİN) ddBDcCACCB

Cevap Anh. A BBBDDCACCB

Sözel (İNG) dabDBACacb

Cevap Anh. A CBDDBACBDA

Sayısal (MAT) Cbdadbd    babADabca

Cevap Anh. A CACBADBDBACCBCADBDDC

Sayısal (FEN) CdbcACCDCAaDdCdACBDB

Cevap Anh. A CBCBACCDCABDACCFCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KADER İNANCI 2 1 1 50
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Friendship 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 3 13 15

Matematik 20 3 13 15

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 4 2 2 50
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

Mevsim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 2 3 40
DNA   nın kendini nasıl eşlediğini açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 7 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 1 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Hacıbebek Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖZÜAÇIK 34 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,840 254,700 4 4 188 280 3666

Puanı Hesaplanan: 10 631 793 8165

Katılımlar: 9 10 632 794 8194

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 9,56 8,50 9,86

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,15 5,10 5,26

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,00 4,57 3,88

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,18 0,37 2,51

Matematik 20 7 9 4,00 20 2,59 2,50 5,52

Fen 20 13 6 11,00 55 8,00 7,47 9,51

Toplam: 90 47 33 36,00 40 30,48 28,50 35,24

Sözel (TÜR)  BCBBDD AACBcCb abAC

Cevap Anh. B ABCBBDDDAACBDCDCDAAC

Sözel (TAR)  BCCBDccBc

Cevap Anh. B BBCCBDAABD

Sözel (DİN) CaACcbCBd 

Cevap Anh. B CBACDDCBBB

Sözel (İNG) bbddBbcDaB

Cevap Anh. B DABCBADDCB

Sayısal (MAT) aDcDBbc BbaD  cBAb a

Cevap Anh. B CDDDBCACBACDBBDBAACC

Sayısal (FEN) BD cdaCbBDADCCCdACBa

Cevap Anh. B BDBFCCCABDADCCCBACBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 4 65

Türkçe 20 13 4 65

Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KADER İNANCI 2 0 2 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 3 1 2 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Friendship 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 9 35

Matematik 20 7 9 35

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

İklim ve Hava Hareketleri 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 5 1 71
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 2 3 40
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA   nın kendini nasıl eşlediğini açıklar. 1 1 0 100
Mevsim kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Hacıbebek Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KİLİT 35 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,840 254,700 8 8 428 576 5977

Puanı Hesaplanan: 10 631 793 8165

Katılımlar: 9 10 632 794 8194

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 9,56 8,50 9,86

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,15 5,10 5,26

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,00 4,57 3,88

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,18 0,37 2,51

Matematik 20 4 9 1,00 5 2,59 2,50 5,52

Fen 20 8 12 4,00 20 8,00 7,47 9,51

Toplam: 90 34 48 18,00 20 30,48 28,50 35,24

Sözel (TÜR) bbcAbaDCCBAAaacDBdB 

Cevap Anh. A ACDADCDCCBAADDBDBCBA

Sözel (TAR) BbAcaaCbaa

Cevap Anh. A BDAABDCCBB

Sözel (DİN) BdBDbCACCa

Cevap Anh. A BBBDDCACCB

Sözel (İNG) aaaadAbaDb

Cevap Anh. A CBDDBACBDA

Sayısal (MAT) ab cbD  aA d CAbcb  

Cevap Anh. A CACBADBDBACCBCADBDDC

Sayısal (FEN) bcdcACCDdcaDddaACcaB

Cevap Anh. A CBCBACCDCABDACCFCBDB

Soru No 12345678901234567890

100
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40
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KADER İNANCI 2 1 1 50
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Friendship 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 4 9 20

Matematik 20 4 9 20

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 4 2 2 50
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Mevsim kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 1 4 20
DNA   nın kendini nasıl eşlediğini açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 4 3 57
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 1 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Hacıbebek Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA HACIBEBEKOĞLU 36 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,077 254,700 2 2 181 270 3610

Puanı Hesaplanan: 10 631 793 8165

Katılımlar: 9 10 632 794 8194

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 9,56 8,50 9,86

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,15 5,10 5,26

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,00 4,57 3,88

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,18 0,37 2,51

Matematik 20 6 5 4,33 22 2,59 2,50 5,52

Fen 20 12 5 10,33 52 8,00 7,47 9,51

Toplam: 90 49 26 40,33 45 30,48 28,50 35,24

Sözel (TÜR) AdaAaCcdCBAA D DBCB 

Cevap Anh. A ACDADCDCCBAADDBDBCBA

Sözel (TAR) BDAAdDCCBd

Cevap Anh. A BDAABDCCBB

Sözel (DİN) cBBDDCACdB

Cevap Anh. A BBBDDCACCB

Sözel (İNG) ddcDacdBDc

Cevap Anh. A CBDDBACBDA

Sayısal (MAT)   Cc aB    bBbADBc  

Cevap Anh. A CACBADBDBACCBCADBDDC

Sayısal (FEN) CBCBACCDbAaDdda C  B

Cevap Anh. A CBCBACCDCABDACCFCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 5 60

Türkçe 20 12 5 60

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KADER İNANCI 2 2 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Friendship 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 6 5 30

Matematik 20 6 5 30

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 4 2 2 50
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 12 5 60

Fen 20 12 5 60

Mevsim kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 1 3 20
DNA   nın kendini nasıl eşlediğini açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 5 0 71
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 1 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Hacıbebek Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FİKRETEMRE GÖZÜAÇIK 37 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,907 254,700 6 6 302 427 4926

Puanı Hesaplanan: 10 631 793 8165

Katılımlar: 9 10 632 794 8194

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 9,56 8,50 9,86

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,15 5,10 5,26

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,00 4,57 3,88

İngilizce 10 4 5 2,33 23 0,18 0,37 2,51

Matematik 20 4 7 1,67 8 2,59 2,50 5,52

Fen 20 9 6 7,00 35 8,00 7,47 9,51

Toplam: 90 40 34 28,67 32 30,48 28,50 35,24

Sözel (TÜR) ACcdcbDaCBAb DcDBaBA

Cevap Anh. A ACDADCDCCBAADDBDBCBA

Sözel (TAR) dDbAdaCCBc

Cevap Anh. A BDAABDCCBB

Sözel (DİN) BBcDcCACdB

Cevap Anh. A BBBDDCACCB

Sözel (İNG) daDbcAC bA

Cevap Anh. A CBDDBACBDA

Sayısal (MAT)  bC  D      dCAbdbcd

Cevap Anh. A CACBADBDBACCBCADBDDC

Sayısal (FEN)   bcAaCDCAcD  CAbc B

Cevap Anh. A CBCBACCDCABDACCFCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KADER İNANCI 2 2 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Friendship 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 3 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 4 7 20

Matematik 20 4 7 20

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 4 2 2 50
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 9 6 45

Fen 20 9 6 45

Mevsim kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 2 0 40
DNA   nın kendini nasıl eşlediğini açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 3 3 43
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 1 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Hacıbebek Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HULUSİ KİLİT 38 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,747 254,700 1 1 163 249 3435

Puanı Hesaplanan: 10 631 793 8165

Katılımlar: 9 10 632 794 8194

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 9,56 8,50 9,86

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,15 5,10 5,26

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,00 4,57 3,88

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 0,18 0,37 2,51

Matematik 20 10 5 8,33 42 2,59 2,50 5,52

Fen 20 13 6 11,00 55 8,00 7,47 9,51

Toplam: 90 49 33 38,00 42 30,48 28,50 35,24

Sözel (TÜR) cdCBdcbDcAaBDC CbAbC

Cevap Anh. B ABCBBDDDAACBDCDCDAAC

Sözel (TAR) BBCaBDAcBb

Cevap Anh. B BBCCBDAABD

Sözel (DİN) CBACDcCddB

Cevap Anh. B CBACDDCBBB

Sözel (İNG) DccdBccb d

Cevap Anh. B DABCBADDCB

Sayısal (MAT) bDaDBCAbB  D BD Abd 

Cevap Anh. B CDDDBCACBACDBBDBAACC

Sayısal (FEN) BaBAbdCb DAcCCCaACBC

Cevap Anh. B BDBFCCCABDADCCCBACBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KADER İNANCI 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 3 2 1 67
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Friendship 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 10 5 50

Matematik 20 10 5 50

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

İklim ve Hava Hareketleri 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 5 2 71
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 3 2 60
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
DNA   nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA   nın kendini nasıl eşlediğini açıklar. 1 1 0 100
Mevsim kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Hacıbebek Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KÖRÖMEROĞULL 39 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
159,513 254,700 9 9 480 632 6384

Puanı Hesaplanan: 10 631 793 8165

Katılımlar: 9 10 632 794 8194

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 9,56 8,50 9,86

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,15 5,10 5,26

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 5,00 4,57 3,88

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,18 0,37 2,51

Matematik 20 5 7 2,67 13 2,59 2,50 5,52

Fen 20 3 10 -0,33 -2 8,00 7,47 9,51

Toplam: 90 29 43 14,67 16 30,48 28,50 35,24

Sözel (TÜR) AdabcC bCBAADbccBaBA

Cevap Anh. A ACDADCDCCBAADDBDBCBA

Sözel (TAR) BbAbaDdCaa

Cevap Anh. A BDAABDCCBB

Sözel (DİN) adBDDCdC  

Cevap Anh. A BBBDDCACCB

Sözel (İNG) CaabdbdccA

Cevap Anh. A CBDDBACBDA

Sayısal (MAT) dAC ADcaa   cbdD    

Cevap Anh. A CACBADBDBACCBCADBDDC

Sayısal (FEN)  abaA  cCdc  da  aaB

Cevap Anh. A CBCBACCDCABDACCFCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33
KADER İNANCI 2 1 1 50
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 0 0 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Friendship 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 3 0 3 0

Sayısal (MAT) 20 5 7 25

Matematik 20 5 7 25

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 4 1 2 25
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 3 10 15

Fen 20 3 10 15

Mevsim kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 0 3 0
DNA   nın kendini nasıl eşlediğini açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 1 3 14
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA   nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 0 0 0
İklim ve Hava Hareketleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Hacıbebek Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
VAHİDE KÖSE 43 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,140 254,700 7 7 311 440 5037

Puanı Hesaplanan: 10 631 793 8165

Katılımlar: 9 10 632 794 8194

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 4 10,67 53 9,56 8,50 9,86

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,15 5,10 5,26

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 5,00 4,57 3,88

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 0,18 0,37 2,51

Matematik 20 1 7 -1,33 -7 2,59 2,50 5,52

Fen 20 11 7 8,67 43 8,00 7,47 9,51

Toplam: 90 37 29 27,33 30 30,48 28,50 35,24

Sözel (TÜR)  aCB D DbACBDCDCadA 

Cevap Anh. B ABCBBDDDAACBDCDCDAAC

Sözel (TAR) adbCBDAABD

Cevap Anh. B BBCCBDAABD

Sözel (DİN)  cA DbaBBB

Cevap Anh. B CBACDDCBBB

Sözel (İNG) Dcad    bc

Cevap Anh. B DABCBADDCB

Sayısal (MAT)      dc d  b ca   bC

Cevap Anh. B CDDDBCACBACDBBDBAACC

Sayısal (FEN) B BAbaCd aAcCCCBACdd

Cevap Anh. B BDBFCCCABDADCCCBACBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 4 60

Türkçe 20 12 4 60

Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67
KADER İNANCI 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 5 10

İngilizce 10 1 5 10

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 3 1 1 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0
Friendship 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 1 7 5

Matematik 20 1 7 5

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50

Sayısal (FEN) 20 11 7 55

Fen 20 11 7 55

İklim ve Hava Hareketleri 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 5 1 71
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 2 3 40
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
DNA   nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA   nın kendini nasıl eşlediğini açıklar. 1 1 0 100
Mevsim kavramını açıklar. 1 0 1 0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

